
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ADANA FEKE Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L HIZ VE RENK TYT1 76 76 1106 31511

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT 1

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,5 12,2 18,47 10,0 5,4 8,62 7,7 5,3 6,38 6,1 5,1 4,84 45,3 28,0 38,31 220,920

Okul Ortalaması 15,7 16,0 11,66 8,3 7,4 6,45 1,5 2,8 0,79 1,7 3,6 0,78 27,1 29,7 19,68 164,530

KATILIMLAR

1 615 BURCU ESEN 12A 29 8 27,00 10 7 8,25 1 0 1,00 3 3 2,25 43 18 38,50 222,165 1 1 1 472 13211

2 615 BURCU ESEN 12A 29 8 27,00 10 7 8,25 1 0 1,00 3 3 2,25 43 18 38,50 222,165 1 1 1 472 13211

3 640 SEDA AÇIK 12B 25 10 22,50 16 3 15,25 1 4 0,00 1 2 0,50 43 19 38,25 221,518 1 3 3 479 13324

4 640 SEDA AÇIK 12B 25 10 22,50 16 3 15,25 1 4 0,00 1 2 0,50 43 19 38,25 221,518 1 3 3 479 13324

5 644 MERVE NUR DUMAN 12B 25 11 22,25 12 6 10,50 4 2 3,50 1 0 1,00 42 19 37,25 220,140 3 5 5 487 13577

6 644 MERVE NUR DUMAN 12B 25 11 22,25 12 6 10,50 4 2 3,50 1 0 1,00 42 19 37,25 220,140 3 5 5 487 13577

7 679 ÜMMÜGÜLSÜM DURANOĞLU12B 25 11 22,25 10 7 8,25 3 1 2,75 1 4 0,00 39 23 33,25 207,160 5 7 7 556 16185

8 679 ÜMMÜGÜLSÜM DURANOĞLU12B 25 11 22,25 10 7 8,25 3 1 2,75 1 4 0,00 39 23 33,25 207,160 5 7 7 556 16185

9 634 MUSTAFA DURAN 12A 25 8 23,00 11 4 10,00 0 2 -0,50 1 6 -0,50 37 20 32,00 201,430 3 9 9 596 17336

10 634 MUSTAFA DURAN 12A 25 8 23,00 11 4 10,00 0 2 -0,50 1 6 -0,50 37 20 32,00 201,430 3 9 9 596 17336

11 670 GİZEM ÇÖRTEN 12B 24 10 21,50 9 9 6,75 2 2 1,50 1 3 0,25 36 24 30,00 195,995 7 11 11 629 18464

12 670 GİZEM ÇÖRTEN 12B 24 10 21,50 9 9 6,75 2 2 1,50 1 3 0,25 36 24 30,00 195,995 7 11 11 629 18464

13 0 NAHİDE GÜVENÇ 12B 18 19 13,25 13 6 11,50 1 1 0,75 2 2 1,50 34 28 27,00 186,008 9 13 13 694 20539

14 0 NAHİDE GÜVENÇ 12B 18 19 13,25 13 6 11,50 1 1 0,75 2 2 1,50 34 28 27,00 186,008 9 13 13 694 20539

15 639 GÖZDE ÇİLİNGİR 12A 18 12 15,00 11 5 9,75 0 1 -0,25 3 7 1,25 32 25 25,75 181,418 5 15 15 723 21494

16 639 GÖZDE ÇİLİNGİR 12A 18 12 15,00 11 5 9,75 0 1 -0,25 3 7 1,25 32 25 25,75 181,418 5 15 15 723 21494

17 0 SİNAN AKBAŞ PUBG 12B 22 14 18,50 9 9 6,75 31 23 25,25 180,128 11 17 17 733 21750

18 0 SİNAN AKBAŞ PUBG 12B 22 14 18,50 9 9 6,75 31 23 25,25 180,128 11 17 17 733 21750

19 618 MUHAMMED APUHAN 12B 14 22 8,50 13 7 11,25 2 2 1,50 3 1 2,75 32 32 24,00 176,685 13 19 19 743 22423

20 618 MUHAMMED APUHAN 12B 14 22 8,50 13 7 11,25 2 2 1,50 3 1 2,75 32 32 24,00 176,685 13 19 19 743 22423

21 659 AYŞE NUR DEMİREL 12B 17 10 14,50 10 4 9,00 27 14 23,50 174,710 15 21 21 753 22778

22 659 AYŞE NUR DEMİREL 12B 17 10 14,50 10 4 9,00 27 14 23,50 174,710 15 21 21 753 22778

23 612 DİLARA KIZILTEPE 12C 19 15 15,25 10 10 7,50 2 2 1,50 0 5 -1,25 31 32 23,00 174,258 1 23 23 757 22861

24 612 DİLARA KIZILTEPE 12C 19 15 15,25 10 10 7,50 2 2 1,50 0 5 -1,25 31 32 23,00 174,258 1 23 23 757 22861

25 611 SİBEL SAYGILI 12A 16 16 12,00 10 4 9,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 28 22 22,50 172,675 7 25 25 762 23163

26 611 SİBEL SAYGILI 12A 16 16 12,00 10 4 9,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 28 22 22,50 172,675 7 25 25 762 23163

27 683 EMİRHAN KOŞTUR 12B 19 21 13,75 11 8 9,00 30 29 22,75 172,340 17 27 27 765 23226

28 683 EMİRHAN KOŞTUR 12B 19 21 13,75 11 8 9,00 30 29 22,75 172,340 17 27 27 765 23226

29 647 EMİNE ORHAN 12C 13 11 10,25 11 3 10,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 26 16 22,00 171,368 3 29 29 769 23412

30 647 EMİNE ORHAN 12C 13 11 10,25 11 3 10,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 26 16 22,00 171,368 3 29 29 769 23412

31 656 KÜBRA AKÇAY 12A 14 15 10,25 9 2 8,50 3 3 2,25 2 5 0,75 28 25 21,75 170,355 9 31 31 773 23603

32 656 KÜBRA AKÇAY 12A 14 15 10,25 9 2 8,50 3 3 2,25 2 5 0,75 28 25 21,75 170,355 9 31 31 773 23603

33 677 KARDELN  BİROL 12B 18 15 14,25 5 12 2,00 2 1 1,75 4 3 3,25 29 31 21,25 167,570 19 33 33 785 24096

34 677 KARDELN  BİROL 12B 18 15 14,25 5 12 2,00 2 1 1,75 4 3 3,25 29 31 21,25 167,570 19 33 33 785 24096

35 633 GÜLHAN DEMİRCAN 12B 20 12 17,00 7 8 5,00 0 3 -0,75 27 23 21,25 166,943 21 35 35 793 24230

36 633 GÜLHAN DEMİRCAN 12B 20 12 17,00 7 8 5,00 0 3 -0,75 27 23 21,25 166,943 21 35 35 793 24230

37 660 SUNA GÖKGÖZ 12A 19 14 15,50 5 6 3,50 1 2 0,50 3 8 1,00 28 30 20,50 165,030 11 37 37 798 24552

38 660 SUNA GÖKGÖZ 12A 19 14 15,50 5 6 3,50 1 2 0,50 3 8 1,00 28 30 20,50 165,030 11 37 37 798 24552

39 23 G İLERİ 12B 16 12 13,00 9 7 7,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 26 23 20,25 163,723 23 39 39 804 24756

40 23 G İLERİ 12B 16 12 13,00 9 7 7,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 26 23 20,25 163,723 23 39 39 804 24756

41 622 SENA ŞENÖZ 12C 14 12 11,00 9 6 7,50 0 2 -0,50 2 5 0,75 25 25 18,75 159,148 5 41 41 814 25393

42 622 SENA ŞENÖZ 12C 14 12 11,00 9 6 7,50 0 2 -0,50 2 5 0,75 25 25 18,75 159,148 5 41 41 814 25393

43 681 MELİKE ERGÜCEL 12B 19 18 14,50 7 8 5,00 1 6 -0,50 1 7 -0,75 28 39 18,25 157,788 25 43 43 819 25611

44 681 MELİKE ERGÜCEL 12B 19 18 14,50 7 8 5,00 1 6 -0,50 1 7 -0,75 28 39 18,25 157,788 25 43 43 819 25611

45 674 CAN KOÇ 12C 13 16 9,00 9 6 7,50 2 1 1,75 24 23 18,25 157,643 7 45 45 822 25634

46 674 CAN KOÇ 12C 13 16 9,00 9 6 7,50 2 1 1,75 24 23 18,25 157,643 7 45 45 822 25634

47 632 TUĞÇE URFALI 12B 14 18 9,50 8 5 6,75 1 1 0,75 1 1 0,75 24 25 17,75 156,713 27 47 47 827 25752

48 632 TUĞÇE URFALI 12B 14 18 9,50 8 5 6,75 1 1 0,75 1 1 0,75 24 25 17,75 156,713 27 47 47 827 25752
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ADANA FEKE Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L HIZ VE RENK TYT1 76 76 1106 31511

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT 1

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,5 12,2 18,47 10,0 5,4 8,62 7,7 5,3 6,38 6,1 5,1 4,84 45,3 28,0 38,31 220,920

Okul Ortalaması 15,7 16,0 11,66 8,3 7,4 6,45 1,5 2,8 0,79 1,7 3,6 0,78 27,1 29,7 19,68 164,530

KATILIMLAR

49 658 SALİHA ÖZDOĞAN 12A 10 10 7,50 5 0 5,00 4 4 3,00 19 14 15,50 151,060 13 49 49 840 26473

50 658 SALİHA ÖZDOĞAN 12A 10 10 7,50 5 0 5,00 4 4 3,00 19 14 15,50 151,060 13 49 49 840 26473

51 610 FATMANUR ATAY 12A 14 10 11,50 5 10 2,50 1 6 -0,50 5 11 2,25 25 37 15,75 149,073 15 51 51 847 26721

52 610 FATMANUR ATAY 12A 14 10 11,50 5 10 2,50 1 6 -0,50 5 11 2,25 25 37 15,75 149,073 15 51 51 847 26721

53 680 KEVSER CENGİZ 12C 14 19 9,25 7 10 4,50 21 29 13,75 143,675 9 53 53 862 27304

54 680 KEVSER CENGİZ 12C 14 19 9,25 7 10 4,50 21 29 13,75 143,675 9 53 53 862 27304

55 648 EMİNE NUR PAMUK 12A 11 18 6,50 8 3 7,25 1 5 -0,25 0 1 -0,25 20 27 13,25 142,138 17 55 55 866 27448

56 648 EMİNE NUR PAMUK 12A 11 18 6,50 8 3 7,25 1 5 -0,25 0 1 -0,25 20 27 13,25 142,138 17 55 55 866 27448

57 621 SUZAN ÖZADİN 12B 12 14 8,50 1 5 -0,25 3 5 1,75 3 4 2,00 19 28 12,00 138,515 29 57 57 872 27781

58 621 SUZAN ÖZADİN 12B 12 14 8,50 1 5 -0,25 3 5 1,75 3 4 2,00 19 28 12,00 138,515 29 57 57 872 27781

59 685 KARDELEN KARAKUŞ 12B 10 24 4,00 9 7 7,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 20 35 11,25 136,123 31 59 59 876 27967

60 685 KARDELEN KARAKUŞ 12B 10 24 4,00 9 7 7,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 20 35 11,25 136,123 31 59 59 876 27967

61 682 *IBELLAY 12A 12 16 8,00 5 11 2,25 2 6 0,50 19 33 10,75 133,968 19 61 61 879 28131

62 682 *IBELLAY 12A 12 16 8,00 5 11 2,25 2 6 0,50 19 33 10,75 133,968 19 61 61 879 28131

63 65500 AYNUR KAHRAMAN 12C 9 24 3,00 9 10 6,50 3 12 0,00 21 46 9,50 130,345 11 63 63 892 28420

64 65500 AYNUR KAHRAMAN 12C 9 24 3,00 9 10 6,50 3 12 0,00 21 46 9,50 130,345 11 63 63 892 28420

65 687 MUHAMMET AKBOĞA 12B 9 27 2,25 8 11 5,25 17 38 7,50 123,963 33 65 65 909 28845

66 687 MUHAMMET AKBOĞA 12B 9 27 2,25 8 11 5,25 17 38 7,50 123,963 33 65 65 909 28845

67 686 FEYZA CENGİZ 12C 10 20 5,00 5 11 2,25 1 4 0,00 16 35 7,25 123,023 13 67 67 914 28910

68 686 FEYZA CENGİZ 12C 10 20 5,00 5 11 2,25 1 4 0,00 16 35 7,25 123,023 13 67 67 914 28910

69 661 HASAN  YENİÇERİ 12B 7 13 3,75 3 6 1,50 10 19 5,25 116,665 35 69 69 944 29278

70 661 HASAN  YENİÇERİ 12B 7 13 3,75 3 6 1,50 10 19 5,25 116,665 35 69 69 944 29278

71 0 RÜVEYDA ERDURAN 12C 10 30 2,50 4 16 0,00 1 0 1,00 15 46 3,50 111,670 15 71 71 970 29557

72 0 RÜVEYDA ERDURAN 12C 10 30 2,50 4 16 0,00 1 0 1,00 15 46 3,50 111,670 15 71 71 970 29557

73 55 HACI ORUÇ 12B 5 19 0,25 7 13 3,75 0 2 -0,50 12 34 3,50

74 55 HACI ORUÇ 12B 5 19 0,25 7 13 3,75 0 2 -0,50 12 34 3,50

75 101 ENES YENİÇERİ 12A 6 34 -2,50 5 15 1,25 11 49 -1,25

76 101 ENES YENİÇERİ 12A 6 34 -2,50 5 15 1,25 11 49 -1,25
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SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
*IBELLAY 682 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
133,968 220,920 19 61 61 879 28131

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 16 8,00 20 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 11 2,25 11 6,11 6,45 8,62

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,08 0,20 1,41

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,33 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,53 0,33 1,39

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 0,78 0,78 4,84

Toplam: 120 19 33 10,75 9 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe AccBAdECaD  e    C BdcadacAD EC c   aaec

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal b aAbBce eDbed Cc dA     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Fen c e dD  ed d A      

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 16 30

Türkçe 40 12 16 30

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 1 3 17
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 0 1 0

TYT Sosyal 25 5 11 20

Tarih-1 5 1 3 20

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 6 10

Fizik 7 1 3 14

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kırılma 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 3 14

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 16 30

Türkçe 40 12 16 30

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 1 3 17
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 0 1 0

TYT Sosyal 25 5 11 20

Tarih-1 5 1 3 20

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 6 10

Fizik 7 1 3 14

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kırılma 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 3 14

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU ESEN 615 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
222,165 220,920 1 1 1 472 13211

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 6,11 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 0,78 0,79 6,38

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,20 1,41

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,33 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,53 0,33 1,39

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 0,78 0,78 4,84

Toplam: 120 43 18 38,50 32 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe DBADaABCDBAaaECCE c bEDDC ECDACecECDDBEa

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal eCcBAe dBDE CeaBd EC     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik   D                                     

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen       c  A  A  Cb  b

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 8 73

Türkçe 40 29 8 73

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Kökler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 5 0 83
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 10 7 40

Tarih-1 5 3 2 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 3 15

Fizik 7 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 1 0

Kimya 7 2 0 29

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
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222,165 220,920 1 1 1 472 13211

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 6,11 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 0,78 0,79 6,38

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,20 1,41

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,33 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,53 0,33 1,39

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 0,78 0,78 4,84

Toplam: 120 43 18 38,50 32 19,55 19,22 35,89
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Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 8 73

Türkçe 40 29 8 73

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Kökler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 5 0 83
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 10 7 40

Tarih-1 5 3 2 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 3 15

Fizik 7 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 1 0

Kimya 7 2 0 29

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE NUR PAMUK 648 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
142,138 220,920 17 55 55 866 27448

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 18 6,50 16 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 6,11 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 5 -0,25 -1 0,78 0,79 6,38

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,20 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,33 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,53 0,33 1,39

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,78 0,78 4,84

Toplam: 120 20 27 13,25 11 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe cDaee Eab       D  adDabCEcD aCbeeCEaCce

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal  DBcAB C     C  BdCd     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik c        a      da         E         d  

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen   e                 

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 18 28

Türkçe 40 11 18 28

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 0 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Kökler 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 3 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 3 25

TYT Sosyal 25 8 3 32

Tarih-1 5 3 1 60

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 5 3

Matematik-1 40 1 5 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 2 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
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İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
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Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
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İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 5 3

Matematik-1 40 1 5 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 2 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
ENES YENİÇERİ 101 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 34 -2,50 -6 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 6,11 6,45 8,62

Toplam: 120 11 49 -1,25 -1 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe aaeDEecdeacbeabebbcDaaeabcddaACDcbdeeace

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal DCeBAaddcaacdaDcdeab     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 34 15

Türkçe 40 6 34 15

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 1 5 17
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 3 25
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 5 15 20

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 5 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
ENES YENİÇERİ 101 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 34 -2,50 -6 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 6,11 6,45 8,62

Toplam: 120 11 49 -1,25 -1 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe aaeDEecdeacbeabebbcDaaeabcddaACDcbdeeace

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal DCeBAaddcaacdaDcdeab     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 34 15

Türkçe 40 6 34 15

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 1 5 17
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 3 25
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 5 15 20

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 5 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR ATAY 610 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
149,073 220,920 15 51 51 847 26721

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 10 11,50 29 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 10 2,50 13 6,11 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 6 -0,50 -1 0,78 0,79 6,38

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 -0,08 0,20 1,41

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,33 0,25 2,04

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,53 0,33 1,39

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 0,78 0,78 4,84

Toplam: 120 25 37 15,75 13 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe DaAeEAcCbB CDd C   e d  a   DACD bC e   

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal De  bCcd cbcdBc Aa C     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik Bdabcd     d                            

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen aecd DedC   ddBbCdEe

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 10 35

Türkçe 40 14 10 35

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 1 33
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 1 1 17
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 1 25
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 0 50

TYT Sosyal 25 5 10 20

Tarih-1 5 1 2 20

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 6 3

Matematik-1 40 1 6 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 11 25

Fizik 7 1 5 14

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Kırılma 1 0 1 0

Kimya 7 1 3 14

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR ATAY 610 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
149,073 220,920 15 51 51 847 26721

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 10 11,50 29 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 10 2,50 13 6,11 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 6 -0,50 -1 0,78 0,79 6,38

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 -0,08 0,20 1,41

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,33 0,25 2,04

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,53 0,33 1,39

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 0,78 0,78 4,84

Toplam: 120 25 37 15,75 13 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe DaAeEAcCbB CDd C   e d  a   DACD bC e   

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal De  bCcd cbcdBc Aa C     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik Bdabcd     d                            

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen aecd DedC   ddBbCdEe

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 10 35

Türkçe 40 14 10 35

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 1 33
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 1 1 17
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 1 25
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 0 50

TYT Sosyal 25 5 10 20

Tarih-1 5 1 2 20

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 6 3

Matematik-1 40 1 6 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 11 25

Fizik 7 1 5 14

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Kırılma 1 0 1 0

Kimya 7 1 3 14

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
GÖZDE ÇİLİNGİR 639 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
181,418 220,920 5 15 15 723 21494

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 12 15,00 38 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 6,11 6,45 8,62

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 0,78 0,79 6,38

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,08 0,20 1,41

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,33 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,53 0,33 1,39

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 0,78 0,78 4,84

Toplam: 120 32 25 25,75 21 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe A cBAcECD   e      BbDcbCaADeECaBcCEEaDa

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal dDBAA  C ebbBC CBECd     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik   a                                     

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen  Dcbe     ee Aa dB  

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 12 45

Türkçe 40 18 12 45

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 4 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50

TYT Sosyal 25 11 5 44

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 7 15

Fizik 7 1 3 14

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 2 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
GÖZDE ÇİLİNGİR 639 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
181,418 220,920 5 15 15 723 21494

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 12 15,00 38 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 6,11 6,45 8,62

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 0,78 0,79 6,38

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,08 0,20 1,41

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,33 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,53 0,33 1,39

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 0,78 0,78 4,84

Toplam: 120 32 25 25,75 21 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe A cBAcECD   e      BbDcbCaADeECaBcCEEaDa

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal dDBAA  C ebbBC CBECd     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik   a                                     

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen  Dcbe     ee Aa dB  

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 12 45

Türkçe 40 18 12 45

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 4 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50

TYT Sosyal 25 11 5 44

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 7 15

Fizik 7 1 3 14

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 2 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA AKÇAY 656 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
170,355 220,920 9 31 31 773 23603

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 15 10,25 26 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 6,11 6,45 8,62

Matematik-1 40 3 3 2,25 6 0,78 0,79 6,38

Fizik 7 1 4 0,00 0 -0,08 0,20 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,33 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,53 0,33 1,39

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,78 0,78 4,84

Toplam: 120 28 25 21,75 18 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe AcaBAdEbce cB   eabBceDbCEbDCEC   Cb    

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal       c   DEBCdCBECA     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik B   ab      B                    eE     

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen  Dcee b    c    C   

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 15 35

Türkçe 40 14 15 35

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 4 0 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 0 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 0 1 0

TYT Sosyal 25 9 2 36

Tarih-1 5 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 3 8

Matematik-1 40 3 3 8

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 5 10

Fizik 7 1 4 14

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA AKÇAY 656 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
170,355 220,920 9 31 31 773 23603

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 15 10,25 26 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 6,11 6,45 8,62

Matematik-1 40 3 3 2,25 6 0,78 0,79 6,38

Fizik 7 1 4 0,00 0 -0,08 0,20 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,33 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,53 0,33 1,39

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,78 0,78 4,84

Toplam: 120 28 25 21,75 18 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe AcaBAdEbce cB   eabBceDbCEbDCEC   Cb    

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal       c   DEBCdCBECA     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik B   ab      B                    eE     

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen  Dcee b    c    C   

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 15 35

Türkçe 40 14 15 35

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 4 0 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 0 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 0 1 0

TYT Sosyal 25 9 2 36

Tarih-1 5 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 3 8

Matematik-1 40 3 3 8

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 5 10

Fizik 7 1 4 14

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA DURAN 634 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
201,430 220,920 3 9 9 596 17336

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 6,11 6,45 8,62

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 0,78 0,79 6,38

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,08 0,20 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,33 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,53 0,33 1,39

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 0,78 0,78 4,84

Toplam: 120 37 20 32,00 27 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe DBAeEAdC BA     E BbEEDeCEECDACeBECebBEa

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal DCcBAC d  E d DBACEb     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik   ae                                    

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen  ac         e Be cb 

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 8 63

Türkçe 40 25 8 63

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 5 1 83
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 11 4 44

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 6 5

Fizik 7 0 2 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA DURAN 634 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
201,430 220,920 3 9 9 596 17336

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 6,11 6,45 8,62

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 0,78 0,79 6,38

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,08 0,20 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,33 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,53 0,33 1,39

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 0,78 0,78 4,84

Toplam: 120 37 20 32,00 27 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe DBAeEAdC BA     E BbEEDeCEECDACeBECebBEa

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal DCcBAC d  E d DBACEb     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik   ae                                    

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen  ac         e Be cb 

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 8 63

Türkçe 40 25 8 63

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 5 1 83
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 11 4 44

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 6 5

Fizik 7 0 2 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
SALİHA ÖZDOĞAN 658 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
151,060 220,920 13 49 49 840 26473

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 10 7,50 19 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25 6,11 6,45 8,62

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 0,78 0,79 6,38

Toplam: 120 19 14 15,50 13 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe   AeE d aBd D  C  a  d   E    CDc C cBaa

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal         B      BA EC     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik   D    Dd   a  B  Db          e         

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 10 25

Türkçe 40 10 10 25

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 1 25
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 5 0 20

Tarih-1 5 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 4 10

Matematik-1 40 4 4 10

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
SALİHA ÖZDOĞAN 658 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
151,060 220,920 13 49 49 840 26473

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 10 7,50 19 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25 6,11 6,45 8,62

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 0,78 0,79 6,38

Toplam: 120 19 14 15,50 13 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe   AeE d aBd D  C  a  d   E    CDc C cBaa

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal         B      BA EC     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik   D    Dd   a  B  Db          e         

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 10 25

Türkçe 40 10 10 25

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 1 25
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 5 0 20

Tarih-1 5 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 4 10

Matematik-1 40 4 4 10

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
SİBEL SAYGILI 611 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
172,675 220,920 7 25 25 762 23163

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 16 12,00 30 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 6,11 6,45 8,62

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 0,78 0,79 6,38

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,20 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,33 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,53 0,33 1,39

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,78 0,78 4,84

Toplam: 120 28 22 22,50 19 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe DeAeEdBacB CD  ad c Edc   EeDACDcdCDceEa

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal D   AC BaDEACaa dC C     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik    d        B     D                     

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen e                   

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 16 40

Türkçe 40 16 16 40

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 0 33
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 3 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 10 4 40

Tarih-1 5 2 0 40

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
SİBEL SAYGILI 611 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
172,675 220,920 7 25 25 762 23163

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 16 12,00 30 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 6,11 6,45 8,62

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 0,78 0,79 6,38

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,20 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,33 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,53 0,33 1,39

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,78 0,78 4,84

Toplam: 120 28 22 22,50 19 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe DeAeEdBacB CD  ad c Edc   EeDACDcdCDceEa

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal D   AC BaDEACaa dC C     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik    d        B     D                     

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen e                   

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 16 40

Türkçe 40 16 16 40

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 0 33
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 3 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 10 4 40

Tarih-1 5 2 0 40

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
SUNA GÖKGÖZ 660 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
165,030 220,920 11 37 37 798 24552

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 6,11 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 0,78 0,79 6,38

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,08 0,20 1,41

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,33 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,53 0,33 1,39

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 0,78 0,78 4,84

Toplam: 120 28 30 20,50 17 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe AccB BECcDaAB EE C BEc baEADe CeceddEC e

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal b     cb  DEad CB Cd     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik   a            a D                      

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen   eb aC e  A dce B b

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 14 48

Türkçe 40 19 14 48

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 1 33
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 0 4 0

TYT Sosyal 25 5 6 20

Tarih-1 5 0 1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 8 15

Fizik 7 1 3 14

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İş, Güç ve Enerji 1 1 0 100

Kimya 7 1 2 14

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 3 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
SUNA GÖKGÖZ 660 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
165,030 220,920 11 37 37 798 24552

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 6,11 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 0,78 0,79 6,38

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,08 0,20 1,41

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,33 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,53 0,33 1,39

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 0,78 0,78 4,84

Toplam: 120 28 30 20,50 17 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe AccB BECcDaAB EE C BEc baEADe CeceddEC e

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal b     cb  DEad CB Cd     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik   a            a D                      

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen   eb aC e  A dce B b

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 14 48

Türkçe 40 19 14 48

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 1 33
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 0 4 0

TYT Sosyal 25 5 6 20

Tarih-1 5 0 1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 8 15

Fizik 7 1 3 14

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İş, Güç ve Enerji 1 1 0 100

Kimya 7 1 2 14

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 3 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NUR DEMİREL 659 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
174,710 220,920 15 21 21 753 22778

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 10 14,50 36 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 6,93 6,45 8,62

Toplam: 120 27 14 23,50 20 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe AaD  dEe   cd    C B caEC ADCEC deCEEaDB

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal eDB A De  ad C CBECA     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 10 43

Türkçe 40 17 10 43

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 5 0 83
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 2 25

TYT Sosyal 25 10 4 40

Tarih-1 5 3 1 60

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NUR DEMİREL 659 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
174,710 220,920 15 21 21 753 22778

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 10 14,50 36 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 6,93 6,45 8,62

Toplam: 120 27 14 23,50 20 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe AaD  dEe   cd    C B caEC ADCEC deCEEaDB

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal eDB A De  ad C CBECA     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 10 43

Türkçe 40 17 10 43

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 5 0 83
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 2 25

TYT Sosyal 25 10 4 40

Tarih-1 5 3 1 60

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN KOŞTUR 683 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
172,340 220,920 17 27 27 765 23226

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 21 13,75 34 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 6,93 6,45 8,62

Toplam: 120 30 29 22,75 19 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe DcAcEAcbcBdCDaeacDacddDeCcECDACecECDbBda

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal eC BACAdBccceBaBeCEC     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 21 48

Türkçe 40 19 21 48

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 3 3 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 11 8 44

Tarih-1 5 3 1 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN KOŞTUR 683 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
172,340 220,920 17 27 27 765 23226

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 21 13,75 34 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 6,93 6,45 8,62

Toplam: 120 30 29 22,75 19 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe DcAcEAcbcBdCDaeacDacddDeCcECDACecECDbBda

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal eC BACAdBccceBaBeCEC     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 21 48

Türkçe 40 19 21 48

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 3 3 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 11 8 44

Tarih-1 5 3 1 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
G İLERİ 23 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
163,723 220,920 23 39 39 804 24756

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 12 13,00 33 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 26 23 20,25 17 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe deDBAdEC De a       cDDdCdAD adDceCEEC  

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal CDBc dcCdcDEed CBE       

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik  a             a                       d

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen  D         c        

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 12 40

Türkçe 40 16 12 40

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 0 50
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50

TYT Sosyal 25 9 7 36

Tarih-1 5 3 1 60

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 1 0 14

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
G İLERİ 23 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
163,723 220,920 23 39 39 804 24756

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 12 13,00 33 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 26 23 20,25 17 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe deDBAdEC De a       cDDdCdAD adDceCEEC  

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal CDBc dcCdcDEed CBE       

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik  a             a                       d

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen  D         c        

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 12 40

Türkçe 40 16 12 40

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 0 50
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50

TYT Sosyal 25 9 7 36

Tarih-1 5 3 1 60

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 1 0 14

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM ÇÖRTEN 670 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
195,995 220,920 7 11 11 629 18464

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 36 24 30,00 25 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe DBADEABCc A Da aE a EdDaC ECDACbcECebBEC

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal  dABACAdcbd CdaBAdEa     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik   D         B                  c      a 

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen   cdb    A          

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 10 60

Türkçe 40 24 10 60

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 4 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 3 25
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 9 9 36

Tarih-1 5 3 1 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 0 3 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 1 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM ÇÖRTEN 670 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
195,995 220,920 7 11 11 629 18464

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 36 24 30,00 25 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe DBADEABCc A Da aE a EdDaC ECDACbcECebBEC

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal  dABACAdcbd CdaBAdEa     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik   D         B                  c      a 

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen   cdb    A          

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 10 60

Türkçe 40 24 10 60

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 4 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 3 25
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 9 9 36

Tarih-1 5 3 1 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 0 3 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 1 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLHAN DEMİRCAN 633 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
166,943 220,920 21 35 35 793 24230

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 0,86 0,79 6,38

Toplam: 120 27 23 21,25 18 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe DBAcEAcCDc eD     B bdcaC cCDACDdECDDBca

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal DdcBAC d b bCeaBd E      

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik     d     e a                           

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 12 50

Türkçe 40 20 12 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 3 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 3 1 75
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 7 8 28

Tarih-1 5 3 2 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLHAN DEMİRCAN 633 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
166,943 220,920 21 35 35 793 24230

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 0,86 0,79 6,38

Toplam: 120 27 23 21,25 18 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe DBAcEAcCDc eD     B bdcaC cCDACDdECDDBca

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal DdcBAC d b bCeaBd E      

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik     d     e a                           

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 12 50

Türkçe 40 20 12 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 3 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 3 1 75
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 7 8 28

Tarih-1 5 3 2 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
HACI ORUÇ 55 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 19 0,25 1 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 0,86 0,79 6,38

Toplam: 120 12 34 3,50 3 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe caAcEAcbea   c a Dd bacbecEeeb          

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal becBACcdBcccaBaBddEa     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik a                 b                     

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 5 19 13

Türkçe 40 5 19 13

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 1 2 17
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 0 0

TYT Sosyal 25 7 13 28

Tarih-1 5 2 3 40

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 2 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
HACI ORUÇ 55 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 19 0,25 1 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 0,86 0,79 6,38

Toplam: 120 12 34 3,50 3 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe caAcEAcbea   c a Dd bacbecEeeb          

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal becBACcdBcccaBaBddEa     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik a                 b                     

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 5 19 13

Türkçe 40 5 19 13

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 1 2 17
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 0 0

TYT Sosyal 25 7 13 28

Tarih-1 5 2 3 40

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 2 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN  YENİÇERİ 661 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
116,665 220,920 35 69 69 944 29278

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 13 3,75 9 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8 6,93 6,45 8,62

Toplam: 120 10 19 5,25 4 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe cab E*a  e  DE       d ea  eaAC  dC D a 

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal        d eE Ce a adC     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 13 18

Türkçe 40 7 13 18

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 0 50

TYT Sosyal 25 3 6 12

Tarih-1 5 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN  YENİÇERİ 661 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
116,665 220,920 35 69 69 944 29278

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 13 3,75 9 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8 6,93 6,45 8,62

Toplam: 120 10 19 5,25 4 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe cab E*a  e  DE       d ea  eaAC  dC D a 

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal        d eE Ce a adC     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 13 18

Türkçe 40 7 13 18

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 0 50

TYT Sosyal 25 3 6 12

Tarih-1 5 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN KARAKUŞ 685 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
136,123 220,920 31 59 59 876 27967

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 24 4,00 10 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 20 35 11,25 9 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe ADDeAcdCcbbed    d aEbebddea ECeceCbceDe

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal C   Ad CbcbEBdbCdECA     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik    d           a       b D              

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen   e                 

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 24 25

Türkçe 40 10 24 25

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 3 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 0 4 0

TYT Sosyal 25 9 7 36

Tarih-1 5 2 0 40

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 2 8
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN KARAKUŞ 685 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
136,123 220,920 31 59 59 876 27967

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 24 4,00 10 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 20 35 11,25 9 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe ADDeAcdCcbbed    d aEbebddea ECeceCbceDe

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal C   Ad CbcbEBdbCdECA     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik    d           a       b D              

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen   e                 

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 24 25

Türkçe 40 10 24 25

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 3 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 0 4 0

TYT Sosyal 25 9 7 36

Tarih-1 5 2 0 40

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 2 8
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELN  BİROL 677 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
167,570 220,920 19 33 33 785 24096

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 12 2,00 10 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 29 31 21,25 18 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe AeDcABEC D da    a adcDbCEADdEdcaDCEEaeB

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal eeBcedbC  aded CaECe     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik                 ED     b                

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen B c  D d   A A d    

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 15 45

Türkçe 40 18 15 45

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 4 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50

TYT Sosyal 25 5 12 20

Tarih-1 5 1 4 20

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 4 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 1 8
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 3 20

Fizik 7 2 1 29

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELN  BİROL 677 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
167,570 220,920 19 33 33 785 24096

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 12 2,00 10 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 29 31 21,25 18 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe AeDcABEC D da    a adcDbCEADdEdcaDCEEaeB

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal eeBcedbC  aded CaECe     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik                 ED     b                

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen B c  D d   A A d    

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 15 45

Türkçe 40 18 15 45

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 4 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50

TYT Sosyal 25 5 12 20

Tarih-1 5 1 4 20

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 4 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 1 8
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 3 20

Fizik 7 2 1 29

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ERGÜCEL 681 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
157,788 220,920 25 43 43 819 25611

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 6 -0,50 -1 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 28 39 18,25 15 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe DB DEABacae caCCEbc adDeCEECDACecEdaeBba

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal D cBAd  c b dBaBAdEb     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik  e         dB b   a c                 b 

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen eac      b  c  eCa  

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 18 48

Türkçe 40 19 18 48

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Kökler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 4 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 3 25
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 7 8 28

Tarih-1 5 3 1 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 2 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 6 3

Matematik-1 40 1 6 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 2 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen 20 1 7 5

Fizik 7 0 3 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ERGÜCEL 681 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
157,788 220,920 25 43 43 819 25611

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 6 -0,50 -1 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 28 39 18,25 15 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe DB DEABacae caCCEbc adDeCEECDACecEdaeBba

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal D cBAd  c b dBaBAdEb     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik  e         dB b   a c                 b 

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen eac      b  c  eCa  

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 18 48

Türkçe 40 19 18 48

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Kökler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 4 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 3 25
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 7 8 28

Tarih-1 5 3 1 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 2 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 6 3

Matematik-1 40 1 6 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 2 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen 20 1 7 5

Fizik 7 0 3 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE NUR DUMAN 644 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
220,140 220,920 3 5 5 487 13577

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 4 2 3,50 9 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 42 19 37,25 31 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe AcaaABECDDac  cd a aEDDECdADCECDBDCEbCDB

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal CDBAedcC  DdeCAaBECA     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik  BD  D a        bD                      

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen              A      

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 11 63

Türkçe 40 25 11 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 4 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 4 0 100

TYT Sosyal 25 12 6 48

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 2 10

Matematik-1 40 4 2 10

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE NUR DUMAN 644 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
220,140 220,920 3 5 5 487 13577

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 4 2 3,50 9 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 42 19 37,25 31 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe AcaaABECDDac  cd a aEDDECdADCECDBDCEbCDB

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal CDBAedcC  DdeCAaBECA     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik  BD  D a        bD                      

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen              A      

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 11 63

Türkçe 40 25 11 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 4 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 4 0 100

TYT Sosyal 25 12 6 48

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 2 10

Matematik-1 40 4 2 10

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED APUHAN 618 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
176,685 220,920 13 19 19 743 22423

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 22 8,50 21 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 32 32 24,00 20 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe cdADEd dbdc  cCad dDccDeCbaCDcCDaECeDaad

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal DdeaAeABBcEACBDBbCaC     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik             c     DEb                   

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen eDBB                

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 22 35

Türkçe 40 14 22 35

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 0 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 3 3 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 13 7 52

Tarih-1 5 2 3 40

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 1 8
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 1 15

Fizik 7 3 1 43

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED APUHAN 618 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
176,685 220,920 13 19 19 743 22423

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 22 8,50 21 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 32 32 24,00 20 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe cdADEd dbdc  cCad dDccDeCbaCDcCDaECeDaad

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal DdeaAeABBcEACBDBbCaC     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik             c     DEb                   

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen eDBB                

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 22 35

Türkçe 40 14 22 35

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 0 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 3 3 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 13 7 52

Tarih-1 5 2 3 40

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 1 8
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 1 15

Fizik 7 3 1 43

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET AKBOĞA 687 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
123,963 220,920 33 65 65 909 28845

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 27 2,25 6 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 6,93 6,45 8,62

Toplam: 120 17 38 7,50 6 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe AeDedcEbcDC e daba adcecCbAbCbCcac dbaee

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal CeBcAdcdbBa cecCBECe     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 27 23

Türkçe 40 9 27 23

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 1 4 17
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 0 4 0

TYT Sosyal 25 8 11 32

Tarih-1 5 3 2 60

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 4 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET AKBOĞA 687 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
123,963 220,920 33 65 65 909 28845

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 27 2,25 6 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 6,93 6,45 8,62

Toplam: 120 17 38 7,50 6 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe AeDedcEbcDC e daba adcecCbAbCbCcac dbaee

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal CeBcAdcdbBa cecCBECe     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 27 23

Türkçe 40 9 27 23

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 1 4 17
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 0 4 0

TYT Sosyal 25 8 11 32

Tarih-1 5 3 2 60

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 4 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
NAHİDE GÜVENÇ 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
186,008 220,920 9 13 13 694 20539

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 34 28 27,00 23 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe dDeBAdECcD eBbd b aBdcDdCEADbEabeeCcECbB

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal CcBbABcC BDdBCACdECe     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik                c D                      

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen      D  e  c A      

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 19 45

Türkçe 40 18 19 45

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Kökler 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 4 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 0 4 0

TYT Sosyal 25 13 6 52

Tarih-1 5 3 2 60

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 2 10

Fizik 7 1 0 14

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
NAHİDE GÜVENÇ 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
186,008 220,920 9 13 13 694 20539

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 34 28 27,00 23 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe dDeBAdECcD eBbd b aBdcDdCEADbEabeeCcECbB

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal CcBbABcC BDdBCACdECe     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik                c D                      

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen      D  e  c A      

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 19 45

Türkçe 40 18 19 45

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Kökler 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 4 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 0 4 0

TYT Sosyal 25 13 6 52

Tarih-1 5 3 2 60

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 2 10

Fizik 7 1 0 14

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
SEDA AÇIK 640 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
221,518 220,920 1 3 3 479 13324

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 4 0,00 0 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 43 19 38,25 32 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe AcDBABECD CdB   eC acDeEaEADCaCDceCEECDB

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal CDBcAaDC BDEBCACBEdA     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik  a         a   acD                      

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen            ca  C    

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 10 63

Türkçe 40 25 10 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Kökler 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 5 1 83
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50

TYT Sosyal 25 16 3 64

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 4 3

Matematik-1 40 1 4 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 1 8
Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
SEDA AÇIK 640 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
221,518 220,920 1 3 3 479 13324

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 4 0,00 0 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 43 19 38,25 32 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe AcDBABECD CdB   eC acDeEaEADCaCDceCEECDB

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal CDBcAaDC BDEBCACBEdA     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik  a         a   acD                      

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen            ca  C    

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 10 63

Türkçe 40 25 10 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Kökler 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 5 1 83
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50

TYT Sosyal 25 16 3 64

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 4 3

Matematik-1 40 1 4 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 1 8
Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
SİNAN AKBAŞ PUBG 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
180,128 220,920 11 17 17 733 21750

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,93 6,45 8,62

Toplam: 120 31 23 25,25 21 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe ADDBdBEdcbC d Ecab BdDD CcADCECeaeCEbCDB

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal CDaAAdcd B bcdcCBECe     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 14 55

Türkçe 40 22 14 55

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 4 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 3 25

TYT Sosyal 25 9 9 36

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 4 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
SİNAN AKBAŞ PUBG 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
180,128 220,920 11 17 17 733 21750

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,93 6,45 8,62

Toplam: 120 31 23 25,25 21 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe ADDBdBEdcbC d Ecab BdDD CcADCECeaeCEbCDB

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal CDaAAdcd B bcdcCBECe     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 14 55

Türkçe 40 22 14 55

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 4 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 3 25

TYT Sosyal 25 9 9 36

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 4 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
SUZAN ÖZADİN 621 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
138,515 220,920 29 57 57 872 27781

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 14 8,50 21 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 5 -0,25 -1 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 3 5 1,75 4 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 19 28 12,00 10 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe DBAeE dbcBA a     a ddDbac  aACccE   BE 

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal      e   c    ecAd       

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik                   aEDa         Be  a   e

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen eD     a A  e   C  b

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 14 30

Türkçe 40 12 14 30

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 1 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 2 25
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 0 50

TYT Sosyal 25 1 5 4

Tarih-1 5 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 5 8

Matematik-1 40 3 5 8

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 2 8
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen 20 3 4 15

Fizik 7 1 1 14

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
SUZAN ÖZADİN 621 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
138,515 220,920 29 57 57 872 27781

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 14 8,50 21 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 5 -0,25 -1 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 3 5 1,75 4 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 19 28 12,00 10 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe DBAeE dbcBA a     a ddDbac  aACccE   BE 

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal      e   c    ecAd       

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik                   aEDa         Be  a   e

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen eD     a A  e   C  b

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 14 30

Türkçe 40 12 14 30

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 1 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 2 25
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 0 50

TYT Sosyal 25 1 5 4

Tarih-1 5 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 5 8

Matematik-1 40 3 5 8

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 2 8
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen 20 3 4 15

Fizik 7 1 1 14

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE URFALI 632 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
156,713 220,920 27 47 47 827 25752

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 18 9,50 24 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 24 25 17,75 15 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe ADDBecEabe  ea   a adDedCbAcCEC cedEcC B

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal dea AcDC    BCc BEC      

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik d              B                        

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen            c A      

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 18 35

Türkçe 40 14 18 35

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 3 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 2 25

TYT Sosyal 25 8 5 32

Tarih-1 5 1 3 20

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 1 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE URFALI 632 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
156,713 220,920 27 47 47 827 25752

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 18 9,50 24 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 24 25 17,75 15 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe ADDBecEabe  ea   a adDedCbAcCEC cedEcC B

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal dea AcDC    BCc BEC      

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik d              B                        

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen            c A      

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 18 35

Türkçe 40 14 18 35

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 3 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 2 25

TYT Sosyal 25 8 5 32

Tarih-1 5 1 3 20

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 1 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜGÜLSÜM DURANOĞLU 679 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
207,160 220,920 5 7 7 556 16185

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 3 1 2,75 7 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 39 23 33,25 28 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe DBAcEAdCcBd D bCEbe bEDeCcECDAC cECDDBEC

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal DdcB eAd Dcd BDBAdEC     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik a   BC      B                           

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen c        b  c   eE  

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 11 63

Türkçe 40 25 11 63

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Kökler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 5 1 83
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 1 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 10 7 40

Tarih-1 5 2 2 40

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 1 8

Matematik-1 40 3 1 8

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 4 5

Fizik 7 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜGÜLSÜM DURANOĞLU 679 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
207,160 220,920 5 7 7 556 16185

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 3 1 2,75 7 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 39 23 33,25 28 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe DBAcEAdCcBd D bCEbe bEDeCcECDAC cECDDBEC

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal DdcB eAd Dcd BDBAdEC     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik a   BC      B                           

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen c        b  c   eE  

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 11 63

Türkçe 40 25 11 63

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Kökler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 5 1 83
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 1 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 10 7 40

Tarih-1 5 2 2 40

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 1 8

Matematik-1 40 3 1 8

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 4 5

Fizik 7 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
AYNUR KAHRAMAN 65500 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
130,345 220,920 11 63 63 892 28420

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 16 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 24 3,00 8 8,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,41 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,22 0,91 1,40

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,97 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 5,75 6,45 8,62

Matematik-1 40 3 12 0,00 0 0,67 0,79 6,38

Toplam: 120 21 46 9,50 8 14,50 19,22 35,89

TYT Türkçe aaAcEAcacB  D     aacdcbCdEbDAdeebdeaeae

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal eaceACbBBb ACaDcdCdC     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik aaaaaaAaaabBBbb                         

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 24 23

Türkçe 40 9 24 23

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 1 5 17
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 0 4 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 9 10 36

Tarih-1 5 1 4 20

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 12 8

Matematik-1 40 3 12 8

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 2 8
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 3 0 2 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
AYNUR KAHRAMAN 65500 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
130,345 220,920 11 63 63 892 28420

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 16 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 24 3,00 8 8,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,41 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,22 0,91 1,40

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,97 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 5,75 6,45 8,62

Matematik-1 40 3 12 0,00 0 0,67 0,79 6,38

Toplam: 120 21 46 9,50 8 14,50 19,22 35,89

TYT Türkçe aaAcEAcacB  D     aacdcbCdEbDAdeebdeaeae

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal eaceACbBBb ACaDcdCdC     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik aaaaaaAaaabBBbb                         

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 24 23

Türkçe 40 9 24 23

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 1 5 17
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 0 4 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 9 10 36

Tarih-1 5 1 4 20

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 12 8

Matematik-1 40 3 12 8

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 2 8
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 3 0 2 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KOÇ 674 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
157,643 220,920 7 45 45 822 25634

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 16 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 16 9,00 23 8,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,41 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,22 0,91 1,40

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,97 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 5,75 6,45 8,62

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,12 0,20 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,19 0,33 1,39

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,19 0,78 4,84

Toplam: 120 24 23 18,25 15 14,50 19,22 35,89

TYT Türkçe acAcEAdCb           dEccCdadDACbaECDcBba

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal DCbBAd de   CBDBbCd      

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Fen DDc                 

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 16 33

Türkçe 40 13 16 33

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 1 5 17
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 9 6 36

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 3 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 2 1 29

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KOÇ 674 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
157,643 220,920 7 45 45 822 25634

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 16 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 16 9,00 23 8,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,41 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,22 0,91 1,40

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,97 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 5,75 6,45 8,62

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,12 0,20 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,19 0,33 1,39

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,19 0,78 4,84

Toplam: 120 24 23 18,25 15 14,50 19,22 35,89

TYT Türkçe acAcEAdCb           dEccCdadDACbaECDcBba

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal DCbBAd de   CBDBbCd      

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Fen DDc                 

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 16 33

Türkçe 40 13 16 33

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 1 5 17
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 9 6 36

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 3 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 2 1 29

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA KIZILTEPE 612 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
174,258 220,920 1 23 23 757 22861

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 16 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 8,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,41 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,22 0,91 1,40

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,97 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 5,75 6,45 8,62

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 0,67 0,79 6,38

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,12 0,20 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,19 0,33 1,39

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 0,19 0,78 4,84

Toplam: 120 31 32 23,00 19 14,50 19,22 35,89

TYT Türkçe DcAcEABCDB  D  C  cedEDaacaCcACDaEbeDBaa

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal DCcBeadBaDaAdaaBdCEC     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik  d          B     D  a                  

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen bea         e    a  

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 15 48

Türkçe 40 19 15 48

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 3 3 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 10 10 40

Tarih-1 5 3 2 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 1 8
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 5 0

Fizik 7 0 3 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
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Türkçe 40 19 15 15,25 38 8,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,41 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,22 0,91 1,40

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,97 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 5,75 6,45 8,62

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 0,67 0,79 6,38

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,12 0,20 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,19 0,33 1,39

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 0,19 0,78 4,84

Toplam: 120 31 32 23,00 19 14,50 19,22 35,89
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TYT Türkçe 40 19 15 48

Türkçe 40 19 15 48

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 3 3 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 10 10 40

Tarih-1 5 3 2 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 1 8
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 5 0

Fizik 7 0 3 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE ORHAN 647 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
171,368 220,920 3 29 29 769 23412

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 16 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 11 10,25 26 8,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,41 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,22 0,91 1,40

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,97 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 5,75 6,45 8,62

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 0,67 0,79 6,38

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,12 0,20 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,19 0,33 1,39

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,19 0,78 4,84

Toplam: 120 26 16 22,00 18 14,50 19,22 35,89

TYT Türkçe aBA EAcac   D  C     d aC E DACac CDb aa

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal eC  AC B DE C aBdCEC     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik             B     D                     

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen e           e       

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 11 33

Türkçe 40 13 11 33

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 2 25
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 0 50

TYT Sosyal 25 11 3 44

Tarih-1 5 2 1 40

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 0 5

Matematik-1 40 2 0 5

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE ORHAN 647 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
171,368 220,920 3 29 29 769 23412

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 16 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 11 10,25 26 8,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,41 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,22 0,91 1,40

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,97 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 5,75 6,45 8,62

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 0,67 0,79 6,38

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,12 0,20 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,19 0,33 1,39

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,19 0,78 4,84

Toplam: 120 26 16 22,00 18 14,50 19,22 35,89

TYT Türkçe aBA EAcac   D  C     d aC E DACac CDb aa

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal eC  AC B DE C aBdCEC     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik             B     D                     

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen e           e       

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 11 33

Türkçe 40 13 11 33

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 2 25
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 0 50

TYT Sosyal 25 11 3 44

Tarih-1 5 2 1 40

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 0 5

Matematik-1 40 2 0 5

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA CENGİZ 686 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
123,023 220,920 13 67 67 914 28910

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 16 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 20 5,00 13 8,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,41 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,22 0,91 1,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 1,97 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 11 2,25 11 5,75 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 4 0,00 0 0,67 0,79 6,38

Toplam: 120 16 35 7,25 6 14,50 19,22 35,89

TYT Türkçe aBcDdeBab  eea a  c bdcDCdEbDACecEdc    

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal eCcaAedB ba CBadc  b     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik   c d         cB    c                   

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 20 25

Türkçe 40 10 20 25

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 3 25
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 1 0

TYT Sosyal 25 5 11 20

Tarih-1 5 2 3 40

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 0

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 4 3

Matematik-1 40 1 4 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 2 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA CENGİZ 686 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
123,023 220,920 13 67 67 914 28910

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 16 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 20 5,00 13 8,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,41 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,22 0,91 1,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 1,97 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 11 2,25 11 5,75 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 4 0,00 0 0,67 0,79 6,38

Toplam: 120 16 35 7,25 6 14,50 19,22 35,89

TYT Türkçe aBcDdeBab  eea a  c bdcDCdEbDACecEdc    

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal eCcaAedB ba CBadc  b     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik   c d         cB    c                   

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 20 25

Türkçe 40 10 20 25

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 3 25
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 1 0

TYT Sosyal 25 5 11 20

Tarih-1 5 2 3 40

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 0

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 4 3

Matematik-1 40 1 4 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 2 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER CENGİZ 680 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
143,675 220,920 9 53 53 862 27304

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 16 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 19 9,25 23 8,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,41 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,22 0,91 1,40

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,97 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 5,75 6,45 8,62

Toplam: 120 21 29 13,75 11 14,50 19,22 35,89

TYT Türkçe AccBAcECc   c E  C cdacbCccDCEdDeeeEcabB

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal beBceB e  aEeCbCBdCd     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 19 35

Türkçe 40 14 19 35

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 4 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50

TYT Sosyal 25 7 10 28

Tarih-1 5 1 4 20

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER CENGİZ 680 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
143,675 220,920 9 53 53 862 27304

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 16 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 19 9,25 23 8,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,41 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,22 0,91 1,40

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,97 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 5,75 6,45 8,62

Toplam: 120 21 29 13,75 11 14,50 19,22 35,89

TYT Türkçe AccBAcECc   c E  C cdacbCccDCEdDeeeEcabB

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal beBceB e  aEeCbCBdCd     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 19 35

Türkçe 40 14 19 35

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 4 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50

TYT Sosyal 25 7 10 28

Tarih-1 5 1 4 20

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
RÜVEYDA ERDURAN 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
111,670 220,920 15 71 71 970 29557

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 16 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 30 2,50 6 8,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,41 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,22 0,91 1,40

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,97 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 5,75 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 0,67 0,79 6,38

Toplam: 120 15 46 3,50 3 14,50 19,22 35,89

TYT Türkçe ADaeAdEabaadBbacabccbDDcedeaaEbDaDaabbce

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal dDcebaDdbcccdabaeECd     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik       C                                 

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 30 25

Türkçe 40 10 30 25

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 1 5 17
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 2 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50

TYT Sosyal 25 4 16 16

Tarih-1 5 1 4 20

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
RÜVEYDA ERDURAN 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
111,670 220,920 15 71 71 970 29557

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 16 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 30 2,50 6 8,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,41 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,22 0,91 1,40

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,97 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 5,75 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 0,67 0,79 6,38

Toplam: 120 15 46 3,50 3 14,50 19,22 35,89

TYT Türkçe ADaeAdEabaadBbacabccbDDcedeaaEbDaDaabbce

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal dDcebaDdbcccdabaeECd     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik       C                                 

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 30 25

Türkçe 40 10 30 25

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 1 5 17
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 2 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50

TYT Sosyal 25 4 16 16

Tarih-1 5 1 4 20

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ŞENÖZ 622 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
159,148 220,920 5 41 41 814 25393

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 16 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 12 11,00 28 8,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,41 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,22 0,91 1,40

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,97 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 5,75 6,45 8,62

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 0,67 0,79 6,38

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,12 0,20 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,19 0,33 1,39

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,19 0,78 4,84

Toplam: 120 25 25 18,75 16 14,50 19,22 35,89

TYT Türkçe AcaBAcECc        C c D  CdbD EbaB CEbacB

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal   B ABDC aab CbCaECd     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik   a       a                             

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen aDea ab         C   

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 12 35

Türkçe 40 14 12 35

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 0 67
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 3 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 1 50

TYT Sosyal 25 9 6 36

Tarih-1 5 2 0 40

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 5 10

Fizik 7 1 5 14

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
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Katılımlar: 16 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 12 11,00 28 8,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,41 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,22 0,91 1,40

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,97 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 5,75 6,45 8,62

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 0,67 0,79 6,38

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,12 0,20 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,19 0,33 1,39

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,19 0,78 4,84

Toplam: 120 25 25 18,75 16 14,50 19,22 35,89
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Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 12 35

Türkçe 40 14 12 35

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 0 67
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 3 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 1 50

TYT Sosyal 25 9 6 36

Tarih-1 5 2 0 40

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 5 10

Fizik 7 1 5 14

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
*IBELLAY 682 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
133,968 220,920 19 61 61 879 28131

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 16 8,00 20 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 11 2,25 11 6,11 6,45 8,62

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,08 0,20 1,41

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,33 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,53 0,33 1,39

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 0,78 0,78 4,84

Toplam: 120 19 33 10,75 9 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe AccBAdECaD  e    C BdcadacAD EC c   aaec

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal b aAbBce eDbed Cc dA     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Fen c e dD  ed d A      

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 16 30

Türkçe 40 12 16 30

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 1 3 17
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 0 1 0

TYT Sosyal 25 5 11 20

Tarih-1 5 1 3 20

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 6 10

Fizik 7 1 3 14

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kırılma 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 3 14

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
*IBELLAY 682 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
133,968 220,920 19 61 61 879 28131

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 16 8,00 20 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 11 2,25 11 6,11 6,45 8,62

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,08 0,20 1,41

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,33 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,53 0,33 1,39

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 0,78 0,78 4,84

Toplam: 120 19 33 10,75 9 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe AccBAdECaD  e    C BdcadacAD EC c   aaec

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal b aAbBce eDbed Cc dA     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Fen c e dD  ed d A      

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 16 30

Türkçe 40 12 16 30

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 1 3 17
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 0 1 0

TYT Sosyal 25 5 11 20

Tarih-1 5 1 3 20

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 6 10

Fizik 7 1 3 14

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kırılma 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 3 14

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU ESEN 615 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
222,165 220,920 1 1 1 472 13211

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 6,11 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 0,78 0,79 6,38

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,20 1,41

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,33 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,53 0,33 1,39

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 0,78 0,78 4,84

Toplam: 120 43 18 38,50 32 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe DBADaABCDBAaaECCE c bEDDC ECDACecECDDBEa

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal eCcBAe dBDE CeaBd EC     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik   D                                     

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen       c  A  A  Cb  b

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 8 73

Türkçe 40 29 8 73

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Kökler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 5 0 83
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 10 7 40

Tarih-1 5 3 2 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 3 15

Fizik 7 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 1 0

Kimya 7 2 0 29

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU ESEN 615 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
222,165 220,920 1 1 1 472 13211

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 6,11 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 0,78 0,79 6,38

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,20 1,41

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,33 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,53 0,33 1,39

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 0,78 0,78 4,84

Toplam: 120 43 18 38,50 32 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe DBADaABCDBAaaECCE c bEDDC ECDACecECDDBEa

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal eCcBAe dBDE CeaBd EC     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik   D                                     

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen       c  A  A  Cb  b

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 8 73

Türkçe 40 29 8 73

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Kökler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 5 0 83
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 10 7 40

Tarih-1 5 3 2 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 3 15

Fizik 7 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 1 0

Kimya 7 2 0 29

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE NUR PAMUK 648 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
142,138 220,920 17 55 55 866 27448

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 18 6,50 16 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 6,11 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 5 -0,25 -1 0,78 0,79 6,38

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,20 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,33 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,53 0,33 1,39

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,78 0,78 4,84

Toplam: 120 20 27 13,25 11 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe cDaee Eab       D  adDabCEcD aCbeeCEaCce

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal  DBcAB C     C  BdCd     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik c        a      da         E         d  

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen   e                 

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 18 28

Türkçe 40 11 18 28

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 0 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Kökler 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 3 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 3 25

TYT Sosyal 25 8 3 32

Tarih-1 5 3 1 60

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 5 3

Matematik-1 40 1 5 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 2 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE NUR PAMUK 648 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
142,138 220,920 17 55 55 866 27448

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 18 6,50 16 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 6,11 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 5 -0,25 -1 0,78 0,79 6,38

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,20 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,33 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,53 0,33 1,39

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,78 0,78 4,84

Toplam: 120 20 27 13,25 11 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe cDaee Eab       D  adDabCEcD aCbeeCEaCce

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal  DBcAB C     C  BdCd     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik c        a      da         E         d  

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen   e                 

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 18 28

Türkçe 40 11 18 28

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 0 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Kökler 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 3 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 3 25

TYT Sosyal 25 8 3 32

Tarih-1 5 3 1 60

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 5 3

Matematik-1 40 1 5 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 2 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
ENES YENİÇERİ 101 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 34 -2,50 -6 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 6,11 6,45 8,62

Toplam: 120 11 49 -1,25 -1 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe aaeDEecdeacbeabebbcDaaeabcddaACDcbdeeace

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal DCeBAaddcaacdaDcdeab     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 34 15

Türkçe 40 6 34 15

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 1 5 17
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 3 25
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 5 15 20

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 5 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
ENES YENİÇERİ 101 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 34 -2,50 -6 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 6,11 6,45 8,62

Toplam: 120 11 49 -1,25 -1 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe aaeDEecdeacbeabebbcDaaeabcddaACDcbdeeace

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal DCeBAaddcaacdaDcdeab     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 34 15

Türkçe 40 6 34 15

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 1 5 17
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 3 25
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 5 15 20

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 5 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR ATAY 610 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
149,073 220,920 15 51 51 847 26721

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 10 11,50 29 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 10 2,50 13 6,11 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 6 -0,50 -1 0,78 0,79 6,38

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 -0,08 0,20 1,41

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,33 0,25 2,04

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,53 0,33 1,39

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 0,78 0,78 4,84

Toplam: 120 25 37 15,75 13 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe DaAeEAcCbB CDd C   e d  a   DACD bC e   

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal De  bCcd cbcdBc Aa C     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik Bdabcd     d                            

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen aecd DedC   ddBbCdEe

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 10 35

Türkçe 40 14 10 35

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 1 33
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 1 1 17
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 1 25
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 0 50

TYT Sosyal 25 5 10 20

Tarih-1 5 1 2 20

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 6 3

Matematik-1 40 1 6 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 11 25

Fizik 7 1 5 14

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Kırılma 1 0 1 0

Kimya 7 1 3 14

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR ATAY 610 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
149,073 220,920 15 51 51 847 26721

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 10 11,50 29 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 10 2,50 13 6,11 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 6 -0,50 -1 0,78 0,79 6,38

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 -0,08 0,20 1,41

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,33 0,25 2,04

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,53 0,33 1,39

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 0,78 0,78 4,84

Toplam: 120 25 37 15,75 13 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe DaAeEAcCbB CDd C   e d  a   DACD bC e   

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal De  bCcd cbcdBc Aa C     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik Bdabcd     d                            

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen aecd DedC   ddBbCdEe

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 10 35

Türkçe 40 14 10 35

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 1 33
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 1 1 17
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 1 25
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 0 50

TYT Sosyal 25 5 10 20

Tarih-1 5 1 2 20

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 6 3

Matematik-1 40 1 6 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 11 25

Fizik 7 1 5 14

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Kırılma 1 0 1 0

Kimya 7 1 3 14

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
GÖZDE ÇİLİNGİR 639 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
181,418 220,920 5 15 15 723 21494

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 12 15,00 38 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 6,11 6,45 8,62

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 0,78 0,79 6,38

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,08 0,20 1,41

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,33 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,53 0,33 1,39

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 0,78 0,78 4,84

Toplam: 120 32 25 25,75 21 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe A cBAcECD   e      BbDcbCaADeECaBcCEEaDa

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal dDBAA  C ebbBC CBECd     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik   a                                     

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen  Dcbe     ee Aa dB  

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 12 45

Türkçe 40 18 12 45

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 4 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50

TYT Sosyal 25 11 5 44

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 7 15

Fizik 7 1 3 14

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 2 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
GÖZDE ÇİLİNGİR 639 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
181,418 220,920 5 15 15 723 21494

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 12 15,00 38 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 6,11 6,45 8,62

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 0,78 0,79 6,38

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,08 0,20 1,41

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,33 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,53 0,33 1,39

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 0,78 0,78 4,84

Toplam: 120 32 25 25,75 21 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe A cBAcECD   e      BbDcbCaADeECaBcCEEaDa

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal dDBAA  C ebbBC CBECd     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik   a                                     

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen  Dcbe     ee Aa dB  

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 12 45

Türkçe 40 18 12 45

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 4 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50

TYT Sosyal 25 11 5 44

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 7 15

Fizik 7 1 3 14

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 2 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA AKÇAY 656 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
170,355 220,920 9 31 31 773 23603

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 15 10,25 26 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 6,11 6,45 8,62

Matematik-1 40 3 3 2,25 6 0,78 0,79 6,38

Fizik 7 1 4 0,00 0 -0,08 0,20 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,33 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,53 0,33 1,39

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,78 0,78 4,84

Toplam: 120 28 25 21,75 18 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe AcaBAdEbce cB   eabBceDbCEbDCEC   Cb    

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal       c   DEBCdCBECA     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik B   ab      B                    eE     

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen  Dcee b    c    C   

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 15 35

Türkçe 40 14 15 35

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 4 0 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 0 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 0 1 0

TYT Sosyal 25 9 2 36

Tarih-1 5 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 3 8

Matematik-1 40 3 3 8

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 5 10

Fizik 7 1 4 14

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA AKÇAY 656 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
170,355 220,920 9 31 31 773 23603

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 15 10,25 26 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 6,11 6,45 8,62

Matematik-1 40 3 3 2,25 6 0,78 0,79 6,38

Fizik 7 1 4 0,00 0 -0,08 0,20 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,33 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,53 0,33 1,39

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,78 0,78 4,84

Toplam: 120 28 25 21,75 18 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe AcaBAdEbce cB   eabBceDbCEbDCEC   Cb    

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal       c   DEBCdCBECA     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik B   ab      B                    eE     

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen  Dcee b    c    C   

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 15 35

Türkçe 40 14 15 35

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 4 0 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 0 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 0 1 0

TYT Sosyal 25 9 2 36

Tarih-1 5 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 3 8

Matematik-1 40 3 3 8

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 5 10

Fizik 7 1 4 14

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kırılma 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA DURAN 634 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
201,430 220,920 3 9 9 596 17336

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 6,11 6,45 8,62

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 0,78 0,79 6,38

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,08 0,20 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,33 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,53 0,33 1,39

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 0,78 0,78 4,84

Toplam: 120 37 20 32,00 27 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe DBAeEAdC BA     E BbEEDeCEECDACeBECebBEa

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal DCcBAC d  E d DBACEb     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik   ae                                    

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen  ac         e Be cb 

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 8 63

Türkçe 40 25 8 63

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 5 1 83
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 11 4 44

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 6 5

Fizik 7 0 2 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA DURAN 634 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
201,430 220,920 3 9 9 596 17336

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 6,11 6,45 8,62

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 0,78 0,79 6,38

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,08 0,20 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,33 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,53 0,33 1,39

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 0,78 0,78 4,84

Toplam: 120 37 20 32,00 27 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe DBAeEAdC BA     E BbEEDeCEECDACeBECebBEa

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal DCcBAC d  E d DBACEb     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik   ae                                    

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen  ac         e Be cb 

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 8 63

Türkçe 40 25 8 63

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 5 1 83
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 11 4 44

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 6 5

Fizik 7 0 2 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
SALİHA ÖZDOĞAN 658 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
151,060 220,920 13 49 49 840 26473

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 10 7,50 19 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25 6,11 6,45 8,62

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 0,78 0,79 6,38

Toplam: 120 19 14 15,50 13 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe   AeE d aBd D  C  a  d   E    CDc C cBaa

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal         B      BA EC     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik   D    Dd   a  B  Db          e         

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 10 25

Türkçe 40 10 10 25

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 1 25
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 5 0 20

Tarih-1 5 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 4 10

Matematik-1 40 4 4 10

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
SALİHA ÖZDOĞAN 658 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
151,060 220,920 13 49 49 840 26473

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 10 7,50 19 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25 6,11 6,45 8,62

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 0,78 0,79 6,38

Toplam: 120 19 14 15,50 13 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe   AeE d aBd D  C  a  d   E    CDc C cBaa

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal         B      BA EC     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik   D    Dd   a  B  Db          e         

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 10 25

Türkçe 40 10 10 25

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 1 25
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 5 0 20

Tarih-1 5 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 4 10

Matematik-1 40 4 4 10

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
SİBEL SAYGILI 611 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
172,675 220,920 7 25 25 762 23163

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 16 12,00 30 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 6,11 6,45 8,62

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 0,78 0,79 6,38

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,20 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,33 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,53 0,33 1,39

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,78 0,78 4,84

Toplam: 120 28 22 22,50 19 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe DeAeEdBacB CD  ad c Edc   EeDACDcdCDceEa

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal D   AC BaDEACaa dC C     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik    d        B     D                     

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen e                   

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 16 40

Türkçe 40 16 16 40

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 0 33
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 3 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 10 4 40

Tarih-1 5 2 0 40

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
SİBEL SAYGILI 611 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
172,675 220,920 7 25 25 762 23163

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 16 12,00 30 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 6,11 6,45 8,62

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 0,78 0,79 6,38

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,20 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,33 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,53 0,33 1,39

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,78 0,78 4,84

Toplam: 120 28 22 22,50 19 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe DeAeEdBacB CD  ad c Edc   EeDACDcdCDceEa

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal D   AC BaDEACaa dC C     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik    d        B     D                     

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen e                   

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 16 40

Türkçe 40 16 16 40

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 0 33
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 3 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 10 4 40

Tarih-1 5 2 0 40

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
SUNA GÖKGÖZ 660 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
165,030 220,920 11 37 37 798 24552

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 6,11 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 0,78 0,79 6,38

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,08 0,20 1,41

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,33 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,53 0,33 1,39

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 0,78 0,78 4,84

Toplam: 120 28 30 20,50 17 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe AccB BECcDaAB EE C BEc baEADe CeceddEC e

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal b     cb  DEad CB Cd     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik   a            a D                      

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen   eb aC e  A dce B b

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 14 48

Türkçe 40 19 14 48

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 1 33
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 0 4 0

TYT Sosyal 25 5 6 20

Tarih-1 5 0 1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 8 15

Fizik 7 1 3 14

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İş, Güç ve Enerji 1 1 0 100

Kimya 7 1 2 14

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 3 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
SUNA GÖKGÖZ 660 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
165,030 220,920 11 37 37 798 24552

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 22 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 12,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,73 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,66 0,91 1,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,25 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,48 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 6,11 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 0,78 0,79 6,38

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,08 0,20 1,41

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,33 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,53 0,33 1,39

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 0,78 0,78 4,84

Toplam: 120 28 30 20,50 17 19,55 19,22 35,89

TYT Türkçe AccB BECcDaAB EE C BEc baEADe CeceddEC e

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal b     cb  DEad CB Cd     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik   a            a D                      

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen   eb aC e  A dce B b

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 14 48

Türkçe 40 19 14 48

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 1 33
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 0 4 0

TYT Sosyal 25 5 6 20

Tarih-1 5 0 1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 8 15

Fizik 7 1 3 14

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İş, Güç ve Enerji 1 1 0 100

Kimya 7 1 2 14

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 3 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NUR DEMİREL 659 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
174,710 220,920 15 21 21 753 22778

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 10 14,50 36 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 6,93 6,45 8,62

Toplam: 120 27 14 23,50 20 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe AaD  dEe   cd    C B caEC ADCEC deCEEaDB

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal eDB A De  ad C CBECA     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 10 43

Türkçe 40 17 10 43

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 5 0 83
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 2 25

TYT Sosyal 25 10 4 40

Tarih-1 5 3 1 60

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NUR DEMİREL 659 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
174,710 220,920 15 21 21 753 22778

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 10 14,50 36 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 6,93 6,45 8,62

Toplam: 120 27 14 23,50 20 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe AaD  dEe   cd    C B caEC ADCEC deCEEaDB

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal eDB A De  ad C CBECA     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 10 43

Türkçe 40 17 10 43

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 5 0 83
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 2 25

TYT Sosyal 25 10 4 40

Tarih-1 5 3 1 60

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN KOŞTUR 683 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
172,340 220,920 17 27 27 765 23226

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 21 13,75 34 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 6,93 6,45 8,62

Toplam: 120 30 29 22,75 19 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe DcAcEAcbcBdCDaeacDacddDeCcECDACecECDbBda

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal eC BACAdBccceBaBeCEC     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 21 48

Türkçe 40 19 21 48

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 3 3 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 11 8 44

Tarih-1 5 3 1 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN KOŞTUR 683 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
172,340 220,920 17 27 27 765 23226

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 21 13,75 34 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 6,93 6,45 8,62

Toplam: 120 30 29 22,75 19 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe DcAcEAcbcBdCDaeacDacddDeCcECDACecECDbBda

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal eC BACAdBccceBaBeCEC     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 21 48

Türkçe 40 19 21 48

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 3 3 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 11 8 44

Tarih-1 5 3 1 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
G İLERİ 23 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
163,723 220,920 23 39 39 804 24756

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 12 13,00 33 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 26 23 20,25 17 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe deDBAdEC De a       cDDdCdAD adDceCEEC  

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal CDBc dcCdcDEed CBE       

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik  a             a                       d

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen  D         c        

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 12 40

Türkçe 40 16 12 40

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 0 50
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50

TYT Sosyal 25 9 7 36

Tarih-1 5 3 1 60

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 1 0 14

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
G İLERİ 23 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
163,723 220,920 23 39 39 804 24756

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 12 13,00 33 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 26 23 20,25 17 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe deDBAdEC De a       cDDdCdAD adDceCEEC  

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal CDBc dcCdcDEed CBE       

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik  a             a                       d

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen  D         c        

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 12 40

Türkçe 40 16 12 40

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 0 50
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50

TYT Sosyal 25 9 7 36

Tarih-1 5 3 1 60

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 1 0 14

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM ÇÖRTEN 670 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
195,995 220,920 7 11 11 629 18464

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 36 24 30,00 25 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe DBADEABCc A Da aE a EdDaC ECDACbcECebBEC

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal  dABACAdcbd CdaBAdEa     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik   D         B                  c      a 

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen   cdb    A          

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 10 60

Türkçe 40 24 10 60

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 4 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 3 25
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 9 9 36

Tarih-1 5 3 1 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 0 3 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 1 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM ÇÖRTEN 670 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
195,995 220,920 7 11 11 629 18464

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 36 24 30,00 25 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe DBADEABCc A Da aE a EdDaC ECDACbcECebBEC

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal  dABACAdcbd CdaBAdEa     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik   D         B                  c      a 

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen   cdb    A          

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 10 60

Türkçe 40 24 10 60

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 4 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 3 25
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 9 9 36

Tarih-1 5 3 1 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 0 3 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 1 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLHAN DEMİRCAN 633 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
166,943 220,920 21 35 35 793 24230

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 0,86 0,79 6,38

Toplam: 120 27 23 21,25 18 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe DBAcEAcCDc eD     B bdcaC cCDACDdECDDBca

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal DdcBAC d b bCeaBd E      

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik     d     e a                           

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 12 50

Türkçe 40 20 12 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 3 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 3 1 75
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 7 8 28

Tarih-1 5 3 2 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLHAN DEMİRCAN 633 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
166,943 220,920 21 35 35 793 24230

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 0,86 0,79 6,38

Toplam: 120 27 23 21,25 18 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe DBAcEAcCDc eD     B bdcaC cCDACDdECDDBca

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal DdcBAC d b bCeaBd E      

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik     d     e a                           

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 12 50

Türkçe 40 20 12 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 3 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 3 1 75
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 7 8 28

Tarih-1 5 3 2 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
HACI ORUÇ 55 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 19 0,25 1 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 0,86 0,79 6,38

Toplam: 120 12 34 3,50 3 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe caAcEAcbea   c a Dd bacbecEeeb          

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal becBACcdBcccaBaBddEa     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik a                 b                     

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 5 19 13

Türkçe 40 5 19 13

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 1 2 17
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 0 0

TYT Sosyal 25 7 13 28

Tarih-1 5 2 3 40

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 2 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
HACI ORUÇ 55 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 19 0,25 1 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 0,86 0,79 6,38

Toplam: 120 12 34 3,50 3 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe caAcEAcbea   c a Dd bacbecEeeb          

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal becBACcdBcccaBaBddEa     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik a                 b                     

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 5 19 13

Türkçe 40 5 19 13

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 1 2 17
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 0 0

TYT Sosyal 25 7 13 28

Tarih-1 5 2 3 40

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 2 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN  YENİÇERİ 661 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
116,665 220,920 35 69 69 944 29278

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 13 3,75 9 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8 6,93 6,45 8,62

Toplam: 120 10 19 5,25 4 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe cab E*a  e  DE       d ea  eaAC  dC D a 

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal        d eE Ce a adC     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 13 18

Türkçe 40 7 13 18

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 0 50

TYT Sosyal 25 3 6 12

Tarih-1 5 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN  YENİÇERİ 661 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
116,665 220,920 35 69 69 944 29278

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 13 3,75 9 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8 6,93 6,45 8,62

Toplam: 120 10 19 5,25 4 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe cab E*a  e  DE       d ea  eaAC  dC D a 

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal        d eE Ce a adC     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 13 18

Türkçe 40 7 13 18

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 0 50

TYT Sosyal 25 3 6 12

Tarih-1 5 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN KARAKUŞ 685 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
136,123 220,920 31 59 59 876 27967

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 24 4,00 10 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 20 35 11,25 9 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe ADDeAcdCcbbed    d aEbebddea ECeceCbceDe

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal C   Ad CbcbEBdbCdECA     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik    d           a       b D              

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen   e                 

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 24 25

Türkçe 40 10 24 25

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 3 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 0 4 0

TYT Sosyal 25 9 7 36

Tarih-1 5 2 0 40

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 2 8
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN KARAKUŞ 685 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
136,123 220,920 31 59 59 876 27967

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 24 4,00 10 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 20 35 11,25 9 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe ADDeAcdCcbbed    d aEbebddea ECeceCbceDe

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal C   Ad CbcbEBdbCdECA     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik    d           a       b D              

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen   e                 

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 24 25

Türkçe 40 10 24 25

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 3 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 0 4 0

TYT Sosyal 25 9 7 36

Tarih-1 5 2 0 40

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 2 8
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELN  BİROL 677 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
167,570 220,920 19 33 33 785 24096

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 12 2,00 10 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 29 31 21,25 18 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe AeDcABEC D da    a adcDbCEADdEdcaDCEEaeB

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal eeBcedbC  aded CaECe     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik                 ED     b                

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen B c  D d   A A d    

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 15 45

Türkçe 40 18 15 45

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 4 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50

TYT Sosyal 25 5 12 20

Tarih-1 5 1 4 20

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 4 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 1 8
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 3 20

Fizik 7 2 1 29

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELN  BİROL 677 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
167,570 220,920 19 33 33 785 24096

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 12 2,00 10 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 29 31 21,25 18 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe AeDcABEC D da    a adcDbCEADdEdcaDCEEaeB

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal eeBcedbC  aded CaECe     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik                 ED     b                

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen B c  D d   A A d    

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 15 45

Türkçe 40 18 15 45

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 4 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50

TYT Sosyal 25 5 12 20

Tarih-1 5 1 4 20

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 4 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 1 8
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 3 20

Fizik 7 2 1 29

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ERGÜCEL 681 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
157,788 220,920 25 43 43 819 25611

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 6 -0,50 -1 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 28 39 18,25 15 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe DB DEABacae caCCEbc adDeCEECDACecEdaeBba

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal D cBAd  c b dBaBAdEb     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik  e         dB b   a c                 b 

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen eac      b  c  eCa  

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 18 48

Türkçe 40 19 18 48

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Kökler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 4 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 3 25
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 7 8 28

Tarih-1 5 3 1 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 2 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 6 3

Matematik-1 40 1 6 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 2 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen 20 1 7 5

Fizik 7 0 3 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ERGÜCEL 681 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
157,788 220,920 25 43 43 819 25611

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 6 -0,50 -1 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 28 39 18,25 15 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe DB DEABacae caCCEbc adDeCEECDACecEdaeBba

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal D cBAd  c b dBaBAdEb     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik  e         dB b   a c                 b 

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen eac      b  c  eCa  

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 18 48

Türkçe 40 19 18 48

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Kökler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 4 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 3 25
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 7 8 28

Tarih-1 5 3 1 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 2 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 6 3

Matematik-1 40 1 6 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 2 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen 20 1 7 5

Fizik 7 0 3 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE NUR DUMAN 644 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
220,140 220,920 3 5 5 487 13577

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 4 2 3,50 9 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 42 19 37,25 31 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe AcaaABECDDac  cd a aEDDECdADCECDBDCEbCDB

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal CDBAedcC  DdeCAaBECA     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik  BD  D a        bD                      

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen              A      

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 11 63

Türkçe 40 25 11 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 4 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 4 0 100

TYT Sosyal 25 12 6 48

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 2 10

Matematik-1 40 4 2 10

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE NUR DUMAN 644 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
220,140 220,920 3 5 5 487 13577

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 4 2 3,50 9 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 42 19 37,25 31 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe AcaaABECDDac  cd a aEDDECdADCECDBDCEbCDB

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal CDBAedcC  DdeCAaBECA     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik  BD  D a        bD                      

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen              A      

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 11 63

Türkçe 40 25 11 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 4 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 4 0 100

TYT Sosyal 25 12 6 48

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 2 10

Matematik-1 40 4 2 10

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED APUHAN 618 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
176,685 220,920 13 19 19 743 22423

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 22 8,50 21 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 32 32 24,00 20 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe cdADEd dbdc  cCad dDccDeCbaCDcCDaECeDaad

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal DdeaAeABBcEACBDBbCaC     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik             c     DEb                   

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen eDBB                

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 22 35

Türkçe 40 14 22 35

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 0 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 3 3 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 13 7 52

Tarih-1 5 2 3 40

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 1 8
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 1 15

Fizik 7 3 1 43

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED APUHAN 618 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
176,685 220,920 13 19 19 743 22423

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 22 8,50 21 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 32 32 24,00 20 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe cdADEd dbdc  cCad dDccDeCbaCDcCDaECeDaad

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal DdeaAeABBcEACBDBbCaC     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik             c     DEb                   

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen eDBB                

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 22 35

Türkçe 40 14 22 35

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 0 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 3 3 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 13 7 52

Tarih-1 5 2 3 40

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 1 8
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 1 15

Fizik 7 3 1 43

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET AKBOĞA 687 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
123,963 220,920 33 65 65 909 28845

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 27 2,25 6 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 6,93 6,45 8,62

Toplam: 120 17 38 7,50 6 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe AeDedcEbcDC e daba adcecCbAbCbCcac dbaee

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal CeBcAdcdbBa cecCBECe     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 27 23

Türkçe 40 9 27 23

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 1 4 17
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 0 4 0

TYT Sosyal 25 8 11 32

Tarih-1 5 3 2 60

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 4 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET AKBOĞA 687 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
123,963 220,920 33 65 65 909 28845

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 27 2,25 6 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 6,93 6,45 8,62

Toplam: 120 17 38 7,50 6 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe AeDedcEbcDC e daba adcecCbAbCbCcac dbaee

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal CeBcAdcdbBa cecCBECe     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 27 23

Türkçe 40 9 27 23

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 1 4 17
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 0 4 0

TYT Sosyal 25 8 11 32

Tarih-1 5 3 2 60

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 4 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
NAHİDE GÜVENÇ 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
186,008 220,920 9 13 13 694 20539

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 34 28 27,00 23 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe dDeBAdECcD eBbd b aBdcDdCEADbEabeeCcECbB

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal CcBbABcC BDdBCACdECe     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik                c D                      

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen      D  e  c A      

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 19 45

Türkçe 40 18 19 45

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Kökler 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 4 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 0 4 0

TYT Sosyal 25 13 6 52

Tarih-1 5 3 2 60

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 2 10

Fizik 7 1 0 14

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
NAHİDE GÜVENÇ 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
186,008 220,920 9 13 13 694 20539

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 34 28 27,00 23 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe dDeBAdECcD eBbd b aBdcDdCEADbEabeeCcECbB

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal CcBbABcC BDdBCACdECe     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik                c D                      

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen      D  e  c A      

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 19 45

Türkçe 40 18 19 45

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Kökler 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 4 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 0 4 0

TYT Sosyal 25 13 6 52

Tarih-1 5 3 2 60

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 2 10

Fizik 7 1 0 14

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
SEDA AÇIK 640 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
221,518 220,920 1 3 3 479 13324

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 4 0,00 0 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 43 19 38,25 32 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe AcDBABECD CdB   eC acDeEaEADCaCDceCEECDB

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal CDBcAaDC BDEBCACBEdA     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik  a         a   acD                      

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen            ca  C    

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 10 63

Türkçe 40 25 10 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Kökler 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 5 1 83
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50

TYT Sosyal 25 16 3 64

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 4 3

Matematik-1 40 1 4 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 1 8
Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
SEDA AÇIK 640 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
221,518 220,920 1 3 3 479 13324

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 4 0,00 0 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 43 19 38,25 32 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe AcDBABECD CdB   eC acDeEaEADCaCDceCEECDB

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal CDBcAaDC BDEBCACBEdA     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik  a         a   acD                      

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen            ca  C    

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 10 63

Türkçe 40 25 10 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Kökler 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 5 1 83
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50

TYT Sosyal 25 16 3 64

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 4 3

Matematik-1 40 1 4 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 1 8
Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
SİNAN AKBAŞ PUBG 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
180,128 220,920 11 17 17 733 21750

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,93 6,45 8,62

Toplam: 120 31 23 25,25 21 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe ADDBdBEdcbC d Ecab BdDD CcADCECeaeCEbCDB

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal CDaAAdcd B bcdcCBECe     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 14 55

Türkçe 40 22 14 55

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 4 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 3 25

TYT Sosyal 25 9 9 36

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 4 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
SİNAN AKBAŞ PUBG 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
180,128 220,920 11 17 17 733 21750

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,93 6,45 8,62

Toplam: 120 31 23 25,25 21 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe ADDBdBEdcbC d Ecab BdDD CcADCECeaeCEbCDB

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal CDaAAdcd B bcdcCBECe     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 14 55

Türkçe 40 22 14 55

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 4 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 3 25

TYT Sosyal 25 9 9 36

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 4 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
SUZAN ÖZADİN 621 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
138,515 220,920 29 57 57 872 27781

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 14 8,50 21 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 5 -0,25 -1 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 3 5 1,75 4 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 19 28 12,00 10 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe DBAeE dbcBA a     a ddDbac  aACccE   BE 

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal      e   c    ecAd       

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik                   aEDa         Be  a   e

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen eD     a A  e   C  b

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 14 30

Türkçe 40 12 14 30

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 1 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 2 25
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 0 50

TYT Sosyal 25 1 5 4

Tarih-1 5 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 5 8

Matematik-1 40 3 5 8

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 2 8
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen 20 3 4 15

Fizik 7 1 1 14

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
SUZAN ÖZADİN 621 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
138,515 220,920 29 57 57 872 27781

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 14 8,50 21 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 5 -0,25 -1 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 3 5 1,75 4 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 19 28 12,00 10 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe DBAeE dbcBA a     a ddDbac  aACccE   BE 

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal      e   c    ecAd       

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik                   aEDa         Be  a   e

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen eD     a A  e   C  b

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 14 30

Türkçe 40 12 14 30

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 1 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 2 25
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 0 50

TYT Sosyal 25 1 5 4

Tarih-1 5 0 0 0

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 5 8

Matematik-1 40 3 5 8

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 2 8
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen 20 3 4 15

Fizik 7 1 1 14

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE URFALI 632 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
156,713 220,920 27 47 47 827 25752

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 18 9,50 24 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 24 25 17,75 15 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe ADDBecEabe  ea   a adDedCbAcCEC cedEcC B

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal dea AcDC    BCc BEC      

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik d              B                        

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen            c A      

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 18 35

Türkçe 40 14 18 35

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 3 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 2 25

TYT Sosyal 25 8 5 32

Tarih-1 5 1 3 20

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 1 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE URFALI 632 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
156,713 220,920 27 47 47 827 25752

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 18 9,50 24 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 24 25 17,75 15 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe ADDBecEabe  ea   a adDedCbAcCEC cedEcC B

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal dea AcDC    BCc BEC      

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik d              B                        

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

TYT Fen            c A      

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 18 35

Türkçe 40 14 18 35

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 3 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 2 25

TYT Sosyal 25 8 5 32

Tarih-1 5 1 3 20

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 1 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜGÜLSÜM DURANOĞLU 679 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
207,160 220,920 5 7 7 556 16185

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 3 1 2,75 7 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 39 23 33,25 28 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe DBAcEAdCcBd D bCEbe bEDeCcECDAC cECDDBEC

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal DdcB eAd Dcd BDBAdEC     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik a   BC      B                           

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen c        b  c   eE  

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 11 63

Türkçe 40 25 11 63

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Kökler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 5 1 83
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 1 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 10 7 40

Tarih-1 5 2 2 40

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 1 8

Matematik-1 40 3 1 8

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 4 5

Fizik 7 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜGÜLSÜM DURANOĞLU 679 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
207,160 220,920 5 7 7 556 16185

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 38 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 12,84 11,66 18,47

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,04 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,92 0,91 1,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 6,93 6,45 8,62

Matematik-1 40 3 1 2,75 7 0,86 0,79 6,38

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,44 0,20 1,41

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,31 0,25 2,04

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,23 0,33 1,39

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,98 0,78 4,84

Toplam: 120 39 23 33,25 28 21,03 19,22 35,89

TYT Türkçe DBAcEAdCcBd D bCEbe bEDeCcECDAC cECDDBEC

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal DdcB eAd Dcd BDBAdEC     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik a   BC      B                           

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen c        b  c   eE  

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 11 63

Türkçe 40 25 11 63

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Kökler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 5 1 83
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 1 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 10 7 40

Tarih-1 5 2 2 40

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 1 8

Matematik-1 40 3 1 8

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 4 5

Fizik 7 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
AYNUR KAHRAMAN 65500 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
130,345 220,920 11 63 63 892 28420

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 16 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 24 3,00 8 8,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,41 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,22 0,91 1,40

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,97 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 5,75 6,45 8,62

Matematik-1 40 3 12 0,00 0 0,67 0,79 6,38

Toplam: 120 21 46 9,50 8 14,50 19,22 35,89

TYT Türkçe aaAcEAcacB  D     aacdcbCdEbDAdeebdeaeae

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal eaceACbBBb ACaDcdCdC     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik aaaaaaAaaabBBbb                         

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 24 23

Türkçe 40 9 24 23

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 1 5 17
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 0 4 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 9 10 36

Tarih-1 5 1 4 20

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 12 8

Matematik-1 40 3 12 8

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 2 8
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 3 0 2 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
AYNUR KAHRAMAN 65500 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
130,345 220,920 11 63 63 892 28420

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 16 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 24 3,00 8 8,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,41 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,22 0,91 1,40

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,97 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 5,75 6,45 8,62

Matematik-1 40 3 12 0,00 0 0,67 0,79 6,38

Toplam: 120 21 46 9,50 8 14,50 19,22 35,89

TYT Türkçe aaAcEAcacB  D     aacdcbCdEbDAdeebdeaeae

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal eaceACbBBb ACaDcdCdC     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik aaaaaaAaaabBBbb                         

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 24 23

Türkçe 40 9 24 23

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 1 5 17
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 0 4 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 9 10 36

Tarih-1 5 1 4 20

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 12 8

Matematik-1 40 3 12 8

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 2 8
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 3 0 2 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KOÇ 674 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
157,643 220,920 7 45 45 822 25634

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 16 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 16 9,00 23 8,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,41 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,22 0,91 1,40

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,97 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 5,75 6,45 8,62

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,12 0,20 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,19 0,33 1,39

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,19 0,78 4,84

Toplam: 120 24 23 18,25 15 14,50 19,22 35,89

TYT Türkçe acAcEAdCb           dEccCdadDACbaECDcBba

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal DCbBAd de   CBDBbCd      

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Fen DDc                 

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 16 33

Türkçe 40 13 16 33

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 1 5 17
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 9 6 36

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 3 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 2 1 29

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KOÇ 674 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
157,643 220,920 7 45 45 822 25634

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 16 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 16 9,00 23 8,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,41 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,22 0,91 1,40

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,97 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 5,75 6,45 8,62

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,12 0,20 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,19 0,33 1,39

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,19 0,78 4,84

Toplam: 120 24 23 18,25 15 14,50 19,22 35,89

TYT Türkçe acAcEAdCb           dEccCdadDACbaECDcBba

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal DCbBAd de   CBDBbCd      

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Fen DDc                 

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 16 33

Türkçe 40 13 16 33

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 1 5 17
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 9 6 36

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 3 0

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 2 1 29

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA KIZILTEPE 612 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
174,258 220,920 1 23 23 757 22861

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 16 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 8,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,41 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,22 0,91 1,40

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,97 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 5,75 6,45 8,62

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 0,67 0,79 6,38

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,12 0,20 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,19 0,33 1,39

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 0,19 0,78 4,84

Toplam: 120 31 32 23,00 19 14,50 19,22 35,89

TYT Türkçe DcAcEABCDB  D  C  cedEDaacaCcACDaEbeDBaa

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal DCcBeadBaDaAdaaBdCEC     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik  d          B     D  a                  

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen bea         e    a  

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 15 48

Türkçe 40 19 15 48

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 3 3 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 10 10 40

Tarih-1 5 3 2 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 1 8
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 5 0

Fizik 7 0 3 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA KIZILTEPE 612 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
174,258 220,920 1 23 23 757 22861

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 16 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 8,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,41 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,22 0,91 1,40

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,97 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 5,75 6,45 8,62

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 0,67 0,79 6,38

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,12 0,20 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,19 0,33 1,39

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 0,19 0,78 4,84

Toplam: 120 31 32 23,00 19 14,50 19,22 35,89

TYT Türkçe DcAcEABCDB  D  C  cedEDaacaCcACDaEbeDBaa

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal DCcBeadBaDaAdaaBdCEC     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik  d          B     D  a                  

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen bea         e    a  

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 15 48

Türkçe 40 19 15 48

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 3 3 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 10 10 40

Tarih-1 5 3 2 60

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 1 8
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 5 0

Fizik 7 0 3 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE ORHAN 647 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
171,368 220,920 3 29 29 769 23412

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 16 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 11 10,25 26 8,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,41 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,22 0,91 1,40

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,97 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 5,75 6,45 8,62

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 0,67 0,79 6,38

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,12 0,20 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,19 0,33 1,39

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,19 0,78 4,84

Toplam: 120 26 16 22,00 18 14,50 19,22 35,89

TYT Türkçe aBA EAcac   D  C     d aC E DACac CDb aa

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal eC  AC B DE C aBdCEC     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik             B     D                     

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen e           e       

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 11 33

Türkçe 40 13 11 33

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 2 25
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 0 50

TYT Sosyal 25 11 3 44

Tarih-1 5 2 1 40

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 0 5

Matematik-1 40 2 0 5

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE ORHAN 647 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
171,368 220,920 3 29 29 769 23412

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 16 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 11 10,25 26 8,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,41 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,22 0,91 1,40

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,97 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 5,75 6,45 8,62

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 0,67 0,79 6,38

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,12 0,20 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,25 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,19 0,33 1,39

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,19 0,78 4,84

Toplam: 120 26 16 22,00 18 14,50 19,22 35,89

TYT Türkçe aBA EAcac   D  C     d aC E DACac CDb aa

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal eC  AC B DE C aBdCEC     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik             B     D                     

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

TYT Fen e           e       

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 11 33

Türkçe 40 13 11 33

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Sıfat (Ön Ad) 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 2 25
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 0 50

TYT Sosyal 25 11 3 44

Tarih-1 5 2 1 40

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 0 5

Matematik-1 40 2 0 5

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Kırılma 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA CENGİZ 686 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
123,023 220,920 13 67 67 914 28910

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 16 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 20 5,00 13 8,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,41 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,22 0,91 1,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 1,97 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 11 2,25 11 5,75 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 4 0,00 0 0,67 0,79 6,38

Toplam: 120 16 35 7,25 6 14,50 19,22 35,89

TYT Türkçe aBcDdeBab  eea a  c bdcDCdEbDACecEdc    

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal eCcaAedB ba CBadc  b     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik   c d         cB    c                   

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 20 25

Türkçe 40 10 20 25

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 3 25
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 1 0

TYT Sosyal 25 5 11 20

Tarih-1 5 2 3 40

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 0

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 4 3

Matematik-1 40 1 4 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 2 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA CENGİZ 686 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
123,023 220,920 13 67 67 914 28910

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 16 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 20 5,00 13 8,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,41 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,22 0,91 1,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 1,97 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 11 2,25 11 5,75 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 4 0,00 0 0,67 0,79 6,38

Toplam: 120 16 35 7,25 6 14,50 19,22 35,89

TYT Türkçe aBcDdeBab  eea a  c bdcDCdEbDACecEdc    

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

TYT Sosyal eCcaAedB ba CBadc  b     

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

TYT Matematik   c d         cB    c                   

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 20 25

Türkçe 40 10 20 25

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 1 0 100
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 1 3 25
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 1 0

TYT Sosyal 25 5 11 20

Tarih-1 5 2 3 40

İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 0

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 4 3

Matematik-1 40 1 4 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 2 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER CENGİZ 680 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
143,675 220,920 9 53 53 862 27304

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 16 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 19 9,25 23 8,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,41 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,22 0,91 1,40

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,97 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 5,75 6,45 8,62

Toplam: 120 21 29 13,75 11 14,50 19,22 35,89

TYT Türkçe AccBAcECc   c E  C cdacbCccDCEdDeeeEcabB

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal beBceB e  aEeCbCBdCd     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 19 35

Türkçe 40 14 19 35

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 4 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50

TYT Sosyal 25 7 10 28

Tarih-1 5 1 4 20

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER CENGİZ 680 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
143,675 220,920 9 53 53 862 27304

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 16 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 19 9,25 23 8,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,41 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,22 0,91 1,40

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,97 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 5,75 6,45 8,62

Toplam: 120 21 29 13,75 11 14,50 19,22 35,89

TYT Türkçe AccBAcECc   c E  C cdacbCccDCEdDeeeEcabB

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal beBceB e  aEeCbCBdCd     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 19 35

Türkçe 40 14 19 35

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Kökler 1 1 0 100
Zamir (Adıl) 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 2 4 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50

TYT Sosyal 25 7 10 28

Tarih-1 5 1 4 20

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT1

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
RÜVEYDA ERDURAN 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 1
111,670 220,920 15 71 71 970 29557

Puanı Hesaplanan: 72 72 1051 30384

Katılımlar: 16 76 76 1106 31511

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 30 2,50 6 8,16 11,66 18,47

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,41 1,82 2,55

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,22 0,91 1,40

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,16 1,18 2,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,97 2,54 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 5,75 6,45 8,62

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 0,67 0,79 6,38

Toplam: 120 15 46 3,50 3 14,50 19,22 35,89

TYT Türkçe ADaeAdEabaadBbacabccbDDcedeaaEbDaDaabbce

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

TYT Sosyal dDcebaDdbcccdabaeECd     

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

TYT Matematik       C                                 

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 30 25

Türkçe 40 10 30 25

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar (Öneri, Hayıflanma, Kaygı 1 0 1 0
Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0
Sıfat (Ön Ad) 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Zamir (Adıl) 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Anlatımın Temel Özellikleri (Açıklık, Akıcılık, Duruluk, Yalınlık, Özgünlük, Doğallık, Tutarlılık, Özlülük, Yoğunluk) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 6 1 5 17
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 2 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 4 2 2 50

TYT Sosyal 25 4 16 16

Tarih-1 5 1 4 20

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi   nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
