
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ADANA FEKE Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L 1328000 TG TYT Denemesi 41 41 1499 12535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,5 12,8 18,31 9,8 5,4 8,40 7,6 5,4 6,21 5,7 4,5 4,53 44,5 28,1 37,45 220,990

Okul Ortalaması 15,5 15,2 11,73 6,6 7,1 4,79 1,2 5,1 -0,06 1,7 4,3 0,59 25,0 31,8 17,05 156,270

KATILIMLAR

1 670 GİZEM ÇÖRTEN 12B 29 8 27,00 13 5 11,75 4 5 2,75 46 18 41,50 232,226 1 1 1 379 4607

2 0 MERVENUR DUMAN 12 28 6 26,50 10 6 8,50 38 12 35,00 209,750 1 2 2 566 6133

3 622 SENA ŞENÖZ 12C 22 8 20,00 13 3 12,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 37 14 33,50 208,221 1 3 3 577 6231

4 615 MERVE AZARK N 12 23 8 21,00 9 3 8,25 2 1 1,75 3 2 2,50 37 14 33,50 207,000 2 4 4 596 6326

5 0 SEDA AÇIK 12 24 9 21,75 9 4 8,00 2 1 1,75 35 14 31,50 199,623 3 5 5 662 6860

6 679 GÜLSÜM DURANOĞL 12 27 11 24,25 9 8 7,00 1 3 0,25 1 3 0,25 38 25 31,75 199,307 4 6 6 665 6881

7 639 MERVE ÖNEN 12A 19 11 16,25 9 1 8,75 3 4 2,00 31 16 27,00 186,851 1 7 7 817 7795

8 683 EMİRHAN KOŞTUR 12 20 19 15,25 13 7 11,25 33 26 26,50 186,367 5 8 8 822 7834

9 647 EMİNE ORHAN 12C 20 11 17,25 9 1 8,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 30 15 26,25 183,957 2 9 9 853 7972

10 672 İPEK YARAR 12 21 16 17,00 9 5 7,75 1 0 1,00 31 21 25,75 182,110 6 10 10 878 8104

11 633 GÜLHAN DEMİRCAN 12 18 17 13,75 13 6 11,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 31 26 24,50 180,222 7 11 11 898 8257

12 634 FATMA BŞBYK 12 17 12 14,00 9 5 7,75 1 0 1,00 1 0 1,00 28 17 23,75 176,742 8 12 12 936 8505

13 0 DİLARA KIZILTEP 12C 22 15 18,25 9 10 6,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 31 27 24,25 176,226 3 13 13 940 8528

14 629 SEMİHA ATASOY 12 23 13 19,75 8 12 5,00 0 2 -0,50 31 27 24,25 175,150 9 14 14 951 8594

15 23 İLERİ İ 12B 17 14 13,50 4 3 3,25 1 1 0,75 3 2 2,50 25 20 20,00 162,924 2 15 15 1078 9309

16 636 GÜLDANE DEMİRCAN 12C 18 17 13,75 7 8 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 26 27 19,25 160,927 4 16 16 1098 9423

17 680 KEVSER CENGİZ 12C 17 18 12,50 9 8 7,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 26 30 18,50 159,197 5 17 17 1114 9522

18 681 MELİKE ERGÜCEL 12B 20 17 15,75 6 10 3,50 0 2 -0,50 26 29 18,75 157,905 3 18 18 1122 9571

19 671 EMİNE ARAZ 12 22 14 18,50 6 18 1,50 0 6 -1,50 0 1 -0,25 28 39 18,25 154,287 10 19 19 1154 9755

20 687 MUHAMMET AKBOĞA. 12D 14 21 8,75 8 7 6,25 22 28 15,00 148,807 1 20 20 1183 10025

21 677 KARDELEN BİROL 12 14 15 10,25 7 7 5,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 21 27 14,25 145,408 11 21 21 1210 10178

22 632 TUĞÇE URFALI 12 14 18 9,50 7 9 4,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 22 32 14,00 144,617 12 22 22 1217 10217

23 610 N R   F ATAY 12A 13 23 7,25 7 9 4,75 1 2 0,50 4 13 0,75 25 47 13,25 143,138 2 23 23 1225 10278

24 660 ASLI HAN KOÇER 12A 14 11 11,25 2 5 0,75 1 2 0,50 2 5 0,75 19 23 13,25 140,420 3 24 24 1237 10388

25 101 MUHAMMET AKŞİT 12A 14 11 11,25 3 4 2,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 18 20 13,00 139,835 4 25 25 1240 10407

26 686 FEYZA CENGİZ 12C 15 15 11,25 5 8 3,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 20 29 12,75 139,223 6 26 26 1246 10442

27 0 SİBEL SAYGILI 12C 13 11 10,25 2 2 1,50 2 5 0,75 17 18 12,50 138,584 7 27 27 1252 10467

28 682 ZÜBEYİR ÖNEN 12A 9 6 7,50 5 3 4,25 0 1 -0,25 3 10 0,50 17 20 12,00 138,567 5 28 28 1254 10470

29 0 NURULLAH AKDENİZ 12 13 12 10,00 2 3 1,25 15 15 11,25 134,138 13 29 29 1272 10623

30 666 RÜV  DA ERDURAN 12C 11 25 4,75 8 11 5,25 0 3 -0,75 19 39 9,25 130,616 8 30 30 1287 10743

31 656 KÜBRA AKÇAY 12 9 13 5,75 4 3 3,25 0 6 -1,50 3 5 1,75 16 27 9,25 129,436 14 31 31 1294 10783

32 658 SALİHA ÖZDOĞAN 12 9 3 8,25 1 0 1,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 11 6 9,50 129,214 15 32 32 1295 10799

33 621 SU Z  AN ÖZDN 12 11 18 6,50 3 5 1,75 1 2 0,50 15 25 8,75 127,470 16 33 33 1304 10865

34 675 NAHİDE GÜVENÇ 12 9 26 2,50 7 11 4,25 3 10 0,50 19 47 7,25 124,599 17 34 34 1313 10945

35 655 AYNUR KAHRAMAN 12 9 13 5,75 2 8 0,00 2 3 1,25 13 24 7,00 121,512 18 35 35 1330 11046

36 685 K KRKŞ 12B 10 22 4,50 1 8 -1,00 0 2 -0,50 11 32 3,00 107,946 4 36 36 1383 11467

37 661 HASA N YENİÇERİ 12 3 11 0,25 1 1 0,75 9 31 1,25 13 43 2,25 107,911 19 37 37 1384 11468

38 652 SİNAN AKBAŞ DR 12 10 30 2,50 4 21 -1,25 8 32 0,00 4 16 0,00 26 99 1,25 102,864 20 38 38 1405 11655

39 648 EMİNENUR PAMUK 12 6 14 2,50 1 7 -0,75 0 5 -1,25 1 3 0,25 8 29 0,75 101,088 21 39 39 1415 11717

40 618 MUHAMMED APUHAN 12 6 26 -0,50 4 15 0,25 1 3 0,25 2 7 0,25 13 51 0,25

41 15 HACI ORUÇ 12 4 36 -5,00 7 18 2,50 5 35 -3,75 5 15 1,25 21 104 -5,00
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ADANA FEKE Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L 1328000 TG TYT Denemesi 41 41 1499 12535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,5 12,8 18,31 9,8 5,4 8,40 7,6 5,4 6,21 5,7 4,5 4,53 44,5 28,1 37,45 220,990

Okul Ortalaması 15,5 15,2 11,73 6,6 7,1 4,79 1,2 5,1 -0,06 1,7 4,3 0,59 25,0 31,8 17,05 156,270

KATILIMLAR
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12 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ADANA FEKE Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L 1328000 TG TYT Denemesi 41 41 1499 12535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,5 12,8 18,31 9,8 5,4 8,40 7,6 5,4 6,21 5,7 4,5 4,53 44,5 28,1 37,45 220,990

Okul Ortalaması 15,5 15,2 11,73 6,6 7,1 4,79 1,2 5,1 -0,06 1,7 4,3 0,59 25,0 31,8 17,05 156,270

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 MERVENUR DUMAN 12 28 6 26,50 10 6 8,50 38 12 35,00 209,750 1 2 2 566 6133

2 615 MERVE AZARK N 12 23 8 21,00 9 3 8,25 2 1 1,75 3 2 2,50 37 14 33,50 207,000 2 4 4 596 6326

3 0 SEDA AÇIK 12 24 9 21,75 9 4 8,00 2 1 1,75 35 14 31,50 199,623 3 5 5 662 6860

4 679 GÜLSÜM DURANOĞL 12 27 11 24,25 9 8 7,00 1 3 0,25 1 3 0,25 38 25 31,75 199,307 4 6 6 665 6881

5 683 EMİRHAN KOŞTUR 12 20 19 15,25 13 7 11,25 33 26 26,50 186,367 5 8 8 822 7834

6 672 İPEK YARAR 12 21 16 17,00 9 5 7,75 1 0 1,00 31 21 25,75 182,110 6 10 10 878 8104

7 633 GÜLHAN DEMİRCAN 12 18 17 13,75 13 6 11,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 31 26 24,50 180,222 7 11 11 898 8257

8 634 FATMA BŞBYK 12 17 12 14,00 9 5 7,75 1 0 1,00 1 0 1,00 28 17 23,75 176,742 8 12 12 936 8505

9 629 SEMİHA ATASOY 12 23 13 19,75 8 12 5,00 0 2 -0,50 31 27 24,25 175,150 9 14 14 951 8594

10 671 EMİNE ARAZ 12 22 14 18,50 6 18 1,50 0 6 -1,50 0 1 -0,25 28 39 18,25 154,287 10 19 19 1154 9755

11 677 KARDELEN BİROL 12 14 15 10,25 7 7 5,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 21 27 14,25 145,408 11 21 21 1210 10178

12 632 TUĞÇE URFALI 12 14 18 9,50 7 9 4,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 22 32 14,00 144,617 12 22 22 1217 10217

13 0 NURULLAH AKDENİZ 12 13 12 10,00 2 3 1,25 15 15 11,25 134,138 13 29 29 1272 10623

14 656 KÜBRA AKÇAY 12 9 13 5,75 4 3 3,25 0 6 -1,50 3 5 1,75 16 27 9,25 129,436 14 31 31 1294 10783

15 658 SALİHA ÖZDOĞAN 12 9 3 8,25 1 0 1,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 11 6 9,50 129,214 15 32 32 1295 10799

16 621 SU Z  AN ÖZDN 12 11 18 6,50 3 5 1,75 1 2 0,50 15 25 8,75 127,470 16 33 33 1304 10865

17 675 NAHİDE GÜVENÇ 12 9 26 2,50 7 11 4,25 3 10 0,50 19 47 7,25 124,599 17 34 34 1313 10945

18 655 AYNUR KAHRAMAN 12 9 13 5,75 2 8 0,00 2 3 1,25 13 24 7,00 121,512 18 35 35 1330 11046

19 661 HASA N YENİÇERİ 12 3 11 0,25 1 1 0,75 9 31 1,25 13 43 2,25 107,911 19 37 37 1384 11468

20 652 SİNAN AKBAŞ DR 12 10 30 2,50 4 21 -1,25 8 32 0,00 4 16 0,00 26 99 1,25 102,864 20 38 38 1405 11655

21 648 EMİNENUR PAMUK 12 6 14 2,50 1 7 -0,75 0 5 -1,25 1 3 0,25 8 29 0,75 101,088 21 39 39 1415 11717

22 618 MUHAMMED APUHAN 12 6 26 -0,50 4 15 0,25 1 3 0,25 2 7 0,25 13 51 0,25

23 15 HACI ORUÇ 12 4 36 -5,00 7 18 2,50 5 35 -3,75 5 15 1,25 21 104 -5,00
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12A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ADANA FEKE Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L 1328000 TG TYT Denemesi 41 41 1499 12535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,5 12,8 18,31 9,8 5,4 8,40 7,6 5,4 6,21 5,7 4,5 4,53 44,5 28,1 37,45 220,990

Okul Ortalaması 15,5 15,2 11,73 6,6 7,1 4,79 1,2 5,1 -0,06 1,7 4,3 0,59 25,0 31,8 17,05 156,270

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 639 MERVE ÖNEN 12A 19 11 16,25 9 1 8,75 3 4 2,00 31 16 27,00 186,851 1 7 7 817 7795

2 610 N R   F ATAY 12A 13 23 7,25 7 9 4,75 1 2 0,50 4 13 0,75 25 47 13,25 143,138 2 23 23 1225 10278

3 660 ASLI HAN KOÇER 12A 14 11 11,25 2 5 0,75 1 2 0,50 2 5 0,75 19 23 13,25 140,420 3 24 24 1237 10388

4 101 MUHAMMET AKŞİT 12A 14 11 11,25 3 4 2,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 18 20 13,00 139,835 4 25 25 1240 10407

5 682 ZÜBEYİR ÖNEN 12A 9 6 7,50 5 3 4,25 0 1 -0,25 3 10 0,50 17 20 12,00 138,567 5 28 28 1254 10470

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12B SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ADANA FEKE Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L 1328000 TG TYT Denemesi 41 41 1499 12535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,5 12,8 18,31 9,8 5,4 8,40 7,6 5,4 6,21 5,7 4,5 4,53 44,5 28,1 37,45 220,990

Okul Ortalaması 15,5 15,2 11,73 6,6 7,1 4,79 1,2 5,1 -0,06 1,7 4,3 0,59 25,0 31,8 17,05 156,270

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 670 GİZEM ÇÖRTEN 12B 29 8 27,00 13 5 11,75 4 5 2,75 46 18 41,50 232,226 1 1 1 379 4607

2 23 İLERİ İ 12B 17 14 13,50 4 3 3,25 1 1 0,75 3 2 2,50 25 20 20,00 162,924 2 15 15 1078 9309

3 681 MELİKE ERGÜCEL 12B 20 17 15,75 6 10 3,50 0 2 -0,50 26 29 18,75 157,905 3 18 18 1122 9571

4 685 K KRKŞ 12B 10 22 4,50 1 8 -1,00 0 2 -0,50 11 32 3,00 107,946 4 36 36 1383 11467
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100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



12C SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ADANA FEKE Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L 1328000 TG TYT Denemesi 41 41 1499 12535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,5 12,8 18,31 9,8 5,4 8,40 7,6 5,4 6,21 5,7 4,5 4,53 44,5 28,1 37,45 220,990

Okul Ortalaması 15,5 15,2 11,73 6,6 7,1 4,79 1,2 5,1 -0,06 1,7 4,3 0,59 25,0 31,8 17,05 156,270

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 622 SENA ŞENÖZ 12C 22 8 20,00 13 3 12,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 37 14 33,50 208,221 1 3 3 577 6231

2 647 EMİNE ORHAN 12C 20 11 17,25 9 1 8,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 30 15 26,25 183,957 2 9 9 853 7972

3 0 DİLARA KIZILTEP 12C 22 15 18,25 9 10 6,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 31 27 24,25 176,226 3 13 13 940 8528

4 636 GÜLDANE DEMİRCAN 12C 18 17 13,75 7 8 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 26 27 19,25 160,927 4 16 16 1098 9423

5 680 KEVSER CENGİZ 12C 17 18 12,50 9 8 7,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 26 30 18,50 159,197 5 17 17 1114 9522

6 686 FEYZA CENGİZ 12C 15 15 11,25 5 8 3,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 20 29 12,75 139,223 6 26 26 1246 10442

7 0 SİBEL SAYGILI 12C 13 11 10,25 2 2 1,50 2 5 0,75 17 18 12,50 138,584 7 27 27 1252 10467

8 666 RÜV  DA ERDURAN 12C 11 25 4,75 8 11 5,25 0 3 -0,75 19 39 9,25 130,616 8 30 30 1287 10743

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12D SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ADANA FEKE Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L 1328000 TG TYT Denemesi 41 41 1499 12535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,5 12,8 18,31 9,8 5,4 8,40 7,6 5,4 6,21 5,7 4,5 4,53 44,5 28,1 37,45 220,990

Okul Ortalaması 15,5 15,2 11,73 6,6 7,1 4,79 1,2 5,1 -0,06 1,7 4,3 0,59 25,0 31,8 17,05 156,270

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 687 MUHAMMET AKBOĞA. 12D 14 21 8,75 8 7 6,25 22 28 15,00 148,807 1 20 20 1183 10025
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SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
AYNUR KAHRAMAN 655 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
121,512 220,990 18 35 35 1330 11046

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 23 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 13 5,75 14 10,87 11,73 18,31

Tarih 5 0 5 -1,25 -25 0,61 0,68 1,84

Coğrafya 5 1 0 1,00 20 1,11 1,22 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,90 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,81 2,00 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,03 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 2 8 0,00 0 4,47 4,79 8,40

Matematik 30 2 3 1,25 4 0,08 0,02 5,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,15 -0,09 1,11

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 -0,07 -0,06 6,21

Toplam: 125 13 24 7,00 6 15,46 16,79 35,37

TYT Türkçe cBb   aA db   b    dBbCeeEEADDd   ba    

Cevap Anahtarı B ABECBCDAEEEDBDDCDACEBECCCEEADDCBADEDEDCB

TYT Sosyal aaaee    B     Aa ee     

Cevap Anahtarı B EDCABADECBCAABEAECCDAADBC

TYT Matematik aAAaa                                   

Cevap Anahtarı B BAADBDCABEDCBCABCDEDDBCADCCAEBAACEADEEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL MAT GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 13 23

Türkçe 40 9 13 23

Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 0 2 0
Sözcükte Anlam (Genel) 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümlede Anlam 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Genel) 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yardımcı Düşünceler 8 3 4 38
Akışı Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Konu 3 1 1 33
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Ana Düşünce 2 1 0 50
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 0 2 0

TYT Sosyal 25 2 8 8

Tarih 5 0 5 0

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Orta Asya Kültürü 1 0 1 0
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 1 0 20

Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 0 0 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 10 0 0 0

Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 0 0 0
Pozitivizm 1 0 0 0
Aristoteles 2 0 0 0
Descartes 1 0 0 0
Sokrates 1 0 0 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 1 0 100
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 0 1 0
İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 0 0 0
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 0 1 0
Din ve Çevre 1 0 1 0

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik 30 2 3 7

Kümelerde Problemler 1 0 1 0
Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Bileşik Önermeler, Açık Önermeler ve İspat Yöntemleri 1 0 1 0
Denklem Çözme 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Dört İşlem ve Sıralama 1 0 0 0
Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 2 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler ve Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Doğru Orantı 2 0 0 0
Muhakeme Problemleri 1 0 0 0
Ortalamalar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Sıralama ve Sayma 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE ARAZ 671 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,287 220,990 10 19 19 1154 9755

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 23 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 10,87 11,73 18,31

Tarih 5 1 4 0,00 0 0,61 0,68 1,84

Coğrafya 5 1 4 0,00 0 1,11 1,22 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,90 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,81 2,00 2,74

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,03 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 6 18 1,50 6 4,47 4,79 8,40

Matematik 30 0 6 -1,50 -5 0,08 0,02 5,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,15 -0,09 1,11

TYT Matematik 40 0 6 -1,50 -4 -0,07 -0,06 6,21

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,17 0,08 1,18

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,28 0,37 2,30

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,08 0,14 1,06

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,53 0,59 4,53

Toplam: 125 28 39 18,25 15 15,46 16,79 35,37

TYT Türkçe CEBAbdDd  ceEaAbCcEBECECCbDD dABCbadDEd 

Cevap Anahtarı A CEBAEADCBDBDEEADCDEBECECCCDDAEABCDDEDEBC

TYT Sosyal AeaaeeeeaBdcCcBCbdaCecee 

Cevap Anahtarı A ACDEBDACEBAACEBCEADCAACBD

TYT Matematik      a  acba           c                

Cevap Anahtarı A AABCDBDEBAACBCDDEDCBACBDACCDBEAADAECCBEE

TYT Fen       c             

Cevap Anahtarı A EBCDEADBCEBACDADCCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 14 55

Türkçe 40 22 14 55

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 2 0 100
Sözcükte Anlam (Genel) 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Genel) 2 0 2 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Bölme 1 0 1 0
Akışı Bozan Cümle 1 1 0 100
Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100
Konu 3 1 2 33
Ana Düşünce 2 2 0 100
Paragraf Tamamlama 2 1 0 50
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 2 3 33

TYT Sosyal 25 6 18 24

Tarih 5 1 4 20

Orta Asya Kültürü 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 1 4 20

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 0 1 0
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 10 2 7 20

Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 0 1 0
Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 1 1 50
Aristoteles 2 0 2 0
Pozitivizm 1 1 0 100
Sokrates 1 0 1 0
Descartes 1 0 1 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 1 0 100
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 0 1 0
Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 0 1 0
Din ve Çevre 1 0 1 0
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 6 0

Matematik 30 0 6 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayılar 1 0 0 0
Kümelerde Problemler 1 0 0 0
Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Dört İşlem ve Sıralama 1 0 0 0
Denklem Çözme 1 0 1 0
Bileşik Önermeler, Açık Önermeler ve İspat Yöntemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 2 0 1 0
Bölme - Bölünebilme 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler ve Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Doğru Orantı 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Ortalamalar 1 0 0 0
Muhakeme Problemleri 1 0 0 0
Sıralama ve Sayma 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Dik Prizmalar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Kılcallık ve Yüzey Gerilimi - Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri 1 0 0 0
Sıvılarda Basınç 1 0 0 0
Hal Değişimi ve Bu Değişime Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Etki Tepki Yasaları ve Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
İş Enerji İlişkisi Mekanik Enerji 1 0 0 0
Akım ve Eşdeğer Direnç 1 0 0 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Kimya Uygulamalarinda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Sistemdeki Yerleşim ve Periyodik Özellikler 1 0 0 0
İyonik, Kovalent ve Metalik Bağın Yapısı ve Adlandırılması 2 0 0 0
Asitlerin/Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Derişik ve Seyreltik Çözelti, Derişim, Çözeltilerde Kaynama ve Donma Noktası 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişine İlişkin Kontrollü Deney 1 0 0 0
Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNENUR PAMUK 648 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
101,088 220,990 21 39 39 1415 11717

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 23 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 14 2,50 6 10,87 11,73 18,31

Tarih 5 1 2 0,50 10 0,61 0,68 1,84

Coğrafya 5 0 2 -0,50 -10 1,11 1,22 1,66

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,90 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,81 2,00 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,03 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 1 7 -0,75 -3 4,47 4,79 8,40

Matematik 30 0 4 -1,00 -3 0,08 0,02 5,10

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,15 -0,09 1,11

TYT Matematik 40 0 5 -1,25 -3 -0,07 -0,06 6,21

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,17 0,08 1,18

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,28 0,37 2,30

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,08 0,14 1,06

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,53 0,59 4,53

Toplam: 125 8 29 0,75 1 15,46 16,79 35,37

TYT Türkçe   aC   b E b  c  A dcd d b A eb ea D c B

Cevap Anahtarı B ABECBCDAEEEDBDDCDACEBECCCEEADDCBADEDEDCB

TYT Sosyal c d B e a d  ac          

Cevap Anahtarı B EDCABADECBCAABEAECCDAADBC

TYT Matematik a          b        c       d          e

Cevap Anahtarı B BAADBDCABEDCBCABCDEDDBCADCCAEBAACEADEEBC

TYT Fen      bdB         d  

Cevap Anahtarı B CBEEDDABECCABDACDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 14 15

Türkçe 40 6 14 15

Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 0 1 0
Sözcükte Anlam (Genel) 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümlede Anlam 1 0 0 0
Cümlede Anlam (Genel) 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yardımcı Düşünceler 8 0 5 0
Akışı Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Konu 3 0 2 0
Paragraf Tamamlama 2 1 0 50
Ana Düşünce 2 0 2 0
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 2 1 33

TYT Sosyal 25 1 7 4

Tarih 5 1 2 20

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Orta Asya Kültürü 1 0 0 0
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya 5 0 2 0

Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 0 0 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 10 0 3 0

Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 0 0 0
Pozitivizm 1 0 1 0
Aristoteles 2 0 1 0
Descartes 1 0 0 0
Sokrates 1 0 0 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 0 0 0
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 0 0 0
İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 0 0 0
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 0 0 0
Din ve Çevre 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 5 0

Matematik 30 0 4 0

Kümelerde Problemler 1 0 1 0
Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bileşik Önermeler, Açık Önermeler ve İspat Yöntemleri 1 0 0 0
Denklem Çözme 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Dört İşlem ve Sıralama 1 0 0 0
Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 2 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler ve Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Doğru Orantı 2 0 0 0
Muhakeme Problemleri 1 0 0 0
Ortalamalar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Sıralama ve Sayma 1 0 0 0

Geometri 10 0 1 0

Üçgende Açılar 2 0 1 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 0 2 0

Hal Değişimi ve Bu Değişime Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Sıvılarda Basınç 1 0 0 0
Kılcallık ve Yüzey Gerilimi - Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri 1 0 0 0
İş Enerji İlişkisi Mekanik Enerji 1 0 0 0
Etki Tepki Yasaları ve Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Akım ve Eşdeğer Direnç 1 0 1 0

Kimya 7 1 0 14

Kimya Uygulamalarinda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
İyonik, Kovalent ve Metalik Bağın Yapısı ve Adlandırılması 2 0 0 0
Periyodik Sistemdeki Yerleşim ve Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitlerin/Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Derişik ve Seyreltik Çözelti, Derişim, Çözeltilerde Kaynama ve Donma Noktası 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişine İlişkin Kontrollü Deney 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Kategoriler ve Bu Kategoriler Arasındaki Hiyerarşi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN KOŞTUR 683 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,367 220,990 5 8 8 822 7834

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 23 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 19 15,25 38 10,87 11,73 18,31

Tarih 5 2 3 1,25 25 0,61 0,68 1,84

Coğrafya 5 3 2 2,50 50 1,11 1,22 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 0,90 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,81 2,00 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,03 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 13 7 11,25 45 4,47 4,79 8,40

Toplam: 125 33 26 26,50 21 15,46 16,79 35,37

TYT Türkçe baEa eabcbccdaDCDeaEBEaCCEEbcabBADEDEDCB

Cevap Anahtarı B ABECBCDAEEEDBDDCDACEBECCCEEADDCBADEDEDCB

TYT Sosyal aabABAacCBCAeBEcECCD     

Cevap Anahtarı B EDCABADECBCAABEAECCDAADBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 19 50

Türkçe 40 20 19 50

Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 1 1 50
Sözcükte Anlam (Genel) 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümlede Anlam 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Genel) 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Akışı Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Bölme 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50
Konu 3 1 2 33
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Ana Düşünce 2 1 1 50
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 6 0 100

TYT Sosyal 25 13 7 52

Tarih 5 2 3 40

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Orta Asya Kültürü 1 1 0 100
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya 5 3 2 60

Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 10 4 1 40

Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 1 0 50
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 0 1 0
Pozitivizm 1 1 0 100
Aristoteles 2 1 0 50
Descartes 1 0 0 0
Sokrates 1 0 0 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 0 1 0
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 1 0 100
İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 1 0 100
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 1 0 100
Din ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA BŞBYK 634 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,742 220,990 8 12 12 936 8505

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 23 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 12 14,00 35 10,87 11,73 18,31

Tarih 5 2 3 1,25 25 0,61 0,68 1,84

Coğrafya 5 1 0 1,00 20 1,11 1,22 1,66

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,90 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,81 2,00 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,03 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 9 5 7,75 31 4,47 4,79 8,40

Matematik 30 1 0 1,00 3 0,08 0,02 5,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,15 -0,09 1,11

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 -0,07 -0,06 6,21

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,17 0,08 1,18

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,28 0,37 2,30

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,08 0,14 1,06

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,53 0,59 4,53

Toplam: 125 28 17 23,75 19 15,46 16,79 35,37

TYT Türkçe ABbe b  daEed DbbACEBbCCCE  eD aADED    

Cevap Anahtarı B ABECBCDAEEEDBDDCDACEBECCCEEADDCBADEDEDCB

TYT Sosyal abCdB    BC  BacECCD     

Cevap Anahtarı B EDCABADECBCAABEAECCDAADBC

TYT Matematik        A                                

Cevap Anahtarı B BAADBDCABEDCBCABCDEDDBCADCCAEBAACEADEEBC

TYT Fen        B            

Cevap Anahtarı B CBEEDDABECCABDACDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 12 43

Türkçe 40 17 12 43

Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 1 1 50
Sözcükte Anlam (Genel) 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümlede Anlam 1 0 0 0
Cümlede Anlam (Genel) 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63
Akışı Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100
Konu 3 2 0 67
Paragraf Tamamlama 2 0 1 0
Ana Düşünce 2 2 0 100
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 2 0 33

TYT Sosyal 25 9 5 36

Tarih 5 2 3 40

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Orta Asya Kültürü 1 0 1 0
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya 5 1 0 20

Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 0 0 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 10 2 1 20

Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 1 0 50
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 0 0 0
Pozitivizm 1 1 0 100
Aristoteles 2 0 1 0
Descartes 1 0 0 0
Sokrates 1 0 0 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 0 1 0
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 1 0 100
İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 1 0 100
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 1 0 100
Din ve Çevre 1 1 0 100

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik 30 1 0 3

Kümelerde Problemler 1 0 0 0
Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bileşik Önermeler, Açık Önermeler ve İspat Yöntemleri 1 0 0 0
Denklem Çözme 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Dört İşlem ve Sıralama 1 0 0 0
Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 2 1 0 50
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler ve Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Doğru Orantı 2 0 0 0
Muhakeme Problemleri 1 0 0 0
Ortalamalar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Sıralama ve Sayma 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

Hal Değişimi ve Bu Değişime Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Sıvılarda Basınç 1 0 0 0
Kılcallık ve Yüzey Gerilimi - Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri 1 0 0 0
İş Enerji İlişkisi Mekanik Enerji 1 0 0 0
Etki Tepki Yasaları ve Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kırılma ve Renk 1 0 0 0
Akım ve Eşdeğer Direnç 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimya Uygulamalarinda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
İyonik, Kovalent ve Metalik Bağın Yapısı ve Adlandırılması 2 0 0 0
Periyodik Sistemdeki Yerleşim ve Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitlerin/Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Derişik ve Seyreltik Çözelti, Derişim, Çözeltilerde Kaynama ve Donma Noktası 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişine İlişkin Kontrollü Deney 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Kategoriler ve Bu Kategoriler Arasındaki Hiyerarşi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLHAN DEMİRCAN 633 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,222 220,990 7 11 11 898 8257

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 23 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 10,87 11,73 18,31

Tarih 5 5 0 5,00 100 0,61 0,68 1,84

Coğrafya 5 2 2 1,50 30 1,11 1,22 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,90 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,81 2,00 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,03 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 13 6 11,50 46 4,47 4,79 8,40

Matematik 30 0 2 -0,50 -2 0,08 0,02 5,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,15 -0,09 1,11

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 -0,07 -0,06 6,21

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,17 0,08 1,18

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,28 0,37 2,30

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,08 0,14 1,06

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,53 0,59 4,53

Toplam: 125 31 26 24,50 20 15,46 16,79 35,37

TYT Türkçe bEcAEb     ebaeDCDaBcCECCCDDdabcbDDdDEdd

Cevap Anahtarı A CEBAEADCBDBDEEADCDEBECECCCDDAEABCDDEDEBC

TYT Sosyal ACDEB dCcBAAdaeCEeDC     

Cevap Anahtarı A ACDEBDACEBAACEBCEADCAACBD

TYT Matematik          e       b                      

Cevap Anahtarı A AABCDBDEBAACBCDDEDCBACBDACCDBEAADAECCBEE

TYT Fen                 b   

Cevap Anahtarı A EBCDEADBCEBACDADCCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 17 45

Türkçe 40 18 17 45

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 2 0 100
Sözcükte Anlam (Genel) 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Genel) 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 1 0 100
Akışı Bozan Cümle 1 1 0 100
Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50
Konu 3 2 1 67
Ana Düşünce 2 1 1 50
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 3 3 50

TYT Sosyal 25 13 6 52

Tarih 5 5 0 100

Orta Asya Kültürü 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya 5 2 2 40

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 0 1 0
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 10 2 3 20

Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 1 0 100
Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 0 1 0
Aristoteles 2 0 1 0
Pozitivizm 1 0 1 0
Sokrates 1 0 0 0
Descartes 1 0 0 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 1 0 100
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 1 0 100
Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 0 1 0
Din ve Çevre 1 1 0 100
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik 30 0 2 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayılar 1 0 0 0
Kümelerde Problemler 1 0 0 0
Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Dört İşlem ve Sıralama 1 0 0 0
Denklem Çözme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler, Açık Önermeler ve İspat Yöntemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 2 0 1 0
Bölme - Bölünebilme 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler ve Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Doğru Orantı 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Ortalamalar 1 0 0 0
Muhakeme Problemleri 1 0 0 0
Sıralama ve Sayma 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Dik Prizmalar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

Kılcallık ve Yüzey Gerilimi - Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri 1 0 0 0
Sıvılarda Basınç 1 0 0 0
Hal Değişimi ve Bu Değişime Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Etki Tepki Yasaları ve Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
İş Enerji İlişkisi Mekanik Enerji 1 0 0 0
Akım ve Eşdeğer Direnç 1 0 0 0
Kırılma ve Renk 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimya Uygulamalarinda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Sistemdeki Yerleşim ve Periyodik Özellikler 1 0 0 0
İyonik, Kovalent ve Metalik Bağın Yapısı ve Adlandırılması 2 0 0 0
Asitlerin/Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Derişik ve Seyreltik Çözelti, Derişim, Çözeltilerde Kaynama ve Donma Noktası 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişine İlişkin Kontrollü Deney 1 0 0 0
Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM DURANOĞL 679 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,307 220,990 4 6 6 665 6881

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 23 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 10,87 11,73 18,31

Tarih 5 2 3 1,25 25 0,61 0,68 1,84

Coğrafya 5 2 2 1,50 30 1,11 1,22 1,66

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,90 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,81 2,00 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,03 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 9 8 7,00 28 4,47 4,79 8,40

Matematik 30 1 3 0,25 1 0,08 0,02 5,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,15 -0,09 1,11

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 -0,07 -0,06 6,21

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,17 0,08 1,18

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,28 0,37 2,30

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,08 0,14 1,06

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,53 0,59 4,53

Toplam: 125 38 25 31,75 25 15,46 16,79 35,37

TYT Türkçe CEBAcAaC  dDacADCDbBECECeCDDAEcBCDDEDbeb

Cevap Anahtarı A CEBAEADCBDBDEEADCDEBECECCCDDAEABCDDEDEBC

TYT Sosyal ACade AdcB e EcCEdDC     

Cevap Anahtarı A ACDEBDACEBAACEBCEADCAACBD

TYT Matematik e B b   d                               

Cevap Anahtarı A AABCDBDEBAACBCDDEDCBACBDACCDBEAADAECCBEE

TYT Fen      A cb      e    

Cevap Anahtarı A EBCDEADBCEBACDADCCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 11 68

Türkçe 40 27 11 68

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 2 0 100
Sözcükte Anlam (Genel) 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Genel) 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 1 0 100
Akışı Bozan Cümle 1 1 0 100
Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100
Konu 3 3 0 100
Ana Düşünce 2 1 1 50
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 3 3 50

TYT Sosyal 25 9 8 36

Tarih 5 2 3 40

Orta Asya Kültürü 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 2 2 40

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 1 0 100
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 10 1 2 10

Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 0 1 0
Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 0 0 0
Aristoteles 2 1 0 50
Pozitivizm 1 0 1 0
Sokrates 1 0 0 0
Descartes 1 0 0 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 1 0 100
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 1 0 100
Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 0 1 0
Din ve Çevre 1 1 0 100
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 1 0 100

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik 30 1 3 3

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayılar 1 0 0 0
Kümelerde Problemler 1 1 0 100
Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Dört İşlem ve Sıralama 1 0 1 0
Denklem Çözme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler, Açık Önermeler ve İspat Yöntemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 2 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler ve Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Doğru Orantı 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Ortalamalar 1 0 0 0
Muhakeme Problemleri 1 0 0 0
Sıralama ve Sayma 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Dik Prizmalar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 1 0 14

Kılcallık ve Yüzey Gerilimi - Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri 1 0 0 0
Sıvılarda Basınç 1 0 0 0
Hal Değişimi ve Bu Değişime Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Etki Tepki Yasaları ve Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
İş Enerji İlişkisi Mekanik Enerji 1 0 0 0
Akım ve Eşdeğer Direnç 1 1 0 100
Kırılma ve Renk 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Kimya Uygulamalarinda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Sistemdeki Yerleşim ve Periyodik Özellikler 1 0 1 0
İyonik, Kovalent ve Metalik Bağın Yapısı ve Adlandırılması 2 0 0 0
Asitlerin/Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Derişik ve Seyreltik Çözelti, Derişim, Çözeltilerde Kaynama ve Donma Noktası 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişine İlişkin Kontrollü Deney 1 0 0 0
Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
HACI ORUÇ 15 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 36 -5,00 -13 10,87 11,73 18,31

Tarih 5 2 3 1,25 25 0,61 0,68 1,84

Coğrafya 5 2 3 1,25 25 1,11 1,22 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,90 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,81 2,00 2,74

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,03 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 7 18 2,50 10 4,47 4,79 8,40

Matematik 30 3 27 -3,75 -13 0,08 0,02 5,10

Geometri 10 2 8 0,00 0 -0,15 -0,09 1,11

TYT Matematik 40 5 35 -3,75 -9 -0,07 -0,06 6,21

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,17 0,08 1,18

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,28 0,37 2,30

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,08 0,14 1,06

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 0,53 0,59 4,53

Toplam: 125 21 104 -5,00 -4 15,46 16,79 35,37

TYT Türkçe addccbebBcdbaaecdbbcbbdeaaccdEdabDecbdBd

Cevap Anahtarı A CEBAEADCBDBDEEADCDEBECECCCDDAEABCDDEDEBC

TYT Sosyal eCaEebedEBcdabBCddcbdcbdD

Cevap Anahtarı A ACDEBDACEBAACEBCEADCAACBD

TYT Matematik dcebDebbacddabeecbbdcaBcdebcBaAceAcdeeaa

Cevap Anahtarı A AABCDBDEBAACBCDDEDCBACBDACCDBEAADAECCBEE

TYT Fen baeDbcecddaeCcbDbCbB

Cevap Anahtarı A EBCDEADBCEBACDADCCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 4 36 10

Türkçe 40 4 36 10

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 0 2 0
Sözcükte Anlam (Genel) 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Genel) 2 0 2 0
Cümlede Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 0 1 0
Akışı Bozan Cümle 1 0 1 0
Yardımcı Düşünceler 8 1 7 13
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 2 0
Konu 3 1 2 33
Ana Düşünce 2 0 2 0
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 1 5 17

TYT Sosyal 25 7 18 28

Tarih 5 2 3 40

Orta Asya Kültürü 1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 2 3 40

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 0 1 0
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 10 2 8 20

Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 0 1 0
Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 0 2 0
Aristoteles 2 0 2 0
Pozitivizm 1 1 0 100
Sokrates 1 0 1 0
Descartes 1 0 1 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 1 0 100
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 0 1 0
Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 0 1 0
Din ve Çevre 1 0 1 0
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 0 1 0

TYT Matematik 40 5 35 13

Matematik 30 3 27 10

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayılar 1 0 1 0
Kümelerde Problemler 1 0 1 0
Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Dört İşlem ve Sıralama 1 1 0 100
Denklem Çözme 1 0 1 0
Bileşik Önermeler, Açık Önermeler ve İspat Yöntemleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 2 0 2 0
Bölme - Bölünebilme 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler ve Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 1 0
Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 1 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Doğru Orantı 2 0 2 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Hareket(Hız) Problemleri 1 1 0 100
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Ortalamalar 1 0 1 0
Muhakeme Problemleri 1 0 1 0
Sıralama ve Sayma 1 1 0 100
Olasılık 1 0 1 0

Geometri 10 2 8 20

Dik Prizmalar 2 1 1 50
Üçgende Açılar 2 0 2 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 2 0
Özel Üçgenler 1 0 1 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0

TYT Fen 20 5 15 25

Fizik 7 1 6 14

Kılcallık ve Yüzey Gerilimi - Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri 1 0 1 0
Sıvılarda Basınç 1 0 1 0
Hal Değişimi ve Bu Değişime Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Etki Tepki Yasaları ve Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
İş Enerji İlişkisi Mekanik Enerji 1 0 1 0
Akım ve Eşdeğer Direnç 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 1 6 14

Kimya Uygulamalarinda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Sistemdeki Yerleşim ve Periyodik Özellikler 1 0 1 0
İyonik, Kovalent ve Metalik Bağın Yapısı ve Adlandırılması 2 1 1 50
Asitlerin/Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Derişik ve Seyreltik Çözelti, Derişim, Çözeltilerde Kaynama ve Donma Noktası 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

Hücre Zarından Madde Geçişine İlişkin Kontrollü Deney 1 0 1 0
Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
HASA N YENİÇERİ 661 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
107,911 220,990 19 37 37 1384 11468

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 23 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 11 0,25 1 10,87 11,73 18,31

Tarih 5 0 1 -0,25 -5 0,61 0,68 1,84

Coğrafya 5 1 0 1,00 20 1,11 1,22 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,90 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,81 2,00 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,03 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 1 1 0,75 3 4,47 4,79 8,40

Matematik 30 7 23 1,25 4 0,08 0,02 5,10

Geometri 10 2 8 0,00 0 -0,15 -0,09 1,11

TYT Matematik 40 9 31 1,25 3 -0,07 -0,06 6,21

Toplam: 125 13 43 2,25 2 15,46 16,79 35,37

TYT Türkçe  aa d a          cEca b e a    c  DE    

Cevap Anahtarı A CEBAEADCBDBDEEADCDEBECECCCDDAEABCDDEDEBC

TYT Sosyal     e    B               

Cevap Anahtarı A ACDEBDACEBAACEBCEADCAACBD

TYT Matematik cccCcccccccCcCccccCccCcccCCccccccccCCccc

Cevap Anahtarı A AABCDBDEBAACBCDDEDCBACBDACCDBEAADAECCBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL MAT GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 3 11 8

Türkçe 40 3 11 8

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 0 1 0
Sözcükte Anlam (Genel) 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Genel) 2 0 1 0
Cümlede Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 0 0 0
Akışı Bozan Cümle 1 0 0 0
Yardımcı Düşünceler 8 1 5 13
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Konu 3 0 0 0
Ana Düşünce 2 0 1 0
Paragraf Tamamlama 2 0 0 0
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 2 0 33

TYT Sosyal 25 1 1 4

Tarih 5 0 1 0

Orta Asya Kültürü 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 1 0 20

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 0 0 0
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 10 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 0 0 0
Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 0 0 0
Aristoteles 2 0 0 0
Pozitivizm 1 0 0 0
Sokrates 1 0 0 0
Descartes 1 0 0 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 0 0 0
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 0 0 0
Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 0 0 0
Din ve Çevre 1 0 0 0
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 31 23

Matematik 30 7 23 23

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayılar 1 0 1 0
Kümelerde Problemler 1 0 1 0
Köklü İfadelerin Özellikleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Dört İşlem ve Sıralama 1 0 1 0
Denklem Çözme 1 0 1 0
Bileşik Önermeler, Açık Önermeler ve İspat Yöntemleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 2 0 2 0
Bölme - Bölünebilme 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler ve Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyon 1 0 1 0
Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 1 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Doğru Orantı 2 1 1 50
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Hareket(Hız) Problemleri 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Ortalamalar 1 1 0 100
Muhakeme Problemleri 1 0 1 0
Sıralama ve Sayma 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0

Geometri 10 2 8 20

Dik Prizmalar 2 0 2 0
Üçgende Açılar 2 1 1 50
Kare 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 0 2 0
Özel Üçgenler 1 1 0 100
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK YARAR 672 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,110 220,990 6 10 10 878 8104

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 23 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 10,87 11,73 18,31

Tarih 5 1 2 0,50 10 0,61 0,68 1,84

Coğrafya 5 2 1 1,75 35 1,11 1,22 1,66

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,90 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,81 2,00 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,03 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 9 5 7,75 31 4,47 4,79 8,40

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,17 0,08 1,18

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,28 0,37 2,30

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,08 0,14 1,06

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,53 0,59 4,53

Toplam: 125 31 21 25,75 21 15,46 16,79 35,37

TYT Türkçe eEBAEdDe   ecddDeeEBEaECCdDDAEdaCDDEDaeb

Cevap Anahtarı A CEBAEADCBDBDEEADCDEBECECCCDDAEABCDDEDEBC

TYT Sosyal A  be  CcBA CaBCb DC     

Cevap Anahtarı A ACDEBDACEBAACEBCEADCAACBD

TYT Fen            A        

Cevap Anahtarı A EBCDEADBCEBACDADCCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 16 53

Türkçe 40 21 16 53

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 2 0 100
Sözcükte Anlam (Genel) 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Genel) 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 1 0 100
Akışı Bozan Cümle 1 0 1 0
Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50
Konu 3 2 1 67
Ana Düşünce 2 1 1 50
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 3 3 50

TYT Sosyal 25 9 5 36

Tarih 5 1 2 20

Orta Asya Kültürü 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 2 1 40

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 0 0 0
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 10 3 1 30

Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 0 0 0
Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 1 0 50
Aristoteles 2 0 1 0
Pozitivizm 1 1 0 100
Sokrates 1 0 0 0
Descartes 1 0 0 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 1 0 100
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 0 1 0
Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 0 0 0
Din ve Çevre 1 1 0 100
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 1 0 100

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

Kılcallık ve Yüzey Gerilimi - Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri 1 0 0 0
Sıvılarda Basınç 1 0 0 0
Hal Değişimi ve Bu Değişime Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Etki Tepki Yasaları ve Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
İş Enerji İlişkisi Mekanik Enerji 1 0 0 0
Akım ve Eşdeğer Direnç 1 0 0 0
Kırılma ve Renk 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimya Uygulamalarinda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Sistemdeki Yerleşim ve Periyodik Özellikler 1 0 0 0
İyonik, Kovalent ve Metalik Bağın Yapısı ve Adlandırılması 2 0 0 0
Asitlerin/Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Derişik ve Seyreltik Çözelti, Derişim, Çözeltilerde Kaynama ve Donma Noktası 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişine İlişkin Kontrollü Deney 1 0 0 0
Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Kategoriler ve Bu Kategoriler Arasındaki Hiyerarşi 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Genetik Varyasyonların Biyolojik Çeşitliliği Açıklamadaki Rolü 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN BİROL 677 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,408 220,990 11 21 21 1210 10178

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 23 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 15 10,25 26 10,87 11,73 18,31

Tarih 5 1 3 0,25 5 0,61 0,68 1,84

Coğrafya 5 2 1 1,75 35 1,11 1,22 1,66

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,90 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,81 2,00 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,03 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 7 7 5,25 21 4,47 4,79 8,40

Matematik 30 0 0 0,00 0 0,08 0,02 5,10

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,15 -0,09 1,11

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 -0,07 -0,06 6,21

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,17 0,08 1,18

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,28 0,37 2,30

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,08 0,14 1,06

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 0,53 0,59 4,53

Toplam: 125 21 27 14,25 11 15,46 16,79 35,37

TYT Türkçe A Ee  DcdEE   cdbed ddCC E A D BAebDaDae

Cevap Anahtarı B ABECBCDAEEEDBDDCDACEBECCCEEADDCBADEDEDCB

TYT Sosyal d CceA d BC A a cCaD     

Cevap Anahtarı B EDCABADECBCAABEAECCDAADBC

TYT Matematik                                      d  

Cevap Anahtarı B BAADBDCABEDCBCABCDEDDBCADCCAEBAACEADEEBC

TYT Fen ad   b d            

Cevap Anahtarı B CBEEDDABECCABDACDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 15 35

Türkçe 40 14 15 35

Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 2 0 100
Sözcükte Anlam (Genel) 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Genel) 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yardımcı Düşünceler 8 3 3 38
Akışı Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Konu 3 1 1 33
Paragraf Tamamlama 2 1 0 50
Ana Düşünce 2 2 0 100
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 2 4 33

TYT Sosyal 25 7 7 28

Tarih 5 1 3 20

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Orta Asya Kültürü 1 0 1 0
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 2 1 40

Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 10 2 1 20

Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 1 0 50
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 1 0 100
Pozitivizm 1 0 0 0
Aristoteles 2 0 1 0
Descartes 1 0 0 0
Sokrates 1 0 0 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 0 0 0
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 0 1 0
İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 1 0 100
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 0 1 0
Din ve Çevre 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik 30 0 0 0

Kümelerde Problemler 1 0 0 0
Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bileşik Önermeler, Açık Önermeler ve İspat Yöntemleri 1 0 0 0
Denklem Çözme 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Dört İşlem ve Sıralama 1 0 0 0
Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 2 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler ve Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Doğru Orantı 2 0 0 0
Muhakeme Problemleri 1 0 0 0
Ortalamalar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Sıralama ve Sayma 1 0 0 0

Geometri 10 0 1 0

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0

TYT Fen 20 0 4 0

Fizik 7 0 3 0

Hal Değişimi ve Bu Değişime Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Sıvılarda Basınç 1 0 1 0
Kılcallık ve Yüzey Gerilimi - Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri 1 0 0 0
İş Enerji İlişkisi Mekanik Enerji 1 0 0 0
Etki Tepki Yasaları ve Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Akım ve Eşdeğer Direnç 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Kimya Uygulamalarinda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
İyonik, Kovalent ve Metalik Bağın Yapısı ve Adlandırılması 2 0 0 0
Periyodik Sistemdeki Yerleşim ve Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitlerin/Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Derişik ve Seyreltik Çözelti, Derişim, Çözeltilerde Kaynama ve Donma Noktası 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişine İlişkin Kontrollü Deney 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Kategoriler ve Bu Kategoriler Arasındaki Hiyerarşi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA AKÇAY 656 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
129,436 220,990 14 31 31 1294 10783

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 23 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 13 5,75 14 10,87 11,73 18,31

Tarih 5 0 3 -0,75 -15 0,61 0,68 1,84

Coğrafya 5 1 0 1,00 20 1,11 1,22 1,66

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,90 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 1,81 2,00 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,03 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 4 3 3,25 13 4,47 4,79 8,40

Matematik 30 0 5 -1,25 -4 0,08 0,02 5,10

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,15 -0,09 1,11

TYT Matematik 40 0 6 -1,50 -4 -0,07 -0,06 6,21

Fizik 7 3 0 3,00 43 0,17 0,08 1,18

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,28 0,37 2,30

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,08 0,14 1,06

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 0,53 0,59 4,53

Toplam: 125 16 27 9,25 7 15,46 16,79 35,37

TYT Türkçe ABbC eaAbaE B cbcACdc       a    bEc    

Cevap Anahtarı B ABECBCDAEEEDBDDCDACEBECCCEEADDCBADEDEDCB

TYT Sosyal aa  e    B AA      D     

Cevap Anahtarı B EDCABADECBCAABEAECCDAADBC

TYT Matematik   d   bea        a              e       

Cevap Anahtarı B BAADBDCABEDCBCABCDEDDBCADCCAEBAACEADEEBC

TYT Fen C   DD c       ebcd 

Cevap Anahtarı B CBEEDDABECCABDACDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 13 23

Türkçe 40 9 13 23

Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 1 1 50
Sözcükte Anlam (Genel) 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümlede Anlam 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Genel) 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yardımcı Düşünceler 8 0 2 0
Akışı Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50
Konu 3 0 1 0
Paragraf Tamamlama 2 0 1 0
Ana Düşünce 2 0 0 0
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 1 1 17

TYT Sosyal 25 4 3 16

Tarih 5 0 3 0

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Orta Asya Kültürü 1 0 0 0
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 1 0 20

Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 0 0 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 10 2 0 20

Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 1 0 100
Pozitivizm 1 0 0 0
Aristoteles 2 0 0 0
Descartes 1 0 0 0
Sokrates 1 0 0 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 0 0 0
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 0 0 0
İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 0 0 0
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 0 0 0
Din ve Çevre 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 6 0

Matematik 30 0 5 0

Kümelerde Problemler 1 0 0 0
Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bileşik Önermeler, Açık Önermeler ve İspat Yöntemleri 1 0 0 0
Denklem Çözme 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Dört İşlem ve Sıralama 1 0 0 0
Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 1 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 2 0 1 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler ve Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Doğru Orantı 2 0 0 0
Muhakeme Problemleri 1 0 0 0
Ortalamalar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Sıralama ve Sayma 1 0 0 0

Geometri 10 0 1 0

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 5 15

Fizik 7 3 0 43

Hal Değişimi ve Bu Değişime Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Sıvılarda Basınç 1 0 0 0
Kılcallık ve Yüzey Gerilimi - Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri 1 0 0 0
İş Enerji İlişkisi Mekanik Enerji 1 0 0 0
Etki Tepki Yasaları ve Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kırılma ve Renk 1 1 0 100
Akım ve Eşdeğer Direnç 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Kimya Uygulamalarinda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
İyonik, Kovalent ve Metalik Bağın Yapısı ve Adlandırılması 2 0 0 0
Periyodik Sistemdeki Yerleşim ve Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitlerin/Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Derişik ve Seyreltik Çözelti, Derişim, Çözeltilerde Kaynama ve Donma Noktası 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 4 0

Hücre Zarından Madde Geçişine İlişkin Kontrollü Deney 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Kategoriler ve Bu Kategoriler Arasındaki Hiyerarşi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE AZARK N 615 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,000 220,990 2 4 4 596 6326

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 23 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 10,87 11,73 18,31

Tarih 5 0 1 -0,25 -5 0,61 0,68 1,84

Coğrafya 5 2 2 1,50 30 1,11 1,22 1,66

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,90 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,81 2,00 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,03 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 9 3 8,25 33 4,47 4,79 8,40

Matematik 30 2 1 1,75 6 0,08 0,02 5,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,15 -0,09 1,11

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 -0,07 -0,06 6,21

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,17 0,08 1,18

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,28 0,37 2,30

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,08 0,14 1,06

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 0,53 0,59 4,53

Toplam: 125 37 14 33,50 27 15,46 16,79 35,37

TYT Türkçe A E  CD ddE   cCDACEBaCCCEE DDCBcDbDdD e

Cevap Anahtarı B ABECBCDAEEEDBDDCDACEBECCCEEADDCBADEDEDCB

TYT Sosyal    c e cCBC A  AECCD     

Cevap Anahtarı B EDCABADECBCAABEAECCDAADBC

TYT Matematik        AB     d                         

Cevap Anahtarı B BAADBDCABEDCBCABCDEDDBCADCCAEBAACEADEEBC

TYT Fen b    e BE       D   

Cevap Anahtarı B CBEEDDABECCABDACDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 8 58

Türkçe 40 23 8 58

Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 2 0 100
Sözcükte Anlam (Genel) 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Genel) 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Akışı Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Bölme 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100
Konu 3 3 0 100
Paragraf Tamamlama 2 1 0 50
Ana Düşünce 2 1 1 50
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 2 3 33

TYT Sosyal 25 9 3 36

Tarih 5 0 1 0

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Orta Asya Kültürü 1 0 1 0
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya 5 2 2 40

Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 0 1 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 10 2 0 20

Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 1 0 50
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 1 0 100
Pozitivizm 1 0 0 0
Aristoteles 2 0 0 0
Descartes 1 0 0 0
Sokrates 1 0 0 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 1 0 100
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 1 0 100
İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 1 0 100
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 1 0 100
Din ve Çevre 1 1 0 100

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik 30 2 1 7

Kümelerde Problemler 1 0 0 0
Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bileşik Önermeler, Açık Önermeler ve İspat Yöntemleri 1 0 0 0
Denklem Çözme 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Dört İşlem ve Sıralama 1 0 0 0
Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 2 1 0 50
Tek - Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler ve Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Doğru Orantı 2 0 0 0
Muhakeme Problemleri 1 0 0 0
Ortalamalar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Sıralama ve Sayma 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 2 15

Fizik 7 0 2 0

Hal Değişimi ve Bu Değişime Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Sıvılarda Basınç 1 0 0 0
Kılcallık ve Yüzey Gerilimi - Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri 1 0 0 0
İş Enerji İlişkisi Mekanik Enerji 1 0 0 0
Etki Tepki Yasaları ve Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Akım ve Eşdeğer Direnç 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Kimya Uygulamalarinda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
İyonik, Kovalent ve Metalik Bağın Yapısı ve Adlandırılması 2 1 0 50
Periyodik Sistemdeki Yerleşim ve Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitlerin/Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Derişik ve Seyreltik Çözelti, Derişim, Çözeltilerde Kaynama ve Donma Noktası 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Hücre Zarından Madde Geçişine İlişkin Kontrollü Deney 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Kategoriler ve Bu Kategoriler Arasındaki Hiyerarşi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
MERVENUR DUMAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,750 220,990 1 2 2 566 6133

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 23 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 10,87 11,73 18,31

Tarih 5 2 2 1,50 30 0,61 0,68 1,84

Coğrafya 5 1 3 0,25 5 1,11 1,22 1,66

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,90 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,81 2,00 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,03 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 10 6 8,50 34 4,47 4,79 8,40

Toplam: 125 38 12 35,00 28 15,46 16,79 35,37

TYT Türkçe A Ee CaAEb e  DCDACEBECCCEEADDCaADEDaD B

Cevap Anahtarı B ABECBCDAEEEDBDDCDACEBECCCEEADDCBADEDEDCB

TYT Sosyal E aAec caBdAA E ECCD     

Cevap Anahtarı B EDCABADECBCAABEAECCDAADBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 6 70

Türkçe 40 28 6 70

Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 2 0 100
Sözcükte Anlam (Genel) 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Genel) 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Akışı Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Bölme 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100
Konu 3 3 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Ana Düşünce 2 2 0 100
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 4 1 67

TYT Sosyal 25 10 6 40

Tarih 5 2 2 40

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Orta Asya Kültürü 1 1 0 100
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 1 3 20

Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 0 1 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 10 3 1 30

Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 1 0 100
Pozitivizm 1 0 0 0
Aristoteles 2 1 0 50
Descartes 1 0 0 0
Sokrates 1 0 0 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 0 0 0
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 1 0 100
İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 1 0 100
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 1 0 100
Din ve Çevre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED APUHAN 618 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 26 -0,50 -1 10,87 11,73 18,31

Tarih 5 0 5 -1,25 -25 0,61 0,68 1,84

Coğrafya 5 2 3 1,25 25 1,11 1,22 1,66

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,90 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 1,81 2,00 2,74

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,03 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 4 15 0,25 1 4,47 4,79 8,40

Matematik 30 1 1 0,75 3 0,08 0,02 5,10

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,15 -0,09 1,11

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 -0,07 -0,06 6,21

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,17 0,08 1,18

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,28 0,37 2,30

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,08 0,14 1,06

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 0,53 0,59 4,53

Toplam: 125 13 51 0,25 0 15,46 16,79 35,37

TYT Türkçe e da Cbbbac   edbbaceECbda bbD aA dedDbd

Cevap Anahtarı B ABECBCDAEEEDBDDCDACEBECCCEEADDCBADEDEDCB

TYT Sosyal abedeeecCBbd   bc eaA D a

Cevap Anahtarı B EDCABADECBCAABEAECCDAADBC

TYT Matematik                    e    D     d b       

Cevap Anahtarı B BAADBDCABEDCBCABCDEDDBCADCCAEBAACEADEEBC

TYT Fen dcE ead         b Ee

Cevap Anahtarı B CBEEDDABECCABDACDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 26 15

Türkçe 40 6 26 15

Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 0 2 0
Sözcükte Anlam (Genel) 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Genel) 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yardımcı Düşünceler 8 1 6 13
Akışı Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 2 0
Konu 3 1 0 33
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Ana Düşünce 2 2 0 100
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 1 5 17

TYT Sosyal 25 4 15 16

Tarih 5 0 5 0

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Orta Asya Kültürü 1 0 1 0
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 2 3 40

Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 0 1 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 10 2 3 20

Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 0 2 0
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 0 0 0
Pozitivizm 1 0 0 0
Aristoteles 2 0 0 0
Descartes 1 1 0 100
Sokrates 1 0 0 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 0 1 0
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 0 1 0
İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 0 0 0
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 0 1 0
Din ve Çevre 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik 30 1 1 3

Kümelerde Problemler 1 0 0 0
Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bileşik Önermeler, Açık Önermeler ve İspat Yöntemleri 1 0 0 0
Denklem Çözme 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Dört İşlem ve Sıralama 1 0 0 0
Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 2 0 1 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler ve Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Doğru Orantı 2 0 0 0
Muhakeme Problemleri 1 1 0 100
Ortalamalar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Sıralama ve Sayma 1 0 0 0

Geometri 10 0 2 0

Üçgende Açılar 2 0 1 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 7 10

Fizik 7 1 5 14

Hal Değişimi ve Bu Değişime Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Sıvılarda Basınç 1 0 1 0
Kılcallık ve Yüzey Gerilimi - Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri 1 1 0 100
İş Enerji İlişkisi Mekanik Enerji 1 0 0 0
Etki Tepki Yasaları ve Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Akım ve Eşdeğer Direnç 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Kimya Uygulamalarinda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
İyonik, Kovalent ve Metalik Bağın Yapısı ve Adlandırılması 2 0 0 0
Periyodik Sistemdeki Yerleşim ve Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitlerin/Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Derişik ve Seyreltik Çözelti, Derişim, Çözeltilerde Kaynama ve Donma Noktası 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Hücre Zarından Madde Geçişine İlişkin Kontrollü Deney 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Kategoriler ve Bu Kategoriler Arasındaki Hiyerarşi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
NAHİDE GÜVENÇ 675 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
124,599 220,990 17 34 34 1313 10945

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 23 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 26 2,50 6 10,87 11,73 18,31

Tarih 5 1 3 0,25 5 0,61 0,68 1,84

Coğrafya 5 3 1 2,75 55 1,11 1,22 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,90 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,81 2,00 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,03 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 7 11 4,25 17 4,47 4,79 8,40

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,17 0,08 1,18

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,28 0,37 2,30

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,08 0,14 1,06

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 0,53 0,59 4,53

Toplam: 125 19 47 7,25 6 15,46 16,79 35,37

TYT Türkçe eb eaAce acDbdcbCDEBbabeae e deB eDbDaed

Cevap Anahtarı A CEBAEADCBDBDEEADCDEBECECCCDDAEABCDDEDEBC

TYT Sosyal Ad de ACbBedbbBCdeDe     

Cevap Anahtarı A ACDEBDACEBAACEBCEADCAACBD

TYT Fen Eca   cd b  C eDeecd

Cevap Anahtarı A EBCDEADBCEBACDADCCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 26 23

Türkçe 40 9 26 23

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 0 2 0
Sözcükte Anlam (Genel) 1 0 0 0
Cümlede Anlam (Genel) 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 0 1 0
Akışı Bozan Cümle 1 1 0 100
Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 2 0
Konu 3 0 2 0
Ana Düşünce 2 0 1 0
Paragraf Tamamlama 2 0 1 0
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 2 4 33

TYT Sosyal 25 7 11 28

Tarih 5 1 3 20

Orta Asya Kültürü 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 3 1 60

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 1 0 100
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 10 1 4 10

Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 0 1 0
Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 0 1 0
Aristoteles 2 0 1 0
Pozitivizm 1 1 0 100
Sokrates 1 0 0 0
Descartes 1 0 0 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 1 0 100
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 0 1 0
Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 0 1 0
Din ve Çevre 1 1 0 100
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 0 1 0

TYT Fen 20 3 10 15

Fizik 7 1 3 14

Kılcallık ve Yüzey Gerilimi - Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri 1 1 0 100
Sıvılarda Basınç 1 0 1 0
Hal Değişimi ve Bu Değişime Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Etki Tepki Yasaları ve Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
İş Enerji İlişkisi Mekanik Enerji 1 0 0 0
Akım ve Eşdeğer Direnç 1 0 0 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 1 2 14

Kimya Uygulamalarinda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Sistemdeki Yerleşim ve Periyodik Özellikler 1 0 0 0
İyonik, Kovalent ve Metalik Bağın Yapısı ve Adlandırılması 2 1 1 50
Asitlerin/Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Derişik ve Seyreltik Çözelti, Derişim, Çözeltilerde Kaynama ve Donma Noktası 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 5 17

Hücre Zarından Madde Geçişine İlişkin Kontrollü Deney 1 0 1 0
Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Kategoriler ve Bu Kategoriler Arasındaki Hiyerarşi 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Genetik Varyasyonların Biyolojik Çeşitliliği Açıklamadaki Rolü 1 0 1 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
NURULLAH AKDENİZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
134,138 220,990 13 29 29 1272 10623

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 23 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 12 10,00 25 10,87 11,73 18,31

Matematik 30 2 3 1,25 4 0,08 0,02 5,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,15 -0,09 1,11

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 -0,07 -0,06 6,21

Toplam: 125 15 15 11,25 9 15,46 16,79 35,37

TYT Türkçe bE AEAD    bdceDCDEBbeaeeaDDAa          

Cevap Anahtarı A CEBAEADCBDBDEEADCDEBECECCCDDAEABCDDEDEBC

TYT Matematik Ac   e  d  C                            

Cevap Anahtarı A AABCDBDEBAACBCDDEDCBACBDACCDBEAADAECCBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 12 33

Türkçe 40 13 12 33

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 2 0 100
Sözcükte Anlam (Genel) 1 0 0 0
Cümlede Anlam (Genel) 2 2 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 1 0 100
Akışı Bozan Cümle 1 1 0 100
Yardımcı Düşünceler 8 3 4 38
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 2 0
Konu 3 0 1 0
Ana Düşünce 2 1 0 50
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 0 0 0

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik 30 2 3 7

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayılar 1 0 1 0
Kümelerde Problemler 1 0 0 0
Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Dört İşlem ve Sıralama 1 0 0 0
Denklem Çözme 1 0 1 0
Bileşik Önermeler, Açık Önermeler ve İspat Yöntemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 2 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler ve Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Doğru Orantı 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Ortalamalar 1 0 0 0
Muhakeme Problemleri 1 0 0 0
Sıralama ve Sayma 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Dik Prizmalar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
SALİHA ÖZDOĞAN 658 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
129,214 220,990 15 32 32 1295 10799

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 23 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 3 8,25 21 10,87 11,73 18,31

Tarih 5 0 0 0,00 0 0,61 0,68 1,84

Coğrafya 5 0 0 0,00 0 1,11 1,22 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,90 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 1,81 2,00 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,03 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 1 0 1,00 4 4,47 4,79 8,40

Matematik 30 1 0 1,00 3 0,08 0,02 5,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,15 -0,09 1,11

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 -0,07 -0,06 6,21

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,17 0,08 1,18

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,28 0,37 2,30

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,08 0,14 1,06

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,53 0,59 4,53

Toplam: 125 11 6 9,50 8 15,46 16,79 35,37

TYT Türkçe     E  C   cEcA  DEBEC             d    

Cevap Anahtarı A CEBAEADCBDBDEEADCDEBECECCCDDAEABCDDEDEBC

TYT Sosyal                C         

Cevap Anahtarı A ACDEBDACEBAACEBCEADCAACBD

TYT Matematik    C                                    

Cevap Anahtarı A AABCDBDEBAACBCDDEDCBACBDACCDBEAADAECCBEE

TYT Fen       ea    e       

Cevap Anahtarı A EBCDEADBCEBACDADCCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 3 23

Türkçe 40 9 3 23

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 0 0 0
Sözcükte Anlam (Genel) 1 0 0 0
Cümlede Anlam (Genel) 2 1 0 50
Cümlede Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Bölme 1 0 0 0
Akışı Bozan Cümle 1 0 0 0
Yardımcı Düşünceler 8 3 0 38
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100
Konu 3 0 0 0
Ana Düşünce 2 0 0 0
Paragraf Tamamlama 2 0 0 0
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 0 1 0

TYT Sosyal 25 1 0 4

Tarih 5 0 0 0

Orta Asya Kültürü 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya 5 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 0 0 0
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 10 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 0 0 0
Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 0 0 0
Aristoteles 2 0 0 0
Pozitivizm 1 0 0 0
Sokrates 1 0 0 0
Descartes 1 0 0 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 1 0 100
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 0 0 0
Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 0 0 0
Din ve Çevre 1 0 0 0
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik 30 1 0 3

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayılar 1 0 0 0
Kümelerde Problemler 1 0 0 0
Köklü İfadelerin Özellikleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Dört İşlem ve Sıralama 1 0 0 0
Denklem Çözme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler, Açık Önermeler ve İspat Yöntemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 2 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler ve Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Doğru Orantı 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Ortalamalar 1 0 0 0
Muhakeme Problemleri 1 0 0 0
Sıralama ve Sayma 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Dik Prizmalar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 3 0

Fizik 7 0 1 0

Kılcallık ve Yüzey Gerilimi - Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri 1 0 0 0
Sıvılarda Basınç 1 0 0 0
Hal Değişimi ve Bu Değişime Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Etki Tepki Yasaları ve Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
İş Enerji İlişkisi Mekanik Enerji 1 0 0 0
Akım ve Eşdeğer Direnç 1 0 0 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 0 2 0

Kimya Uygulamalarinda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Sistemdeki Yerleşim ve Periyodik Özellikler 1 0 0 0
İyonik, Kovalent ve Metalik Bağın Yapısı ve Adlandırılması 2 0 1 0
Asitlerin/Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Derişik ve Seyreltik Çözelti, Derişim, Çözeltilerde Kaynama ve Donma Noktası 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişine İlişkin Kontrollü Deney 1 0 0 0
Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
SEDA AÇIK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,623 220,990 3 5 5 662 6860

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 23 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 10,87 11,73 18,31

Tarih 5 3 2 2,50 50 0,61 0,68 1,84

Coğrafya 5 2 1 1,75 35 1,11 1,22 1,66

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,90 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,81 2,00 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,03 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 9 4 8,00 32 4,47 4,79 8,40

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,17 0,08 1,18

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,28 0,37 2,30

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,08 0,14 1,06

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,53 0,59 4,53

Toplam: 125 35 14 31,50 25 15,46 16,79 35,37

TYT Türkçe A Eb Ca cd baDDCD  EBECCCEaADDCBADEDaD e

Cevap Anahtarı B ABECBCDAEEEDBDDCDACEBECCCEEADDCBADEDEDCB

TYT Sosyal EaCAe  cCB A    ECCb     

Cevap Anahtarı B EDCABADECBCAABEAECCDAADBC

TYT Fen        BE      a    

Cevap Anahtarı B CBEEDDABECCABDACDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 9 60

Türkçe 40 24 9 60

Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 2 0 100
Sözcükte Anlam (Genel) 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Genel) 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Akışı Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Bölme 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Konu 3 3 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Ana Düşünce 2 2 0 100
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 3 2 50

TYT Sosyal 25 9 4 36

Tarih 5 3 2 60

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Orta Asya Kültürü 1 1 0 100
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 2 1 40

Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 0 0 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 10 1 0 10

Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 0 0 0
Pozitivizm 1 0 0 0
Aristoteles 2 0 0 0
Descartes 1 0 0 0
Sokrates 1 0 0 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 0 0 0
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 1 0 100
İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 1 0 100
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 1 0 100
Din ve Çevre 1 0 1 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 0 0 0

Hal Değişimi ve Bu Değişime Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Sıvılarda Basınç 1 0 0 0
Kılcallık ve Yüzey Gerilimi - Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri 1 0 0 0
İş Enerji İlişkisi Mekanik Enerji 1 0 0 0
Etki Tepki Yasaları ve Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kırılma ve Renk 1 0 0 0
Akım ve Eşdeğer Direnç 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Kimya Uygulamalarinda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
İyonik, Kovalent ve Metalik Bağın Yapısı ve Adlandırılması 2 1 0 50
Periyodik Sistemdeki Yerleşim ve Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitlerin/Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Derişik ve Seyreltik Çözelti, Derişim, Çözeltilerde Kaynama ve Donma Noktası 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişine İlişkin Kontrollü Deney 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Kategoriler ve Bu Kategoriler Arasındaki Hiyerarşi 1 0 1 0
Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Genetik Varyasyonların Biyolojik Çeşitliliği Açıklamadaki Rolü 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİHA ATASOY 629 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,150 220,990 9 14 14 951 8594

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 23 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 10,87 11,73 18,31

Tarih 5 0 5 -1,25 -25 0,61 0,68 1,84

Coğrafya 5 3 2 2,50 50 1,11 1,22 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,90 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,81 2,00 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,03 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 8 12 5,00 20 4,47 4,79 8,40

Matematik 30 0 1 -0,25 -1 0,08 0,02 5,10

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,15 -0,09 1,11

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 -0,07 -0,06 6,21

Toplam: 125 31 27 24,25 19 15,46 16,79 35,37

TYT Türkçe AdEb  DAEcEcc DbD CdBECeCEcADDCaADEDaDbe

Cevap Anahtarı B ABECBCDAEEEDBDDCDACEBECCCEEADDCBADEDEDCB

TYT Sosyal daaeecDcCBCAdeabEaCD     

Cevap Anahtarı B EDCABADECBCAABEAECCDAADBC

TYT Matematik   e                                    a

Cevap Anahtarı B BAADBDCABEDCBCABCDEDDBCADCCAEBAACEADEEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL MAT GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 13 58

Türkçe 40 23 13 58

Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 2 0 100
Sözcükte Anlam (Genel) 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Genel) 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Akışı Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50
Konu 3 3 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Ana Düşünce 2 2 0 100
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 3 3 50

TYT Sosyal 25 8 12 32

Tarih 5 0 5 0

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Orta Asya Kültürü 1 0 1 0
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 3 2 60

Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 0 1 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 10 2 3 20

Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 1 0 50
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 0 1 0
Pozitivizm 1 0 1 0
Aristoteles 2 0 1 0
Descartes 1 0 0 0
Sokrates 1 0 0 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 0 1 0
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 1 0 100
İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 0 1 0
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 1 0 100
Din ve Çevre 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik 30 0 1 0

Kümelerde Problemler 1 0 0 0
Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bileşik Önermeler, Açık Önermeler ve İspat Yöntemleri 1 0 0 0
Denklem Çözme 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Dört İşlem ve Sıralama 1 0 0 0
Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 2 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler ve Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Doğru Orantı 2 0 0 0
Muhakeme Problemleri 1 0 0 0
Ortalamalar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Sıralama ve Sayma 1 0 0 0

Geometri 10 0 1 0

Üçgende Açılar 2 0 1 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
SİNAN AKBAŞ DR 652 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
102,864 220,990 20 38 38 1405 11655

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 23 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 30 2,50 6 10,87 11,73 18,31

Tarih 5 1 4 0,00 0 0,61 0,68 1,84

Coğrafya 5 1 4 0,00 0 1,11 1,22 1,66

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,90 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,81 2,00 2,74

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,03 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 4 21 -1,25 -5 4,47 4,79 8,40

Matematik 30 7 23 1,25 4 0,08 0,02 5,10

Geometri 10 1 9 -1,25 -13 -0,15 -0,09 1,11

TYT Matematik 40 8 32 0,00 0 -0,07 -0,06 6,21

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,17 0,08 1,18

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,28 0,37 2,30

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,08 0,14 1,06

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 0,53 0,59 4,53

Toplam: 125 26 99 1,25 1 15,46 16,79 35,37

TYT Türkçe ddddddDddddDdDDdDdddddddddddDDdddDdDdDdd

Cevap Anahtarı B ABECBCDAEEEDBDDCDACEBECCCEEADDCBADEDEDCB

TYT Sosyal dDddddDddddddddddddDddDdd

Cevap Anahtarı B EDCABADECBCAABEAECCDAADBC

TYT Matematik dddDdDddddDddddddDdDDdddDddddddddddDdddd

Cevap Anahtarı B BAADBDCABEDCBCABCDEDDBCADCCAEBAACEADEEBC

TYT Fen ddddDDdddddddDddDddd

Cevap Anahtarı B CBEEDDABECCABDACDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 30 25

Türkçe 40 10 30 25

Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 0 2 0
Sözcükte Anlam (Genel) 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Genel) 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yardımcı Düşünceler 8 1 7 13
Akışı Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 2 0
Konu 3 1 2 33
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Ana Düşünce 2 1 1 50
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 2 4 33

TYT Sosyal 25 4 21 16

Tarih 5 1 4 20

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Orta Asya Kültürü 1 0 1 0
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 1 4 20

Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 0 1 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 10 1 9 10

Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 0 2 0
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 0 1 0
Pozitivizm 1 0 1 0
Aristoteles 2 0 2 0
Descartes 1 0 1 0
Sokrates 1 0 1 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 0 1 0
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 0 1 0
İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 0 1 0
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 0 1 0
Din ve Çevre 1 1 0 100

TYT Matematik 40 8 32 20

Matematik 30 7 23 23

Kümelerde Problemler 1 0 1 0
Sayılar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bileşik Önermeler, Açık Önermeler ve İspat Yöntemleri 1 1 0 100
Denklem Çözme 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Dört İşlem ve Sıralama 1 1 0 100
Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 1 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 2 1 1 50
Tek - Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyon 1 1 0 100
Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler ve Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Bölme - Bölünebilme 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 1 0 100
Hareket(Hız) Problemleri 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Doğru Orantı 2 0 2 0
Muhakeme Problemleri 1 1 0 100
Ortalamalar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
Sıralama ve Sayma 1 0 1 0

Geometri 10 1 9 10

Üçgende Açılar 2 0 2 0
Dik Prizmalar 2 0 2 0
Özel Üçgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 0 2 0
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Benzerlik 1 0 1 0

TYT Fen 20 4 16 20

Fizik 7 2 5 29

Hal Değişimi ve Bu Değişime Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Sıvılarda Basınç 1 0 1 0
Kılcallık ve Yüzey Gerilimi - Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri 1 0 1 0
İş Enerji İlişkisi Mekanik Enerji 1 0 1 0
Etki Tepki Yasaları ve Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kırılma ve Renk 1 1 0 100
Akım ve Eşdeğer Direnç 1 0 1 0

Kimya 7 1 6 14

Kimya Uygulamalarinda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
İyonik, Kovalent ve Metalik Bağın Yapısı ve Adlandırılması 2 0 2 0
Periyodik Sistemdeki Yerleşim ve Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Asitlerin/Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Derişik ve Seyreltik Çözelti, Derişim, Çözeltilerde Kaynama ve Donma Noktası 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 5 17

Hücre Zarından Madde Geçişine İlişkin Kontrollü Deney 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Kategoriler ve Bu Kategoriler Arasındaki Hiyerarşi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
SU Z  AN ÖZDN 621 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
127,470 220,990 16 33 33 1304 10865

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 23 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 18 6,50 16 10,87 11,73 18,31

Tarih 5 2 2 1,50 30 0,61 0,68 1,84

Coğrafya 5 1 2 0,50 10 1,11 1,22 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,90 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 1,81 2,00 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,03 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 3 5 1,75 7 4,47 4,79 8,40

Matematik 30 1 2 0,50 2 0,08 0,02 5,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,15 -0,09 1,11

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 -0,07 -0,06 6,21

Toplam: 125 15 25 8,75 7 15,46 16,79 35,37

TYT Türkçe A bb de  aEed DCbe deE   EEAD  dcccDbDdd

Cevap Anahtarı B ABECBCDAEEEDBDDCDACEBECCCEEADDCBADEDEDCB

TYT Sosyal a CAe  aaB         a     

Cevap Anahtarı B EDCABADECBCAABEAECCDAADBC

TYT Matematik   c              b     A                

Cevap Anahtarı B BAADBDCABEDCBCABCDEDDBCADCCAEBAACEADEEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL MAT GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 18 28

Türkçe 40 11 18 28

Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 1 1 50
Sözcükte Anlam (Genel) 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümlede Anlam 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Genel) 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yardımcı Düşünceler 8 4 2 50
Akışı Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Bölme 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Konu 3 0 1 0
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Ana Düşünce 2 0 1 0
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 2 4 33

TYT Sosyal 25 3 5 12

Tarih 5 2 2 40

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Orta Asya Kültürü 1 1 0 100
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 1 2 20

Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 0 0 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 10 0 0 0

Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 0 0 0
Pozitivizm 1 0 0 0
Aristoteles 2 0 0 0
Descartes 1 0 0 0
Sokrates 1 0 0 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 0 0 0
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 0 0 0
İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 0 0 0
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 0 0 0
Din ve Çevre 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik 30 1 2 3

Kümelerde Problemler 1 0 0 0
Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bileşik Önermeler, Açık Önermeler ve İspat Yöntemleri 1 0 0 0
Denklem Çözme 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Dört İşlem ve Sıralama 1 0 0 0
Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 2 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler ve Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Doğru Orantı 2 1 0 50
Muhakeme Problemleri 1 0 0 0
Ortalamalar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Sıralama ve Sayma 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE URFALI 632 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,617 220,990 12 22 22 1217 10217

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 23 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 18 9,50 24 10,87 11,73 18,31

Tarih 5 2 2 1,50 30 0,61 0,68 1,84

Coğrafya 5 1 3 0,25 5 1,11 1,22 1,66

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,90 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,81 2,00 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,03 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 7 9 4,75 19 4,47 4,79 8,40

Matematik 30 0 2 -0,50 -2 0,08 0,02 5,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,15 -0,09 1,11

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 -0,07 -0,06 6,21

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,17 0,08 1,18

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,28 0,37 2,30

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,08 0,14 1,06

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,53 0,59 4,53

Toplam: 125 22 32 14,00 11 15,46 16,79 35,37

TYT Türkçe ba e  ab cbe  cCaeCEBEaCdEdAeDbBb EaED B

Cevap Anahtarı B ABECBCDAEEEDBDDCDACEBECCCEEADDCBADEDEDCB

TYT Sosyal d CAeA cdaCe ca bCCD     

Cevap Anahtarı B EDCABADECBCAABEAECCDAADBC

TYT Matematik   b     d                               

Cevap Anahtarı B BAADBDCABEDCBCABCDEDDBCADCCAEBAACEADEEBC

TYT Fen  B   a a d          

Cevap Anahtarı B CBEEDDABECCABDACDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 18 35

Türkçe 40 14 18 35

Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 0 1 0
Sözcükte Anlam (Genel) 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümlede Anlam 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Genel) 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Akışı Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Bölme 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100
Konu 3 0 2 0
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Ana Düşünce 2 1 1 50
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 4 1 67

TYT Sosyal 25 7 9 28

Tarih 5 2 2 40

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Orta Asya Kültürü 1 1 0 100
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 1 3 20

Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 10 1 3 10

Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 1 0 50
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 0 0 0
Pozitivizm 1 0 1 0
Aristoteles 2 0 1 0
Descartes 1 0 0 0
Sokrates 1 0 0 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 0 0 0
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 0 1 0
İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 1 0 100
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 1 0 100
Din ve Çevre 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik 30 0 2 0

Kümelerde Problemler 1 0 0 0
Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bileşik Önermeler, Açık Önermeler ve İspat Yöntemleri 1 0 0 0
Denklem Çözme 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Dört İşlem ve Sıralama 1 0 0 0
Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 2 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler ve Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Doğru Orantı 2 0 0 0
Muhakeme Problemleri 1 0 0 0
Ortalamalar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Sıralama ve Sayma 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 1 1 14

Hal Değişimi ve Bu Değişime Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Sıvılarda Basınç 1 1 0 100
Kılcallık ve Yüzey Gerilimi - Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri 1 0 0 0
İş Enerji İlişkisi Mekanik Enerji 1 0 0 0
Etki Tepki Yasaları ve Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Akım ve Eşdeğer Direnç 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Kimya Uygulamalarinda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
İyonik, Kovalent ve Metalik Bağın Yapısı ve Adlandırılması 2 0 0 0
Periyodik Sistemdeki Yerleşim ve Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitlerin/Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Derişik ve Seyreltik Çözelti, Derişim, Çözeltilerde Kaynama ve Donma Noktası 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişine İlişkin Kontrollü Deney 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Kategoriler ve Bu Kategoriler Arasındaki Hiyerarşi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI HAN KOÇER 660 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
140,420 220,990 3 24 24 1237 10388

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 5 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 11 11,25 28 10,70 11,73 18,31

Tarih 5 0 1 -0,25 -5 1,00 0,68 1,84

Coğrafya 5 1 2 0,50 10 1,45 1,22 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,30 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,60 2,00 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 -0,25 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 2 5 0,75 3 4,10 4,79 8,40

Matematik 30 1 2 0,50 2 0,12 0,02 5,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,09 1,11

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 0,12 -0,06 6,21

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,05 0,08 1,18

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,40 0,37 2,30

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,45 0,14 1,06

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,80 0,59 4,53

Toplam: 125 19 23 13,25 11 15,70 16,79 35,37

TYT Türkçe eE AEc C DccaaAbCD Bb E C  DAaeBb       

Cevap Anahtarı A CEBAEADCBDBDEEADCDEBECECCCDDAEABCDDEDEBC

TYT Sosyal     e  bcB     a bD      

Cevap Anahtarı A ACDEBDACEBAACEBCEADCAACBD

TYT Matematik e       a A                             

Cevap Anahtarı A AABCDBDEBAACBCDDEDCBACBDACCDBEAADAECCBEE

TYT Fen E db  cB       b  d 

Cevap Anahtarı A EBCDEADBCEBACDADCCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 11 35

Türkçe 40 14 11 35

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 2 0 100
Sözcükte Anlam (Genel) 1 0 0 0
Cümlede Anlam (Genel) 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 0 1 0
Akışı Bozan Cümle 1 1 0 100
Yardımcı Düşünceler 8 5 1 63
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Konu 3 0 1 0
Ana Düşünce 2 0 1 0
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 0 0 0

TYT Sosyal 25 2 5 8

Tarih 5 0 1 0

Orta Asya Kültürü 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 1 2 20

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 0 0 0
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 10 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 0 0 0
Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 0 0 0
Aristoteles 2 0 0 0
Pozitivizm 1 0 0 0
Sokrates 1 0 0 0
Descartes 1 0 0 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 0 1 0
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 0 0 0
Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 0 1 0
Din ve Çevre 1 1 0 100
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik 30 1 2 3

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayılar 1 0 0 0
Kümelerde Problemler 1 0 0 0
Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Dört İşlem ve Sıralama 1 0 0 0
Denklem Çözme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler, Açık Önermeler ve İspat Yöntemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 2 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler ve Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Doğru Orantı 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Ortalamalar 1 0 0 0
Muhakeme Problemleri 1 0 0 0
Sıralama ve Sayma 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Dik Prizmalar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 5 10

Fizik 7 1 3 14

Kılcallık ve Yüzey Gerilimi - Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri 1 1 0 100
Sıvılarda Basınç 1 0 0 0
Hal Değişimi ve Bu Değişime Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Etki Tepki Yasaları ve Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
İş Enerji İlişkisi Mekanik Enerji 1 0 0 0
Akım ve Eşdeğer Direnç 1 0 0 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 1 0 14

Kimya Uygulamalarinda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Sistemdeki Yerleşim ve Periyodik Özellikler 1 0 0 0
İyonik, Kovalent ve Metalik Bağın Yapısı ve Adlandırılması 2 0 0 0
Asitlerin/Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Derişik ve Seyreltik Çözelti, Derişim, Çözeltilerde Kaynama ve Donma Noktası 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Hücre Zarından Madde Geçişine İlişkin Kontrollü Deney 1 0 0 0
Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ÖNEN 639 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,851 220,990 1 7 7 817 7795

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 5 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 11 16,25 41 10,70 11,73 18,31

Tarih 5 3 0 3,00 60 1,00 0,68 1,84

Coğrafya 5 1 0 1,00 20 1,45 1,22 1,66

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,30 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,60 2,00 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 -0,25 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 9 1 8,75 35 4,10 4,79 8,40

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,05 0,08 1,18

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,40 0,37 2,30

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,45 0,14 1,06

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 0,80 0,59 4,53

Toplam: 125 31 16 27,00 22 15,70 16,79 35,37

TYT Türkçe bd bbc     DEEADCDEBcCEe b D dAB DDEDEda

Cevap Anahtarı A CEBAEADCBDBDEEADCDEBECECCCDDAEABCDDEDEBC

TYT Sosyal A  EB    B  Cc CE DC     

Cevap Anahtarı A ACDEBDACEBAACEBCEADCAACBD

TYT Fen  c D e ce       C  B

Cevap Anahtarı A EBCDEADBCEBACDADCCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 11 48

Türkçe 40 19 11 48

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 0 2 0
Sözcükte Anlam (Genel) 1 0 0 0
Cümlede Anlam (Genel) 2 0 2 0
Cümlede Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Bölme 1 1 0 100
Akışı Bozan Cümle 1 1 0 100
Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50
Konu 3 1 1 33
Ana Düşünce 2 1 0 50
Paragraf Tamamlama 2 1 0 50
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 4 2 67

TYT Sosyal 25 9 1 36

Tarih 5 3 0 60

Orta Asya Kültürü 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya 5 1 0 20

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 0 0 0
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 10 1 1 10

Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 0 0 0
Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 1 0 50
Aristoteles 2 0 1 0
Pozitivizm 1 0 0 0
Sokrates 1 0 0 0
Descartes 1 0 0 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 1 0 100
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 1 0 100
Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 0 0 0
Din ve Çevre 1 1 0 100
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 1 0 100

TYT Fen 20 3 4 15

Fizik 7 1 2 14

Kılcallık ve Yüzey Gerilimi - Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri 1 0 0 0
Sıvılarda Basınç 1 0 1 0
Hal Değişimi ve Bu Değişime Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Etki Tepki Yasaları ve Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
İş Enerji İlişkisi Mekanik Enerji 1 0 0 0
Akım ve Eşdeğer Direnç 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Kimya Uygulamalarinda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Sistemdeki Yerleşim ve Periyodik Özellikler 1 0 1 0
İyonik, Kovalent ve Metalik Bağın Yapısı ve Adlandırılması 2 0 0 0
Asitlerin/Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Derişik ve Seyreltik Çözelti, Derişim, Çözeltilerde Kaynama ve Donma Noktası 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

Hücre Zarından Madde Geçişine İlişkin Kontrollü Deney 1 0 0 0
Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Kategoriler ve Bu Kategoriler Arasındaki Hiyerarşi 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Genetik Varyasyonların Biyolojik Çeşitliliği Açıklamadaki Rolü 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET AKŞİT 101 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
139,835 220,990 4 25 25 1240 10407

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 5 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 11 11,25 28 10,70 11,73 18,31

Tarih 5 0 1 -0,25 -5 1,00 0,68 1,84

Coğrafya 5 2 1 1,75 35 1,45 1,22 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,30 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,60 2,00 2,74

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 -0,25 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 3 4 2,00 8 4,10 4,79 8,40

Matematik 30 0 1 -0,25 -1 0,12 0,02 5,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,09 1,11

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 0,12 -0,06 6,21

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,05 0,08 1,18

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,40 0,37 2,30

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,45 0,14 1,06

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,80 0,59 4,53

Toplam: 125 18 20 13,00 10 15,70 16,79 35,37

TYT Türkçe eE AEc C DccaaAbCD Bb E C  DAaeBb       

Cevap Anahtarı A CEBAEADCBDBDEEADCDEBECECCCDDAEABCDDEDEBC

TYT Sosyal     e  CcB       bD    e 

Cevap Anahtarı A ACDEBDACEBAACEBCEADCAACBD

TYT Matematik e                                       

Cevap Anahtarı A AABCDBDEBAACBCDDEDCBACBDACCDBEAADAECCBEE

TYT Fen E db  c        b    

Cevap Anahtarı A EBCDEADBCEBACDADCCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 11 35

Türkçe 40 14 11 35

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 2 0 100
Sözcükte Anlam (Genel) 1 0 0 0
Cümlede Anlam (Genel) 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 0 1 0
Akışı Bozan Cümle 1 1 0 100
Yardımcı Düşünceler 8 5 1 63
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Konu 3 0 1 0
Ana Düşünce 2 0 1 0
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 0 0 0

TYT Sosyal 25 3 4 12

Tarih 5 0 1 0

Orta Asya Kültürü 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 2 1 40

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 0 0 0
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 10 0 1 0

Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 0 0 0
Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 0 0 0
Aristoteles 2 0 1 0
Pozitivizm 1 0 0 0
Sokrates 1 0 0 0
Descartes 1 0 0 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 0 0 0
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 0 0 0
Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 0 1 0
Din ve Çevre 1 1 0 100
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik 30 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayılar 1 0 0 0
Kümelerde Problemler 1 0 0 0
Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Dört İşlem ve Sıralama 1 0 0 0
Denklem Çözme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler, Açık Önermeler ve İspat Yöntemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 2 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler ve Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Doğru Orantı 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Ortalamalar 1 0 0 0
Muhakeme Problemleri 1 0 0 0
Sıralama ve Sayma 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Dik Prizmalar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 4 5

Fizik 7 1 3 14

Kılcallık ve Yüzey Gerilimi - Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri 1 1 0 100
Sıvılarda Basınç 1 0 0 0
Hal Değişimi ve Bu Değişime Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Etki Tepki Yasaları ve Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
İş Enerji İlişkisi Mekanik Enerji 1 0 0 0
Akım ve Eşdeğer Direnç 1 0 0 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Kimya Uygulamalarinda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Sistemdeki Yerleşim ve Periyodik Özellikler 1 0 0 0
İyonik, Kovalent ve Metalik Bağın Yapısı ve Adlandırılması 2 0 0 0
Asitlerin/Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Derişik ve Seyreltik Çözelti, Derişim, Çözeltilerde Kaynama ve Donma Noktası 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişine İlişkin Kontrollü Deney 1 0 0 0
Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
N R   F ATAY 610 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,138 220,990 2 23 23 1225 10278

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 5 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 23 7,25 18 10,70 11,73 18,31

Tarih 5 2 2 1,50 30 1,00 0,68 1,84

Coğrafya 5 3 2 2,50 50 1,45 1,22 1,66

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,30 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 1,60 2,00 2,74

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 -0,25 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 7 9 4,75 19 4,10 4,79 8,40

Matematik 30 1 2 0,50 2 0,12 0,02 5,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,09 1,11

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 0,12 -0,06 6,21

Fizik 7 1 4 0,00 0 -0,05 0,08 1,18

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,40 0,37 2,30

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,45 0,14 1,06

TYT Fen 20 4 13 0,75 4 0,80 0,59 4,53

Toplam: 125 25 47 13,25 11 15,70 16,79 35,37

TYT Türkçe CEcAdeee   cccbcdcEBddEd bDacaAcaDDEDacC

Cevap Anahtarı A CEBAEADCBDBDEEADCDEBECECCCDDAEABCDDEDEBC

TYT Sosyal A aEebACEa d   C  D  cbac

Cevap Anahtarı A ACDEBDACEBAACEBCEADCAACBD

TYT Matematik d d          C                          

Cevap Anahtarı A AABCDBDEBAACBCDDEDCBACBDACCDBEAADAECCBEE

TYT Fen Edb bd cdE bCadbddEe

Cevap Anahtarı A EBCDEADBCEBACDADCCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 23 33

Türkçe 40 13 23 33

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 2 0 100
Sözcükte Anlam (Genel) 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Genel) 2 0 2 0
Cümlede Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 0 1 0
Akışı Bozan Cümle 1 0 1 0
Yardımcı Düşünceler 8 3 4 38
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 2 0
Konu 3 1 2 33
Ana Düşünce 2 2 0 100
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 4 2 67

TYT Sosyal 25 7 9 28

Tarih 5 2 2 40

Orta Asya Kültürü 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 3 2 60

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 1 0 100
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 10 0 5 0

Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 0 1 0
Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 0 1 0
Aristoteles 2 0 1 0
Pozitivizm 1 0 0 0
Sokrates 1 0 0 0
Descartes 1 0 1 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 1 0 100
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 0 0 0
Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 0 0 0
Din ve Çevre 1 1 0 100
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik 30 1 2 3

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayılar 1 0 0 0
Kümelerde Problemler 1 0 1 0
Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Dört İşlem ve Sıralama 1 0 0 0
Denklem Çözme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler, Açık Önermeler ve İspat Yöntemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 2 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler ve Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Doğru Orantı 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Ortalamalar 1 0 0 0
Muhakeme Problemleri 1 0 0 0
Sıralama ve Sayma 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Dik Prizmalar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 13 20

Fizik 7 1 4 14

Kılcallık ve Yüzey Gerilimi - Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri 1 1 0 100
Sıvılarda Basınç 1 0 1 0
Hal Değişimi ve Bu Değişime Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Etki Tepki Yasaları ve Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
İş Enerji İlişkisi Mekanik Enerji 1 0 1 0
Akım ve Eşdeğer Direnç 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 0 0

Kimya 7 2 4 29

Kimya Uygulamalarinda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Sistemdeki Yerleşim ve Periyodik Özellikler 1 0 1 0
İyonik, Kovalent ve Metalik Bağın Yapısı ve Adlandırılması 2 2 0 100
Asitlerin/Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Derişik ve Seyreltik Çözelti, Derişim, Çözeltilerde Kaynama ve Donma Noktası 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Hücre Zarından Madde Geçişine İlişkin Kontrollü Deney 1 0 1 0
Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜBEYİR ÖNEN 682 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
138,567 220,990 5 28 28 1254 10470

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 5 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 6 7,50 19 10,70 11,73 18,31

Tarih 5 1 0 1,00 20 1,00 0,68 1,84

Coğrafya 5 2 2 1,50 30 1,45 1,22 1,66

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,30 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,60 2,00 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 -0,25 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 5 3 4,25 17 4,10 4,79 8,40

Matematik 30 0 1 -0,25 -1 0,12 0,02 5,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,09 1,11

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 0,12 -0,06 6,21

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 -0,05 0,08 1,18

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,40 0,37 2,30

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,45 0,14 1,06

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 0,80 0,59 4,53

Toplam: 125 17 20 12,00 10 15,70 16,79 35,37

TYT Türkçe b E      c      D CdBECeaEEdD           

Cevap Anahtarı B ABECBCDAEEEDBDDCDACEBECCCEEADDCBADEDEDCB

TYT Sosyal     B ecCBC     a  D     

Cevap Anahtarı B EDCABADECBCAABEAECCDAADBC

TYT Matematik               c                         

Cevap Anahtarı B BAADBDCABEDCBCABCDEDDBCADCCAEBAACEADEEBC

TYT Fen dca ec cE d    ebBEe

Cevap Anahtarı B CBEEDDABECCABDACDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 6 23

Türkçe 40 9 6 23

Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 1 1 50
Sözcükte Anlam (Genel) 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümlede Anlam 1 0 0 0
Cümlede Anlam (Genel) 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yardımcı Düşünceler 8 4 2 50
Akışı Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50
Konu 3 1 0 33
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Ana Düşünce 2 0 0 0
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 0 0 0

TYT Sosyal 25 5 3 20

Tarih 5 1 0 20

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Orta Asya Kültürü 1 0 0 0
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya 5 2 2 40

Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 0 0 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 10 1 0 10

Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 1 0 50
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 0 0 0
Pozitivizm 1 0 0 0
Aristoteles 2 0 0 0
Descartes 1 0 0 0
Sokrates 1 0 0 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 0 0 0
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 0 1 0
İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 0 0 0
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 0 0 0
Din ve Çevre 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik 30 0 1 0

Kümelerde Problemler 1 0 0 0
Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bileşik Önermeler, Açık Önermeler ve İspat Yöntemleri 1 0 0 0
Denklem Çözme 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Dört İşlem ve Sıralama 1 0 0 0
Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 2 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler ve Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Doğru Orantı 2 0 0 0
Muhakeme Problemleri 1 0 0 0
Ortalamalar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Sıralama ve Sayma 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 10 15

Fizik 7 0 5 0

Hal Değişimi ve Bu Değişime Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Sıvılarda Basınç 1 0 1 0
Kılcallık ve Yüzey Gerilimi - Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri 1 0 1 0
İş Enerji İlişkisi Mekanik Enerji 1 0 0 0
Etki Tepki Yasaları ve Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Akım ve Eşdeğer Direnç 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Kimya Uygulamalarinda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
İyonik, Kovalent ve Metalik Bağın Yapısı ve Adlandırılması 2 1 1 50
Periyodik Sistemdeki Yerleşim ve Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitlerin/Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Derişik ve Seyreltik Çözelti, Derişim, Çözeltilerde Kaynama ve Donma Noktası 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 3 33

Hücre Zarından Madde Geçişine İlişkin Kontrollü Deney 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Kategoriler ve Bu Kategoriler Arasındaki Hiyerarşi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM ÇÖRTEN 670 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,226 220,990 1 1 1 379 4607

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 4 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 15,19 11,73 18,31

Tarih 5 3 1 2,75 55 0,62 0,68 1,84

Coğrafya 5 2 2 1,50 30 0,94 1,22 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,25 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,75 2,00 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 -0,19 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 13 5 11,75 47 4,38 4,79 8,40

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,50 0,08 1,18

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,83 0,37 2,30

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,25 0,14 1,06

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 1,58 0,59 4,53

Toplam: 125 46 18 41,50 33 20,81 16,79 35,37

TYT Türkçe ABECdCDAEc baDDCDAC BECeCEEbDDCaADbDED B

Cevap Anahtarı B ABECBCDAEEEDBDDCDACEBECCCEEADDCBADEDEDCB

TYT Sosyal E CAee cCBCAAcEAECeD     

Cevap Anahtarı B EDCABADECBCAABEAECCDAADBC

TYT Fen bc  eD cEC      Dd  

Cevap Anahtarı B CBEEDDABECCABDACDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 8 73

Türkçe 40 29 8 73

Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 2 0 100
Sözcükte Anlam (Genel) 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Genel) 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Akışı Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Bölme 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Konu 3 3 0 100
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Ana Düşünce 2 2 0 100
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 4 1 67

TYT Sosyal 25 13 5 52

Tarih 5 3 1 60

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Orta Asya Kültürü 1 1 0 100
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 2 2 40

Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 0 1 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 10 4 1 40

Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 1 0 50
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 1 0 100
Pozitivizm 1 0 1 0
Aristoteles 2 1 0 50
Descartes 1 0 0 0
Sokrates 1 0 0 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 1 0 100
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 1 0 100
İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 1 0 100
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 0 1 0
Din ve Çevre 1 1 0 100

TYT Fen 20 4 5 20

Fizik 7 1 3 14

Hal Değişimi ve Bu Değişime Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Sıvılarda Basınç 1 0 1 0
Kılcallık ve Yüzey Gerilimi - Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri 1 0 0 0
İş Enerji İlişkisi Mekanik Enerji 1 0 0 0
Etki Tepki Yasaları ve Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 1 0 100
Akım ve Eşdeğer Direnç 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Kimya Uygulamalarinda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
İyonik, Kovalent ve Metalik Bağın Yapısı ve Adlandırılması 2 1 0 50
Periyodik Sistemdeki Yerleşim ve Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitlerin/Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Derişik ve Seyreltik Çözelti, Derişim, Çözeltilerde Kaynama ve Donma Noktası 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Hücre Zarından Madde Geçişine İlişkin Kontrollü Deney 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Kategoriler ve Bu Kategoriler Arasındaki Hiyerarşi 1 0 0 0
Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0
Genetik Varyasyonların Biyolojik Çeşitliliği Açıklamadaki Rolü 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
İLERİ İ 23 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,924 220,990 2 15 15 1078 9309

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 4 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 14 13,50 34 15,19 11,73 18,31

Tarih 5 0 1 -0,25 -5 0,62 0,68 1,84

Coğrafya 5 2 0 2,00 40 0,94 1,22 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,25 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,75 2,00 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 -0,19 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 4 3 3,25 13 4,38 4,79 8,40

Matematik 30 1 1 0,75 3 0,12 0,02 5,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,09 1,11

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 0,12 -0,06 6,21

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,50 0,08 1,18

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,83 0,37 2,30

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 0,14 1,06

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 1,58 0,59 4,53

Toplam: 125 25 20 20,00 16 20,81 16,79 35,37

TYT Türkçe CEBAbbDC    cabDdDEB  adbCDbb Aa  DEDdBe

Cevap Anahtarı A CEBAEADCBDBDEEADCDEBECECCCDDAEABCDDEDEBC

TYT Sosyal     e  C B     Ca De     

Cevap Anahtarı A ACDEBDACEBAACEBCEADCAACBD

TYT Matematik A       d                               

Cevap Anahtarı A AABCDBDEBAACBCDDEDCBACBDACCDBEAADAECCBEE

TYT Fen Ea   bDB            

Cevap Anahtarı A EBCDEADBCEBACDADCCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 14 43

Türkçe 40 17 14 43

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 2 0 100
Sözcükte Anlam (Genel) 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Genel) 2 0 2 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 1 0 100
Akışı Bozan Cümle 1 0 1 0
Yardımcı Düşünceler 8 3 4 38
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0
Konu 3 1 0 33
Ana Düşünce 2 2 0 100
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 4 2 67

TYT Sosyal 25 4 3 16

Tarih 5 0 1 0

Orta Asya Kültürü 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 2 0 40

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 0 0 0
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 10 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 0 0 0
Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 0 0 0
Aristoteles 2 0 0 0
Pozitivizm 1 0 0 0
Sokrates 1 0 0 0
Descartes 1 0 0 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 1 0 100
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 0 1 0
Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 0 0 0
Din ve Çevre 1 1 0 100
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik 30 1 1 3

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayılar 1 0 0 0
Kümelerde Problemler 1 0 0 0
Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Dört İşlem ve Sıralama 1 0 0 0
Denklem Çözme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler, Açık Önermeler ve İspat Yöntemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 2 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler ve Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Doğru Orantı 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Ortalamalar 1 0 0 0
Muhakeme Problemleri 1 0 0 0
Sıralama ve Sayma 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Dik Prizmalar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 2 15

Fizik 7 2 2 29

Kılcallık ve Yüzey Gerilimi - Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri 1 1 0 100
Sıvılarda Basınç 1 0 1 0
Hal Değişimi ve Bu Değişime Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Etki Tepki Yasaları ve Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
İş Enerji İlişkisi Mekanik Enerji 1 0 0 0
Akım ve Eşdeğer Direnç 1 0 1 0
Kırılma ve Renk 1 1 0 100

Kimya 7 1 0 14

Kimya Uygulamalarinda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Sistemdeki Yerleşim ve Periyodik Özellikler 1 0 0 0
İyonik, Kovalent ve Metalik Bağın Yapısı ve Adlandırılması 2 0 0 0
Asitlerin/Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Derişik ve Seyreltik Çözelti, Derişim, Çözeltilerde Kaynama ve Donma Noktası 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişine İlişkin Kontrollü Deney 1 0 0 0
Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
K KRKŞ 685 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
107,946 220,990 4 36 36 1383 11467

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 4 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 22 4,50 11 15,19 11,73 18,31

Tarih 5 0 1 -0,25 -5 0,62 0,68 1,84

Coğrafya 5 0 1 -0,25 -5 0,94 1,22 1,66

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,25 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,75 2,00 2,74

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 -0,19 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 1 8 -1,00 -4 4,38 4,79 8,40

Matematik 30 0 2 -0,50 -2 0,12 0,02 5,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,09 1,11

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 0,12 -0,06 6,21

Toplam: 125 11 32 3,00 2 20,81 16,79 35,37

TYT Türkçe bE Adeab   ecccbCeEBdaaeCaecbEAB  cdDa  

Cevap Anahtarı A CEBAEADCBDBDEEADCDEBECECCCDDAEABCDDEDEBC

TYT Sosyal     e    d e    Ebb  cad 

Cevap Anahtarı A ACDEBDACEBAACEBCEADCAACBD

TYT Matematik                   dc                    

Cevap Anahtarı A AABCDBDEBAACBCDDEDCBACBDACCDBEAADAECCBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL MAT GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 22 25

Türkçe 40 10 22 25

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 2 0 100
Sözcükte Anlam (Genel) 1 0 0 0
Cümlede Anlam (Genel) 2 0 2 0
Cümlede Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 0 1 0
Akışı Bozan Cümle 1 1 0 100
Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 2 0
Konu 3 0 1 0
Ana Düşünce 2 1 1 50
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 1 3 17

TYT Sosyal 25 1 8 4

Tarih 5 0 1 0

Orta Asya Kültürü 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 0 1 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 0 0 0
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 10 0 4 0

Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 0 1 0
Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 0 1 0
Aristoteles 2 0 1 0
Pozitivizm 1 0 0 0
Sokrates 1 0 0 0
Descartes 1 0 1 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 0 0 0
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 1 0 100
Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 0 1 0
Din ve Çevre 1 0 1 0
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik 30 0 2 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayılar 1 0 0 0
Kümelerde Problemler 1 0 0 0
Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Dört İşlem ve Sıralama 1 0 0 0
Denklem Çözme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler, Açık Önermeler ve İspat Yöntemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 2 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler ve Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Doğru Orantı 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Ortalamalar 1 0 0 0
Muhakeme Problemleri 1 0 0 0
Sıralama ve Sayma 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Dik Prizmalar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ERGÜCEL 681 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,905 220,990 3 18 18 1122 9571

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 4 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 15,19 11,73 18,31

Tarih 5 1 3 0,25 5 0,62 0,68 1,84

Coğrafya 5 1 2 0,50 10 0,94 1,22 1,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,25 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,75 2,00 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 -0,19 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 6 10 3,50 14 4,38 4,79 8,40

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,50 0,08 1,18

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,83 0,37 2,30

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 0,14 1,06

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,58 0,59 4,53

Toplam: 125 26 29 18,75 15 20,81 16,79 35,37

TYT Türkçe ed Abdee cebb ADCcEBECECaCDDAEAaCbDbDaBe

Cevap Anahtarı A CEBAEADCBDBDEEADCDEBECECCCDDAEABCDDEDEBC

TYT Sosyal cC de A bcdACa CEbca     

Cevap Anahtarı A ACDEBDACEBAACEBCEADCAACBD

TYT Fen       ba            

Cevap Anahtarı A EBCDEADBCEBACDADCCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 17 50

Türkçe 40 20 17 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 1 1 50
Sözcükte Anlam (Genel) 1 0 0 0
Cümlede Anlam (Genel) 2 0 2 0
Cümlede Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 1 0 100
Akışı Bozan Cümle 1 1 0 100
Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100
Konu 3 2 1 67
Ana Düşünce 2 2 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 3 3 50

TYT Sosyal 25 6 10 24

Tarih 5 1 3 20

Orta Asya Kültürü 1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 1 2 20

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 1 0 100
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 10 2 2 20

Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 1 0 100
Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 1 0 50
Aristoteles 2 0 1 0
Pozitivizm 1 0 0 0
Sokrates 1 0 0 0
Descartes 1 0 0 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 1 0 100
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 1 0 100
Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 0 1 0
Din ve Çevre 1 0 1 0
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 0 1 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 1 0

Kılcallık ve Yüzey Gerilimi - Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri 1 0 0 0
Sıvılarda Basınç 1 0 0 0
Hal Değişimi ve Bu Değişime Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Etki Tepki Yasaları ve Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
İş Enerji İlişkisi Mekanik Enerji 1 0 0 0
Akım ve Eşdeğer Direnç 1 0 0 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

Kimya Uygulamalarinda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Sistemdeki Yerleşim ve Periyodik Özellikler 1 0 0 0
İyonik, Kovalent ve Metalik Bağın Yapısı ve Adlandırılması 2 0 0 0
Asitlerin/Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Derişik ve Seyreltik Çözelti, Derişim, Çözeltilerde Kaynama ve Donma Noktası 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişine İlişkin Kontrollü Deney 1 0 0 0
Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Kategoriler ve Bu Kategoriler Arasındaki Hiyerarşi 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Genetik Varyasyonların Biyolojik Çeşitliliği Açıklamadaki Rolü 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA KIZILTEP 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,226 220,990 3 13 13 940 8528

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 8 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 13,50 11,73 18,31

Tarih 5 1 3 0,25 5 0,59 0,68 1,84

Coğrafya 5 3 2 2,50 50 1,34 1,22 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,28 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,84 2,00 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,09 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 9 10 6,50 26 6,16 4,79 8,40

Matematik 30 0 1 -0,25 -1 -0,19 0,02 5,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,09 1,11

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 -0,19 -0,06 6,21

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,08 1,18

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,33 0,37 2,30

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,14 1,06

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,08 0,59 4,53

Toplam: 125 31 27 24,25 19 19,53 16,79 35,37

TYT Türkçe bdaAEADC   bEcAcdDdBdCdCCCDDAEAaeDDEDaea

Cevap Anahtarı A CEBAEADCBDBDEEADCDEBECECCCDDAEABCDDEDEBC

TYT Sosyal Abb eDeCbBdAaadCbADC     

Cevap Anahtarı A ACDEBDACEBAACEBCEADCAACBD

TYT Matematik d                                       

Cevap Anahtarı A AABCDBDEBAACBCDDEDCBACBDACCDBEAADAECCBEE

TYT Fen       a             

Cevap Anahtarı A EBCDEADBCEBACDADCCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 15 55

Türkçe 40 22 15 55

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 1 1 50
Sözcükte Anlam (Genel) 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Genel) 2 2 0 100
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Bölme 1 0 1 0
Akışı Bozan Cümle 1 0 1 0
Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50
Konu 3 2 1 67
Ana Düşünce 2 2 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 3 3 50

TYT Sosyal 25 9 10 36

Tarih 5 1 3 20

Orta Asya Kültürü 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 3 2 60

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 0 1 0
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 10 1 4 10

Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 1 0 100
Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 0 1 0
Aristoteles 2 0 1 0
Pozitivizm 1 0 1 0
Sokrates 1 0 0 0
Descartes 1 0 0 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 1 0 100
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 0 1 0
Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 1 0 100
Din ve Çevre 1 1 0 100
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik 30 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayılar 1 0 0 0
Kümelerde Problemler 1 0 0 0
Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Dört İşlem ve Sıralama 1 0 0 0
Denklem Çözme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler, Açık Önermeler ve İspat Yöntemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 2 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler ve Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Doğru Orantı 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Ortalamalar 1 0 0 0
Muhakeme Problemleri 1 0 0 0
Sıralama ve Sayma 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Dik Prizmalar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Kılcallık ve Yüzey Gerilimi - Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri 1 0 0 0
Sıvılarda Basınç 1 0 0 0
Hal Değişimi ve Bu Değişime Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Etki Tepki Yasaları ve Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
İş Enerji İlişkisi Mekanik Enerji 1 0 0 0
Akım ve Eşdeğer Direnç 1 0 0 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Kimya Uygulamalarinda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Sistemdeki Yerleşim ve Periyodik Özellikler 1 0 0 0
İyonik, Kovalent ve Metalik Bağın Yapısı ve Adlandırılması 2 0 0 0
Asitlerin/Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Derişik ve Seyreltik Çözelti, Derişim, Çözeltilerde Kaynama ve Donma Noktası 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişine İlişkin Kontrollü Deney 1 0 0 0
Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE ORHAN 647 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,957 220,990 2 9 9 853 7972

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 8 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 13,50 11,73 18,31

Tarih 5 1 0 1,00 20 0,59 0,68 1,84

Coğrafya 5 2 0 2,00 40 1,34 1,22 1,66

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,28 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,84 2,00 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,09 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 9 1 8,75 35 6,16 4,79 8,40

Matematik 30 0 1 -0,25 -1 -0,19 0,02 5,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,09 1,11

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 -0,19 -0,06 6,21

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,25 0,08 1,18

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,33 0,37 2,30

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,14 1,06

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,08 0,59 4,53

Toplam: 125 30 15 26,25 21 19,53 16,79 35,37

TYT Türkçe Aa e  aAccE   DbD CEBECeCE AD CBbDEDaDbe

Cevap Anahtarı B ABECBCDAEEEDBDDCDACEBECCCEEADDCBADEDEDCB

TYT Sosyal    A    CB  A dAECCD     

Cevap Anahtarı B EDCABADECBCAABEAECCDAADBC

TYT Matematik   d                                     

Cevap Anahtarı B BAADBDCABEDCBCABCDEDDBCADCCAEBAACEADEEBC

TYT Fen  a   a B            

Cevap Anahtarı B CBEEDDABECCABDACDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 11 50

Türkçe 40 20 11 50

Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 1 0 50
Sözcükte Anlam (Genel) 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümlede Anlam 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Genel) 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75
Akışı Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100
Konu 3 3 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Ana Düşünce 2 0 1 0
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 3 3 50

TYT Sosyal 25 9 1 36

Tarih 5 1 0 20

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Orta Asya Kültürü 1 1 0 100
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya 5 2 0 40

Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 0 0 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 10 1 1 10

Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 1 0 100
Pozitivizm 1 0 0 0
Aristoteles 2 0 1 0
Descartes 1 0 0 0
Sokrates 1 0 0 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 1 0 100
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 1 0 100
İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 1 0 100
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 1 0 100
Din ve Çevre 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik 30 0 1 0

Kümelerde Problemler 1 0 0 0
Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bileşik Önermeler, Açık Önermeler ve İspat Yöntemleri 1 0 0 0
Denklem Çözme 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Dört İşlem ve Sıralama 1 0 0 0
Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 2 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler ve Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Doğru Orantı 2 0 0 0
Muhakeme Problemleri 1 0 0 0
Ortalamalar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Sıralama ve Sayma 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 0 2 0

Hal Değişimi ve Bu Değişime Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Sıvılarda Basınç 1 0 1 0
Kılcallık ve Yüzey Gerilimi - Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri 1 0 0 0
İş Enerji İlişkisi Mekanik Enerji 1 0 0 0
Etki Tepki Yasaları ve Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Akım ve Eşdeğer Direnç 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimya Uygulamalarinda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
İyonik, Kovalent ve Metalik Bağın Yapısı ve Adlandırılması 2 0 0 0
Periyodik Sistemdeki Yerleşim ve Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitlerin/Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Derişik ve Seyreltik Çözelti, Derişim, Çözeltilerde Kaynama ve Donma Noktası 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişine İlişkin Kontrollü Deney 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Kategoriler ve Bu Kategoriler Arasındaki Hiyerarşi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA CENGİZ 686 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
139,223 220,990 6 26 26 1246 10442

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 8 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 15 11,25 28 13,50 11,73 18,31

Tarih 5 1 3 0,25 5 0,59 0,68 1,84

Coğrafya 5 1 3 0,25 5 1,34 1,22 1,66

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,28 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,84 2,00 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,09 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 5 8 3,00 12 6,16 4,79 8,40

Matematik 30 0 3 -0,75 -3 -0,19 0,02 5,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,09 1,11

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 -0,19 -0,06 6,21

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,25 0,08 1,18

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,33 0,37 2,30

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,14 1,06

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,08 0,59 4,53

Toplam: 125 20 29 12,75 10 19,53 16,79 35,37

TYT Türkçe A cd ee bbE aDcdDeCEBECCCEdbac aA ED    

Cevap Anahtarı B ABECBCDAEEEDBDDCDACEBECCCEEADDCBADEDEDCB

TYT Sosyal db Aeb deBdA B A   a     

Cevap Anahtarı B EDCABADECBCAABEAECCDAADBC

TYT Matematik                 bcc                     

Cevap Anahtarı B BAADBDCABEDCBCABCDEDDBCADCCAEBAACEADEEBC

TYT Fen ba   a              

Cevap Anahtarı B CBEEDDABECCABDACDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 15 38

Türkçe 40 15 15 38

Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 1 1 50
Sözcükte Anlam (Genel) 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümlede Anlam 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Genel) 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Akışı Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100
Konu 3 1 0 33
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Ana Düşünce 2 1 1 50
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 2 0 33

TYT Sosyal 25 5 8 20

Tarih 5 1 3 20

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Orta Asya Kültürü 1 1 0 100
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 1 3 20

Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 0 1 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 10 2 1 20

Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 0 0 0
Pozitivizm 1 1 0 100
Aristoteles 2 0 0 0
Descartes 1 0 0 0
Sokrates 1 0 0 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 1 0 100
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 0 0 0
İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 0 0 0
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 0 0 0
Din ve Çevre 1 0 1 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik 30 0 3 0

Kümelerde Problemler 1 0 0 0
Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bileşik Önermeler, Açık Önermeler ve İspat Yöntemleri 1 0 0 0
Denklem Çözme 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Dört İşlem ve Sıralama 1 0 0 0
Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 2 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler ve Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Doğru Orantı 2 0 0 0
Muhakeme Problemleri 1 0 0 0
Ortalamalar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Sıralama ve Sayma 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 3 0

Fizik 7 0 3 0

Hal Değişimi ve Bu Değişime Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Sıvılarda Basınç 1 0 1 0
Kılcallık ve Yüzey Gerilimi - Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri 1 0 0 0
İş Enerji İlişkisi Mekanik Enerji 1 0 0 0
Etki Tepki Yasaları ve Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Akım ve Eşdeğer Direnç 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimya Uygulamalarinda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
İyonik, Kovalent ve Metalik Bağın Yapısı ve Adlandırılması 2 0 0 0
Periyodik Sistemdeki Yerleşim ve Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitlerin/Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Derişik ve Seyreltik Çözelti, Derişim, Çözeltilerde Kaynama ve Donma Noktası 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişine İlişkin Kontrollü Deney 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Kategoriler ve Bu Kategoriler Arasındaki Hiyerarşi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLDANE DEMİRCAN 636 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,927 220,990 4 16 16 1098 9423

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 8 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 13,50 11,73 18,31

Tarih 5 1 4 0,00 0 0,59 0,68 1,84

Coğrafya 5 1 1 0,75 15 1,34 1,22 1,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,28 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,84 2,00 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,09 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 7 8 5,00 20 6,16 4,79 8,40

Matematik 30 1 1 0,75 3 -0,19 0,02 5,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,09 1,11

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 -0,19 -0,06 6,21

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,08 1,18

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,33 0,37 2,30

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,14 1,06

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,08 0,59 4,53

Toplam: 125 26 27 19,25 15 19,53 16,79 35,37

TYT Türkçe dbcA AeC D cEaAbbcEBcaECCCDDd eBbDD Daea

Cevap Anahtarı A CEBAEADCBDBDEEADCDEBECECCCDDAEABCDDEDEBC

TYT Sosyal Aabae e  BdAC dCcAD      

Cevap Anahtarı A ACDEBDACEBAACEBCEADCAACBD

TYT Matematik d              D                        

Cevap Anahtarı A AABCDBDEBAACBCDDEDCBACBDACCDBEAADAECCBEE

TYT Fen       b             

Cevap Anahtarı A EBCDEADBCEBACDADCCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 17 45

Türkçe 40 18 17 45

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 1 1 50
Sözcükte Anlam (Genel) 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Genel) 2 1 0 50
Cümlede Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Bölme 1 0 1 0
Akışı Bozan Cümle 1 0 1 0
Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 2 0
Konu 3 2 1 67
Ana Düşünce 2 1 1 50
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 2 3 33

TYT Sosyal 25 7 8 28

Tarih 5 1 4 20

Orta Asya Kültürü 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 1 1 20

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 0 1 0
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 10 2 2 20

Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 1 0 100
Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 1 0 50
Aristoteles 2 0 0 0
Pozitivizm 1 0 1 0
Sokrates 1 0 0 0
Descartes 1 0 0 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 1 0 100
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 0 1 0
Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 1 0 100
Din ve Çevre 1 1 0 100
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik 30 1 1 3

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayılar 1 0 0 0
Kümelerde Problemler 1 0 0 0
Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Dört İşlem ve Sıralama 1 0 0 0
Denklem Çözme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler, Açık Önermeler ve İspat Yöntemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 2 1 0 50
Bölme - Bölünebilme 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler ve Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Doğru Orantı 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Ortalamalar 1 0 0 0
Muhakeme Problemleri 1 0 0 0
Sıralama ve Sayma 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Dik Prizmalar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Kılcallık ve Yüzey Gerilimi - Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri 1 0 0 0
Sıvılarda Basınç 1 0 0 0
Hal Değişimi ve Bu Değişime Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Etki Tepki Yasaları ve Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
İş Enerji İlişkisi Mekanik Enerji 1 0 0 0
Akım ve Eşdeğer Direnç 1 0 0 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Kimya Uygulamalarinda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Sistemdeki Yerleşim ve Periyodik Özellikler 1 0 0 0
İyonik, Kovalent ve Metalik Bağın Yapısı ve Adlandırılması 2 0 0 0
Asitlerin/Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Derişik ve Seyreltik Çözelti, Derişim, Çözeltilerde Kaynama ve Donma Noktası 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişine İlişkin Kontrollü Deney 1 0 0 0
Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER CENGİZ 680 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,197 220,990 5 17 17 1114 9522

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 8 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 18 12,50 31 13,50 11,73 18,31

Tarih 5 1 1 0,75 15 0,59 0,68 1,84

Coğrafya 5 1 1 0,75 15 1,34 1,22 1,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,28 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,84 2,00 2,74

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,09 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 9 8 7,00 28 6,16 4,79 8,40

Matematik 30 0 3 -0,75 -3 -0,19 0,02 5,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,09 1,11

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 -0,19 -0,06 6,21

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,08 1,18

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,33 0,37 2,30

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,14 1,06

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,08 0,59 4,53

Toplam: 125 26 30 18,50 15 19,53 16,79 35,37

TYT Türkçe Aebd  DAbcEb  cCD edcECeeaEADDCaADEDbeae

Cevap Anahtarı B ABECBCDAEEEDBDDCDACEBECCCEEADDCBADEDEDCB

TYT Sosyal E   ee   BCAde AdCCDcA ed

Cevap Anahtarı B EDCABADECBCAABEAECCDAADBC

TYT Matematik                 bcc                     

Cevap Anahtarı B BAADBDCABEDCBCABCDEDDBCADCCAEBAACEADEEBC

TYT Fen      a              

Cevap Anahtarı B CBEEDDABECCABDACDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 18 43

Türkçe 40 17 18 43

Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 1 1 50
Sözcükte Anlam (Genel) 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Genel) 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yardımcı Düşünceler 8 2 6 25
Akışı Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Bölme 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 2 0
Konu 3 3 0 100
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Ana Düşünce 2 2 0 100
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 2 4 33

TYT Sosyal 25 9 8 36

Tarih 5 1 1 20

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Orta Asya Kültürü 1 0 0 0
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 1 1 20

Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 0 1 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 0 0 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 10 3 5 30

Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 1 1 50
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 0 1 0
Pozitivizm 1 0 1 0
Aristoteles 2 0 1 0
Descartes 1 0 1 0
Sokrates 1 1 0 100
Pozitivizm (Olguculuk) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 1 0 100
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 0 1 0
İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 1 0 100
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 1 0 100
Din ve Çevre 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik 30 0 3 0

Kümelerde Problemler 1 0 0 0
Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Bileşik Önermeler, Açık Önermeler ve İspat Yöntemleri 1 0 0 0
Denklem Çözme 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Dört İşlem ve Sıralama 1 0 0 0
Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 2 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler ve Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Doğru Orantı 2 0 0 0
Muhakeme Problemleri 1 0 0 0
Ortalamalar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Sıralama ve Sayma 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Hal Değişimi ve Bu Değişime Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Sıvılarda Basınç 1 0 0 0
Kılcallık ve Yüzey Gerilimi - Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri 1 0 0 0
İş Enerji İlişkisi Mekanik Enerji 1 0 0 0
Etki Tepki Yasaları ve Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0
Akım ve Eşdeğer Direnç 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimya Uygulamalarinda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
İyonik, Kovalent ve Metalik Bağın Yapısı ve Adlandırılması 2 0 0 0
Periyodik Sistemdeki Yerleşim ve Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitlerin/Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Derişik ve Seyreltik Çözelti, Derişim, Çözeltilerde Kaynama ve Donma Noktası 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişine İlişkin Kontrollü Deney 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Kategoriler ve Bu Kategoriler Arasındaki Hiyerarşi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
RÜV  DA ERDURAN 666 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
130,616 220,990 8 30 30 1287 10743

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 8 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 25 4,75 12 13,50 11,73 18,31

Tarih 5 1 4 0,00 0 0,59 0,68 1,84

Coğrafya 5 2 3 1,25 25 1,34 1,22 1,66

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,28 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,84 2,00 2,74

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,09 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 8 11 5,25 21 6,16 4,79 8,40

Matematik 30 0 3 -0,75 -3 -0,19 0,02 5,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,09 1,11

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 -0,19 -0,06 6,21

Toplam: 125 19 39 9,25 7 19,53 16,79 35,37

TYT Türkçe AdbdcebeEcEDacDdDAdbBEabbdEcbb    Eaaedd

Cevap Anahtarı B ABECBCDAEEEDBDDCDACEBECCCEEADDCBADEDEDCB

TYT Sosyal cDebeAaceBCAb  eE  Dc D a

Cevap Anahtarı B EDCABADECBCAABEAECCDAADBC

TYT Matematik  dd                a                    

Cevap Anahtarı B BAADBDCABEDCBCABCDEDDBCADCCAEBAACEADEEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL MAT GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 25 28

Türkçe 40 11 25 28

Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 1 1 50
Sözcükte Anlam (Genel) 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Cümlede Anlam 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Genel) 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50
Akışı Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 2 0
Konu 3 0 1 0
Paragraf Tamamlama 2 0 2 0
Ana Düşünce 2 0 1 0
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 1 5 17

TYT Sosyal 25 8 11 32

Tarih 5 1 4 20

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Orta Asya Kültürü 1 0 1 0
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 2 3 40

Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 10 3 3 30

Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 1 1 50
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 0 1 0
Pozitivizm 1 0 0 0
Aristoteles 2 0 0 0
Descartes 1 0 1 0
Sokrates 1 0 0 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 0 1 0
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 1 0 100
İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 0 0 0
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 0 0 0
Din ve Çevre 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik 30 0 3 0

Kümelerde Problemler 1 0 0 0
Sayılar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Bileşik Önermeler, Açık Önermeler ve İspat Yöntemleri 1 0 0 0
Denklem Çözme 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Dört İşlem ve Sıralama 1 0 0 0
Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 2 0 1 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler ve Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Doğru Orantı 2 0 0 0
Muhakeme Problemleri 1 0 0 0
Ortalamalar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Sıralama ve Sayma 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Dik Prizmalar 2 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ŞENÖZ 622 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,221 220,990 1 3 3 577 6231

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 8 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 13,50 11,73 18,31

Tarih 5 2 2 1,50 30 0,59 0,68 1,84

Coğrafya 5 3 1 2,75 55 1,34 1,22 1,66

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,28 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,84 2,00 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,09 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 13 3 12,25 49 6,16 4,79 8,40

Matematik 30 0 1 -0,25 -1 -0,19 0,02 5,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,09 1,11

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 -0,19 -0,06 6,21

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,25 0,08 1,18

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,33 0,37 2,30

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,14 1,06

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,08 0,59 4,53

Toplam: 125 37 14 33,50 27 19,53 16,79 35,37

TYT Türkçe eEaA A C D  EcADdDEBECE eCDDA    DDEDaea

Cevap Anahtarı A CEBAEADCBDBDEEADCDEBECECCCDDAEABCDDEDEBC

TYT Sosyal AC de ACcBAA E CEADC     

Cevap Anahtarı A ACDEBDACEBAACEBCEADCAACBD

TYT Matematik d                                       

Cevap Anahtarı A AABCDBDEBAACBCDDEDCBACBDACCDBEAADAECCBEE

TYT Fen Ea    aB            

Cevap Anahtarı A EBCDEADBCEBACDADCCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 8 55

Türkçe 40 22 8 55

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 2 0 100
Sözcükte Anlam (Genel) 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Genel) 2 1 0 50
Cümlede Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Bölme 1 1 0 100
Akışı Bozan Cümle 1 0 1 0
Yardımcı Düşünceler 8 4 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100
Konu 3 2 0 67
Ana Düşünce 2 1 0 50
Paragraf Tamamlama 2 2 0 100
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 3 3 50

TYT Sosyal 25 13 3 52

Tarih 5 2 2 40

Orta Asya Kültürü 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 3 1 60

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 1 0 100
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 10 3 0 30

Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 1 0 100
Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 0 0 0
Aristoteles 2 1 0 50
Pozitivizm 1 0 0 0
Sokrates 1 0 0 0
Descartes 1 0 0 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 1 0 100
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 1 0 100
Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 1 0 100
Din ve Çevre 1 1 0 100
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik 30 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayılar 1 0 0 0
Kümelerde Problemler 1 0 0 0
Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Dört İşlem ve Sıralama 1 0 0 0
Denklem Çözme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler, Açık Önermeler ve İspat Yöntemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 2 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler ve Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Doğru Orantı 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Ortalamalar 1 0 0 0
Muhakeme Problemleri 1 0 0 0
Sıralama ve Sayma 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Dik Prizmalar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 2 10

Fizik 7 1 2 14

Kılcallık ve Yüzey Gerilimi - Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri 1 1 0 100
Sıvılarda Basınç 1 0 1 0
Hal Değişimi ve Bu Değişime Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Etki Tepki Yasaları ve Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
İş Enerji İlişkisi Mekanik Enerji 1 0 0 0
Akım ve Eşdeğer Direnç 1 0 0 0
Kırılma ve Renk 1 0 1 0

Kimya 7 1 0 14

Kimya Uygulamalarinda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Sistemdeki Yerleşim ve Periyodik Özellikler 1 0 0 0
İyonik, Kovalent ve Metalik Bağın Yapısı ve Adlandırılması 2 0 0 0
Asitlerin/Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Derişik ve Seyreltik Çözelti, Derişim, Çözeltilerde Kaynama ve Donma Noktası 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişine İlişkin Kontrollü Deney 1 0 0 0
Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
SİBEL SAYGILI 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
138,584 220,990 7 27 27 1252 10467

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 8 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 11 10,25 26 13,50 11,73 18,31

Tarih 5 1 0 1,00 20 0,59 0,68 1,84

Coğrafya 5 1 2 0,50 10 1,34 1,22 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,28 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,84 2,00 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,09 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 2 2 1,50 6 6,16 4,79 8,40

Matematik 30 2 5 0,75 3 -0,19 0,02 5,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,09 1,11

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 -0,19 -0,06 6,21

Toplam: 125 17 18 12,50 10 19,53 16,79 35,37

TYT Türkçe bb  E D    bccebCDEBECE CCaD dAd c      

Cevap Anahtarı A CEBAEADCBDBDEEADCDEBECECCCDDAEABCDDEDEBC

TYT Sosyal A      bcB               

Cevap Anahtarı A ACDEBDACEBAACEBCEADCAACBD

TYT Matematik d Ba     d  B   c    d                  

Cevap Anahtarı A AABCDBDEBAACBCDDEDCBACBDACCDBEAADAECCBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL MAT GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 11 33

Türkçe 40 13 11 33

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 0 1 0
Sözcükte Anlam (Genel) 1 0 0 0
Cümlede Anlam (Genel) 2 1 0 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 0 1 0
Akışı Bozan Cümle 1 1 0 100
Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100
Konu 3 1 1 33
Ana Düşünce 2 1 1 50
Paragraf Tamamlama 2 1 0 50
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 0 0 0

TYT Sosyal 25 2 2 8

Tarih 5 1 0 20

Orta Asya Kültürü 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya 5 1 2 20

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 0 0 0
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 10 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 0 0 0
Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 0 0 0
Aristoteles 2 0 0 0
Pozitivizm 1 0 0 0
Sokrates 1 0 0 0
Descartes 1 0 0 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 0 0 0
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 0 0 0
Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 0 0 0
Din ve Çevre 1 0 0 0
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 5 5

Matematik 30 2 5 7

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayılar 1 0 0 0
Kümelerde Problemler 1 1 0 100
Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Dört İşlem ve Sıralama 1 0 0 0
Denklem Çözme 1 0 0 0
Bileşik Önermeler, Açık Önermeler ve İspat Yöntemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 2 0 1 0
Bölme - Bölünebilme 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler ve Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyon 1 0 0 0
Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 1 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Doğru Orantı 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Ortalamalar 1 0 0 0
Muhakeme Problemleri 1 0 0 0
Sıralama ve Sayma 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Dik Prizmalar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Benzerlik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328000 TG TYT Denemesi

ADANA / FEKE / Feke Şehit Yeter Şener A.İ.H.L

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET AKBOĞA. 687 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,807 220,990 1 20 20 1183 10025

Puanı Hesaplanan: 39 39 1436 11929

Katılımlar: 1 41 41 1499 12535

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 21 8,75 22 8,75 11,73 18,31

Tarih 5 2 2 1,50 30 1,50 0,68 1,84

Coğrafya 5 3 2 2,50 50 2,50 1,22 1,66

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 -0,25 0,91 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 2,00 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,12

TYT Sosyal 25 8 7 6,25 25 6,25 4,79 8,40

Toplam: 125 22 28 15,00 12 15,00 16,79 35,37

TYT Türkçe bEebEbDa   bcbbDCebBdaECC acAEecb bEbaBC

Cevap Anahtarı A CEBAEADCBDBDEEADCDEBECECCCDDAEABCDDEDEBC

TYT Sosyal AC aeecCEB d   CEcDe     

Cevap Anahtarı A ACDEBDACEBAACEBCEADCAACBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 21 35

Türkçe 40 14 21 35

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 1 1 50
Sözcükte Anlam (Genel) 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Genel) 2 1 1 50
Cümlede Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem, Fiil 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 1 0 100
Akışı Bozan Cümle 1 1 0 100
Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 2 0
Konu 3 0 1 0
Ana Düşünce 2 0 2 0
Paragraf Tamamlama 2 1 1 50
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 3 3 50

TYT Sosyal 25 8 7 32

Tarih 5 2 2 40

Orta Asya Kültürü 1 1 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Devrimler Çağında Değişen Devlet - Toplum İlişkileri 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 3 2 60

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Türkiye'deki Doğal Bitkiler 1 0 1 0
Doğal, Beşerî ve Ekonomik Özelliklere Göre Bölgeler 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 10 0 1 0

Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar 1 0 1 0
Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 2 0 0 0
Aristoteles 2 0 0 0
Pozitivizm 1 0 0 0
Sokrates 1 0 0 0
Descartes 1 0 0 0
Pozitivizm (Olguculuk) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsrâ 17/36. ve Mülk 67/23. 1 1 0 100
İnsanın Fıtratı (Doğası/Tabiatı) ve Din 1 1 0 100
Allah'ın İsim ve Sıfatları 1 0 1 0
Din ve Çevre 1 1 0 100
İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 1 0 1 0
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