
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA KOZAN ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06 59 59 124 812

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,59 17,27 10,28 2,50 1,75 2,07 2,48 1,39 2,13 1,71 1,60 1,31 3,24 1,05 2,98 0,01 0,00 0,01 8,49 5,37 7,14 1,86 2,27 1,30 1,85 1,58 1,46 1,54 1,74 1,10 38,27 34,02 29,78 193,920

Okul Ortalaması 10,90 20,93 5,67 1,71 2,51 1,08 2,02 2,12 1,49 1,02 2,51 0,39 2,61 1,73 2,18 0,00 0,00 0,00 1,74 5,40 0,39 1,02 2,70 0,35 0,76 1,67 0,34 1,00 1,85 0,54 22,78 41,42 12,43 143,980

KATILIMLAR

1 741 MİRAÇ ALTIKARDEŞ 1A 19 18 14,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 5 4 4,00 3 4 2,00 3 3 2,25 2 4 1,00 44 41 33,75 208,383 264

2 103 FATMA DEMİRBOĞA 1A 22 12 19,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 5 0,75 2 4 1,00 1 4 0,00 3 3 2,25 42 36 33,00 204,490 276

3 678 NİSANUR AYYILDIZ 1A 17 20 12,00 2 2 1,50 2 2 1,50 1 4 0,00 5 0 5,00 4 5 2,75 3 4 2,00 1 2 0,50 4 2 3,50 39 41 28,75 191,548 323

4 694 AYŞE PARLAKAÇ 1A 21 17 16,75 1 4 0,00 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 34 26 27,50 189,538 327

5 71 SÜVEYDANUR BEYDİLLİ 1B 18 15 14,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 34 24 28,00 189,238 329

6 714 HA İS GEZER 1A 14 7 12,25 1 2 0,50 4 1 3,75 1 1 0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 0 1,00 29 15 25,25 181,280 379

7 62 ENES M İNCEER 1A 15 17 10,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 6 1,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 34 36 25,00 179,993 391

8 3 AYŞE NUR TOKUZ 1A 19 15 15,25 1 4 0,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 1 3 0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 33 32 25,00 179,488 393

9 51 FATMAGÜL AYYILDIZ 1A 14 7 12,25 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 1 1,75 28 14 24,50 177,333 406

10 738 İSA URFALI 1A 16 19 11,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 0 5 -1,25 4 2 3,50 1 0 1,00 1 2 0,50 33 36 24,00 174,378 418

11 713 ALİOSMAN ÖZDOĞAN 1A 17 19 12,25 2 3 1,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 5 0 5,00 4 7 2,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 31 37 21,75 170,185 439

12 669 RUKİYE KARAOĞLAN 1B 15 22 9,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 6 0,50 30 35 21,25 168,018 449

13 60 SEVGİ ORUÇ 1A 13 19 8,25 1 2 0,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 5 2,75 3 1 2,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 29 33 20,75 166,615 463

14 723 FA MA YILMAZ 1B 11 19 6,25 4 1 3,75 2 3 1,25 1 2 0,50 5 0 5,00 2 6 0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 30 36 21,00 166,328 464

15 21 RAMAZAN ÖZCAN 1B 14 24 8,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 29 38 19,50 161,075 489

16 710 OKAN DURAN 1A 10 17 5,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 3 0,25 2 6 0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 27 32 19,00 159,303 495

17 719 ESİN CANKUPT 1A 10 17 5,75 2 2 1,50 2 1 1,75 1 3 0,25 4 0 4,00 1 2 0,50 2 3 1,25 2 0 2,00 1 0 1,00 25 28 18,00 156,583 516

18 734 MUHAMMED ASIM AKGÜL 1B 15 23 9,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 26 34 17,50 155,923 520

19 78 NISANUR GÖKOLUK 1A 11 21 5,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 4 0 4,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 0 1,00 25 33 16,75 153,480 530

20 717 GİZEM ATASOY 1B 11 25 4,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 2 3 1,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 26 43 15,25 148,435 556

21 737 CUMALİ KARADUMAN 1B 10 26 3,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 0 5 -1,25 1 5 -0,25 3 3 2,25 1 4 0,00 28 50 15,50 148,320 557

22 57 NURCAN BEKCE 1B 12 24 6,00 2 2 1,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 1 2 0,50 24 37 14,75 147,748 558

23 69 NESLİHAN ÖZALAN 1B 7 19 2,25 5 0 5,00 2 1 1,75 1 2 0,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 21 25 14,75 146,465 560

24 81 ESMA ALTUN 1C 10 21 4,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 23 36 14,00 145,473 566

25 49 ZEKİYE ÇAĞLAYAN 1A 9 17 4,75 1 2 0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 3 2 2,50 2 4 1,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 1 2,75 23 36 14,00 144,843 569

26 30 SEFA BİROL 1B 8 19 3,25 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 20 26 13,50 143,173 576

27 38 PINAR ÇİLİNGİR 1B 16 18 11,50 1 3 0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 0 5 -1,25 22 33 13,75 142,863 579

28 747 FURKAN CENGİZ 1A 7 23 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 0 1,00 20 36 11,00 134,128 612

29 733 MÜNEVVER AYGÜN 1B 8 19 3,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 16 26 9,50 130,683 622
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA KOZAN ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06 59 59 124 812

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,59 17,27 10,28 2,50 1,75 2,07 2,48 1,39 2,13 1,71 1,60 1,31 3,24 1,05 2,98 0,01 0,00 0,01 8,49 5,37 7,14 1,86 2,27 1,30 1,85 1,58 1,46 1,54 1,74 1,10 38,27 34,02 29,78 193,920

Okul Ortalaması 10,90 20,93 5,67 1,71 2,51 1,08 2,02 2,12 1,49 1,02 2,51 0,39 2,61 1,73 2,18 0,00 0,00 0,00 1,74 5,40 0,39 1,02 2,70 0,35 0,76 1,67 0,34 1,00 1,85 0,54 22,78 41,42 12,43 143,980

KATILIMLAR

30 731 MERVE BİROL 1B 13 24 7,00 1 2 0,50 1 3 0,25 1 3 0,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 19 38 9,50 129,795 624

31 691 ABDULLAH CENGİZ 1C 6 11 3,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 4 5 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 15 25 8,75 129,045 628

32 46 ATİLA ERDUR 1C 13 24 7,00 1 4 0,00 2 2 1,50 1 4 0,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 19 40 9,00 128,750 629

33 745 ESMA MENTEŞ 1B 11 26 4,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 8 -1,00 0 7 -1,75 3 1 2,75 2 4 1,00 24 59 9,25 128,348 632

34 692 BÜŞRA TÜRKER 1A 14 20 9,00 1 1 0,75 2 1 1,75 1 7 -0,75 1 6 -0,50 1 5 -0,25 0 5 -1,25 20 45 8,75 127,778 636

35 749 SEMA ERTEK 1B 10 20 5,00 2 3 1,25 2 1 1,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 17 33 8,75 127,558 638

36 87 BEYZANUR KÖREKEN 1B 8 14 4,50 1 0 1,00 3 2 2,50 1 3 0,25 13 19 8,25 126,258 644

37 727 MEHMET DURAN 1B 7 18 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 16 33 7,75 124,683 651

38 45 YILDIZ AKSU 1B 11 22 5,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 3 0,25 16 33 7,75 124,603 652

39 684 GİZEM AYYILDIZ 1B 8 16 4,00 1 3 0,25 2 2 1,50 0 5 -1,25 0 2 -0,50 3 0 3,00 14 28 7,00 123,950 655

40 751 AYŞE BEKDAĞ 1B 11 25 4,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 3 1 2,75 1 1 0,75 1 3 0,25 20 48 8,00 123,693 658

41 70 BEYZA AKÇA 1B 8 20 3,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 14 28 7,00 122,320 666

42 61 GÜL*  AÇIK 1C 7 28 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 2 0,50 2 3 1,25 4 6 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 18 48 6,00 120,520 678

43 744 MÜNEVVER BOĞMAK 1B 10 24 4,00 1 4 0,00 1 3 0,25 1 3 0,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 18 46 6,50 120,175 680

44 39 ESMANUR TORUK 1C 10 20 5,00 1 3 0,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 14 32 6,00 119,010 686

45 52 SİBEL İŞ 1B 12 26 5,50 1 4 0,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 1 0 1,00 15 36 6,00 118,985 687

46 673 DİLARA AKBOLAT 1B 5 16 1,00 2 0 2,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 12 24 6,00 118,930 689

47 1 AHMETCAN TATAR 1A 17 23 11,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 24 -3,00 1 6 -0,50 0 7 -1,75 1 5 -0,25 25 77 5,75 116,915 693

48 18 BEDİRHAN KIZILELMA 1B 6 26 -0,50 1 3 0,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 2 6 0,50 2 4 1,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 17 51 4,25 114,088 701

49 65 BERKAY ÖZARIK 1C 13 26 6,50 0 5 -1,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 14 39 4,25 113,458 703

50 754 OĞUZHAN KARAKUŞ 1B 5 27 -1,75 1 4 0,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 3 2,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 16 51 3,25 111,780 709

51 690 AYŞE ALTINOK 1B 3 8 1,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 4 0,00 6 17 1,75 105,568 734

52 84 İLAYDA KIZIL 1B 9 31 1,25 1 3 0,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 5 -1,25 4 20 -1,00 1 6 -0,50 1 3 0,25 1 4 0,00 19 78 -0,50 97,843 750

53 58 MİNE AKSU 1C 8 28 1,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 1 2,75 0 9 -2,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 12 57 -2,25 91,818 754

54 695 ABDURRAHMAN GEDİK 1C 5 26 -1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 12 38 2,50

55 722 HÜRÜYILMAZ 1B 5 22 -0,50 3 1 2,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 2 0,50 3 14 -0,50 0 6 -1,50 0 6 -1,50 2 2 1,50 16 61 0,75

56 73 MEKSELİNE KARAOĞLAN 1B 3 25 -3,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 1 3 0,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 8 41 -2,25

57 663 TUĞBA BEKCE 1C 7 33 -1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 11 0,25 0 7 -1,75 1 6 -0,50 1 5 -0,25 17 77 -2,25

58 42 GÖKHAN KARATOSUN 1C 7 29 -0,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 0 4 -1,00 0 5 -1,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 8 52 -5,00
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA KOZAN ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06 59 59 124 812

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,59 17,27 10,28 2,50 1,75 2,07 2,48 1,39 2,13 1,71 1,60 1,31 3,24 1,05 2,98 0,01 0,00 0,01 8,49 5,37 7,14 1,86 2,27 1,30 1,85 1,58 1,46 1,54 1,74 1,10 38,27 34,02 29,78 193,920

Okul Ortalaması 10,90 20,93 5,67 1,71 2,51 1,08 2,02 2,12 1,49 1,02 2,51 0,39 2,61 1,73 2,18 0,00 0,00 0,00 1,74 5,40 0,39 1,02 2,70 0,35 0,76 1,67 0,34 1,00 1,85 0,54 22,78 41,42 12,43 143,980

KATILIMLAR

59 80 ESMAKIZILDAĞ 1C 2 38 -7,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 19 -2,75 0 7 -1,75 1 6 -0,50 0 2 -0,50 8 89 -14,25
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SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMETCAN TATAR 1 1A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
116,915 193,920 18 47 47 107 693

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 18 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 23 11,25 28 10,44 5,67 10,28

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,33 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,04 1,49 2,13

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,72 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,15 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 12 0,00 0 7,25 5,14 8,49

Matematik-1 40 3 24 -3,00 -8 1,10 0,39 7,14

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,10 0,35 1,30

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 0,53 0,34 1,46

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,03 0,54 1,10

TYT Fen 20 2 18 -2,50 -13 2,66 1,23 3,86

Toplam: 120 25 77 5,75 5 21,25 12,08 26,49

TYT Türkçe BAdCeeDaAAaabcDECEADaEedacbDacccEdcadEeB

Cevap Anahtarı B BACCBCDEAADDABDECEADDEBCCBEDCADAEABEBECB

TYT Sosyal Cbaae     BcdebdBdde     

Cevap Anahtarı B CAEBDAECBDBEACEABCEDADBEC

TYT Matematik edbaAebcdaccbcdCe daEeda            cbed

Cevap Anahtarı B BBEDADCDBEADEECCBDECECBDEAEDDEAACACADABB

TYT Fen eDbaedbcdbededbebceB

Cevap Anahtarı B ADDEBBCACEBBDCEDEACB
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 23 43

Türkçe 40 17 23 43

Paragraf 26 14 12 54
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 4 1 3 25
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Noktalama 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 3 12 12

Tarih-1 5 1 4 20

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0
Orta Çağ'da Dünya 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

İklim Bilgisi 1 0 0 0
Küresel Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Türkiye'de Sular 1 0 0 0
Doğa ve İnsan 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0

Felsefe 5 1 4 20

MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 1 0 100
Allah İnancı 1 0 1 0
Allah'la İletişim Yolları 1 0 1 0
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0
18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 24 8

Matematik-1 40 3 24 8

Sayı Problemleri 7 0 5 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hız Problemleri 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Tek - Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Kümeler 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 1 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 1 0

TYT Fen 20 2 18 10

Fizik 7 1 6 14

Lamba Devreleri 1 0 1 0
Dalga 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Özkütle 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 0 7 0

Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Canlılar Dünyası 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİOSMAN ÖZDOĞAN 713 1A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,185 193,920 10 11 11 65 439

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 18 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 19 12,25 31 10,44 5,67 10,28

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,33 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,04 1,49 2,13

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,72 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,15 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 7,25 5,14 8,49

Matematik-1 40 4 7 2,25 6 1,10 0,39 7,14

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,10 0,35 1,30

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,53 0,34 1,46

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,03 0,54 1,10

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 2,66 1,23 3,86

Toplam: 120 31 37 21,75 18 21,25 12,08 26,49

TYT Türkçe BbCCBebEbAceAeeECEdcaEBbaBbc   A cBaBcdB

Cevap Anahtarı B BACCBCDEAADDABDECEADDEBCCBEDCADAEABEBECB

TYT Sosyal CdEeeAc  ced   ABCED     

Cevap Anahtarı B CAEBDAECBDBEACEABCEDADBEC

TYT Matematik BB bA bc   ba   e     a      E          

Cevap Anahtarı B BBEDADCDBEADEECCBDECECBDEAEDDEAACACADABB

TYT Fen  ab  c   d  D E     

Cevap Anahtarı B ADDEBBCACEBBDCEDEACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 19 43

Türkçe 40 17 19 43

Paragraf 26 13 13 50
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 4 1 3 25
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 7 32

Tarih-1 5 2 3 40

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0
Orta Çağ'da Dünya 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Türkiye'de Sular 1 0 0 0
Doğa ve İnsan 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0

Felsefe 5 0 2 0

MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 1 0 100
Allah İnancı 1 1 0 100
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0
18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 7 10

Matematik-1 40 4 7 10

Sayı Problemleri 7 2 1 29
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Mantık 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 4 10

Fizik 7 0 3 0

Lamba Devreleri 1 0 0 0
Dalga 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Özkütle 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlılar Dünyası 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NUR TOKUZ 3 1A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,488 193,920 7 8 8 59 393

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 18 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 10,44 5,67 10,28

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,33 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,04 1,49 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,72 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,15 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 7,25 5,14 8,49

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 1,10 0,39 7,14

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,10 0,35 1,30

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,53 0,34 1,46

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,03 0,54 1,10

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 2,66 1,23 3,86

Toplam: 120 33 32 25,00 21 21,25 12,08 26,49

TYT Türkçe eACadCaEcAcDABDdCbA  EeCCB D  cd cBEebCc

Cevap Anahtarı B BACCBCDEAADDABDECEADDEBCCBEDCADAEABEBECB

TYT Sosyal bbEceAEe cBEeCcABCED     

Cevap Anahtarı B CAEBDAECBDBEACEABCEDADBEC

TYT Matematik        e E a        d                   

Cevap Anahtarı B BBEDADCDBEADEECCBDECECBDEAEDDEAACACADABB

TYT Fen Ac   d  C  e d   cd 

Cevap Anahtarı B ADDEBBCACEBBDCEDEACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 15 48

Türkçe 40 19 15 48

Paragraf 26 14 11 54
Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Cümlede Anlam 4 3 0 75
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Noktalama 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0

TYT Sosyal 25 11 8 44

Tarih-1 5 1 4 20

Millî Mücadele 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0
Orta Çağ'da Dünya 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Türkiye'de Sular 1 0 1 0
Doğa ve İnsan 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 1 0 100
Allah İnancı 1 1 0 100
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0
18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

Sayı Problemleri 7 1 0 14
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 6 10

Fizik 7 1 2 14

Lamba Devreleri 1 1 0 100
Dalga 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 2 0

Canlılar Dünyası 1 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE PARLAKAÇ 694 1A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,538 193,920 4 4 4 51 327

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 18 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 10,44 5,67 10,28

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,33 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,04 1,49 2,13

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,72 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,15 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 7,25 5,14 8,49

Matematik-1 40 4 1 3,75 9 1,10 0,39 7,14

Toplam: 120 34 26 27,50 23 21,25 12,08 26,49

TYT Türkçe DEdbCaED  DAEcBEBECdadeCdecEbAcDABbdCEca

Cevap Anahtarı A DEBCCBEDCADAEABEBECBBACCBCDEAADDABDECEAD

TYT Sosyal Edebb cAE bCcB dEDAB     

Cevap Anahtarı A EBDCABDAECACEBECEDABBECAD

TYT Matematik E  e     B        B  A                  

Cevap Anahtarı A ECCBDECECBDEAEDDEBBEDADCDBEADECADABBAACA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 17 53

Türkçe 40 21 17 53

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragraf 26 13 13 50

TYT Sosyal 25 9 8 36

Tarih-1 5 1 4 20

Orta Çağ'da Dünya 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğa ve İnsan 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Türkiye'de Sular 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0
MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah İnancı 1 0 1 0
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 1 10

Matematik-1 40 4 1 10

Temel Kavramlar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Sayı Problemleri 7 1 0 14
Mantık 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA TÜRKER 692 1A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
127,778 193,920 17 34 34 94 636

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 18 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 20 9,00 23 10,44 5,67 10,28

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,33 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,04 1,49 2,13

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,72 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,15 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 7,25 5,14 8,49

Matematik-1 40 1 7 -0,75 -2 1,10 0,39 7,14

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,10 0,35 1,30

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 0,53 0,34 1,46

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 1,03 0,54 1,10

TYT Fen 20 2 16 -2,00 -10 2,66 1,23 3,86

Toplam: 120 20 45 8,75 7 21,25 12,08 26,49

TYT Türkçe D eCdaEcCcDAbccbBEb BbCa eaabADD  eaC ca

Cevap Anahtarı A DEBCCBEDCADAEABEBECBBACCBCDEAADDABDECEAD

TYT Sosyal Ed    cAE                

Cevap Anahtarı A EBDCABDAECACEBECEDABBECAD

TYT Matematik  a aa  d d     b  a  A                  

Cevap Anahtarı A ECCBDECECBDEAEDDEBBEDADCDBEADECADABBAACA

TYT Fen caBbcbcdDa bbade bba

Cevap Anahtarı A EBBCADDBDCACEBACBEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 20 35

Türkçe 40 14 20 35

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Cümlede Anlam 4 1 3 25
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragraf 26 8 13 31

TYT Sosyal 25 3 2 12

Tarih-1 5 1 1 20

Orta Çağ'da Dünya 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğa ve İnsan 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Türkiye'de Sular 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 0 0
MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Allah İnancı 1 0 0 0
Allah'la İletişim Yolları 1 0 0 0
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 7 3

Matematik-1 40 1 7 3

Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Sayı Problemleri 7 0 2 0
Mantık 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 16 10

Fizik 7 1 6 14

Özkütle 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0
Lamba Devreleri 1 0 1 0
Dalga 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0

Kimya 7 1 5 14

Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 5 0

Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlılar Dünyası 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES M İNCEER 62 1A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,993 193,920 6 7 7 58 391

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 18 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 17 10,75 27 10,44 5,67 10,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,33 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,04 1,49 2,13

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,72 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,15 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 7,25 5,14 8,49

Matematik-1 40 3 6 1,50 4 1,10 0,39 7,14

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,10 0,35 1,30

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,53 0,34 1,46

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,03 0,54 1,10

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 2,66 1,23 3,86

Toplam: 120 34 36 25,00 21 21,25 12,08 26,49

TYT Türkçe BbCC eaEcADbAcccCbA cdebCBEb   db  EBE a

Cevap Anahtarı B BACCBCDEAADDABDECEADDEBCCBEDCADAEABEBECB

TYT Sosyal CAcBeAE BcB  CcABCEb     

Cevap Anahtarı B CAEBDAECBDBEACEABCEDADBEC

TYT Matematik BB ad ecda                  D           

Cevap Anahtarı B BBEDADCDBEADEECCBDECECBDEAEDDEAACACADABB

TYT Fen c bc Be   ca dEbEA  

Cevap Anahtarı B ADDEBBCACEBBDCEDEACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 17 38

Türkçe 40 15 17 38

Paragraf 26 12 10 46
Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0

TYT Sosyal 25 12 5 48

Tarih-1 5 3 2 60

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politika 1 1 0 100
Orta Çağ'da Dünya 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Türkiye'de Sular 1 0 0 0
Doğa ve İnsan 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 1 0 100
Allah İnancı 1 1 0 100
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0
18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 6 8

Matematik-1 40 3 6 8

Sayı Problemleri 7 3 2 43
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 8 20

Fizik 7 1 4 14

Lamba Devreleri 1 0 1 0
Dalga 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Özkütle 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 0 3 0

Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 1 50

Canlılar Dünyası 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESİN CANKUPT 719 1A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,583 193,920 13 17 17 73 516

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 18 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 17 5,75 14 10,44 5,67 10,28

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,33 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,04 1,49 2,13

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,72 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,15 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 7,25 5,14 8,49

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 1,10 0,39 7,14

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,10 0,35 1,30

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,53 0,34 1,46

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,03 0,54 1,10

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 2,66 1,23 3,86

Toplam: 120 25 28 18,00 15 21,25 12,08 26,49

TYT Türkçe  beCCe e   AbcBbBECdcdbbdCbEAbca        

Cevap Anahtarı A DEBCCBEDCADAEABEBECBBACCBCDEAADDABDECEAD

TYT Sosyal dBeC  cAE  baBbCEDA      

Cevap Anahtarı A EBDCABDAECACEBECEDABBECAD

TYT Matematik        b e       B                      

Cevap Anahtarı A ECCBDECECBDEAEDDEBBEDADCDBEADECADABBAACA

TYT Fen b B caD    CE    E  

Cevap Anahtarı A EBBCADDBDCACEBACBEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 17 25

Türkçe 40 10 17 25

Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Cümlede Anlam 4 1 2 25
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragraf 26 7 11 27

TYT Sosyal 25 9 6 36

Tarih-1 5 2 2 40

Orta Çağ'da Dünya 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğa ve İnsan 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Türkiye'de Sular 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0
MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah İnancı 1 1 0 100
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Sayı Problemleri 7 1 0 14
Mantık 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 3 25

Fizik 7 2 3 29

Özkütle 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Enerji 1 0 0 0
Lamba Devreleri 1 0 1 0
Dalga 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100

Kimya 7 2 0 29

Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlılar Dünyası 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA DEMİRBOĞA 103 1A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,490 193,920 2 2 2 43 276

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 18 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 10,44 5,67 10,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,33 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,04 1,49 2,13

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,72 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,15 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 7,25 5,14 8,49

Matematik-1 40 2 5 0,75 2 1,10 0,39 7,14

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,10 0,35 1,30

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,53 0,34 1,46

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,03 0,54 1,10

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 2,66 1,23 3,86

Toplam: 120 42 36 33,00 28 21,25 12,08 26,49

TYT Türkçe Bd C CeEbAaDAaDECbbDD BbCBE  d AEdBEBEbe

Cevap Anahtarı B BACCBCDEAADDABDECEADDEBCCBEDCADAEABEBECB

TYT Sosyal CdEBeeECBcedACdABdED     

Cevap Anahtarı B CAEBDAECBDBEACEABCEDADBEC

TYT Matematik dB           a           A     b c b    

Cevap Anahtarı B BBEDADCDBEADEECCBDECECBDEAEDDEAACACADABB

TYT Fen  DbbcBeca c aCEDbAbd

Cevap Anahtarı B ADDEBBCACEBBDCEDEACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 12 55

Türkçe 40 22 12 55

Paragraf 26 15 9 58
Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Cümlede Anlam 4 3 0 75
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 12 8 48

Tarih-1 5 3 2 60

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0
Orta Çağ'da Dünya 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

İklim Bilgisi 1 0 1 0
Küresel Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Türkiye'de Sular 1 1 0 100
Doğa ve İnsan 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 1 0 100
Allah İnancı 1 0 1 0
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0
18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 5 5

Matematik-1 40 2 5 5

Sayı Problemleri 7 1 1 14
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Mantık 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 11 30

Fizik 7 2 4 29

Lamba Devreleri 1 0 0 0
Dalga 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Özkütle 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 1 4 14

Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

Canlılar Dünyası 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMAGÜL AYYILDIZ 51 1A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,333 193,920 8 9 9 60 406

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 18 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 7 12,25 31 10,44 5,67 10,28

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,33 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,04 1,49 2,13

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,72 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,15 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 7,25 5,14 8,49

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 1,10 0,39 7,14

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,10 0,35 1,30

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,53 0,34 1,46

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,03 0,54 1,10

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 2,66 1,23 3,86

Toplam: 120 28 14 24,50 20 21,25 12,08 26,49

TYT Türkçe  A a CDEAAaDABcdCb  a  CCBE        d    

Cevap Anahtarı B BACCBCDEAADDABDECEADDEBCCBEDCADAEABEBECB

TYT Sosyal CdEB AE Bc     ABCED     

Cevap Anahtarı B CAEBDAECBDBEACEABCEDADBEC

TYT Matematik        c                                

Cevap Anahtarı B BBEDADCDBEADEECCBDECECBDEAEDDEAACACADABB

TYT Fen cD  aa        E cA  

Cevap Anahtarı B ADDEBBCACEBBDCEDEACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 7 35

Türkçe 40 14 7 35

Paragraf 26 10 6 38
Sözcükte Anlam 4 1 1 25
Cümlede Anlam 4 3 0 75
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0

TYT Sosyal 25 11 2 44

Tarih-1 5 3 1 60

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0
Orta Çağ'da Dünya 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Türkiye'de Sular 1 0 0 0
Doğa ve İnsan 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 1 0 100
Allah İnancı 1 1 0 100
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0
18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

Sayı Problemleri 7 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 4 15

Fizik 7 1 3 14

Lamba Devreleri 1 0 1 0
Dalga 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Canlılar Dünyası 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN CENGİZ 747 1A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
134,128 193,920 16 28 28 88 612

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 18 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 23 1,25 3 10,44 5,67 10,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,33 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,04 1,49 2,13

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,72 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,15 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 7,25 5,14 8,49

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,10 0,35 1,30

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,53 0,34 1,46

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,03 0,54 1,10

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 2,66 1,23 3,86

Toplam: 120 20 36 11,00 9 21,25 12,08 26,49

TYT Türkçe a deaaaD    acebeabdBb ddebEcAD  acEdE  

Cevap Anahtarı A DEBCCBEDCADAEABEBECBBACCBCDEAADDABDECEAD

TYT Sosyal EBeCdeeeECb   caEbAB     

Cevap Anahtarı A EBDCABDAECACEBECEDABBECAD

TYT Fen  Bc AcDdb  C     E  

Cevap Anahtarı A EBBCADDBDCACEBACBEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 23 18

Türkçe 40 7 23 18

Sözcükte Anlam 4 0 3 0
Cümlede Anlam 4 1 3 25
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragraf 26 6 15 23

TYT Sosyal 25 8 9 32

Tarih-1 5 3 2 60

Orta Çağ'da Dünya 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğa ve İnsan 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
İklim Bilgisi 1 0 1 0
Küresel Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Türkiye'de Sular 1 1 0 100

Felsefe 5 0 2 0

Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 0 0
MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah İnancı 1 0 1 0
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 4 25

Fizik 7 3 2 43

Özkütle 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasası 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Enerji 1 0 0 0
Lamba Devreleri 1 1 0 100
Dalga 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100

Kimya 7 1 2 14

Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlılar Dünyası 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HA İS GEZER 714 1A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,280 193,920 5 6 6 55 379

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 18 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 7 12,25 31 10,44 5,67 10,28

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,33 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,04 1,49 2,13

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,72 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,15 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 7,25 5,14 8,49

Matematik-1 40 3 1 2,75 7 1,10 0,39 7,14

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,10 0,35 1,30

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,53 0,34 1,46

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,03 0,54 1,10

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 2,66 1,23 3,86

Toplam: 120 29 15 25,25 21 21,25 12,08 26,49

TYT Türkçe    CdeDEAdbbABDaCE  DE CbBE             

Cevap Anahtarı B BACCBCDEAADDABDECEADDEBCCBEDCADAEABEBECB

TYT Sosyal b  BeAECBcB   aABdE      

Cevap Anahtarı B CAEBDAECBDBEACEABCEDADBEC

TYT Matematik  B     c E          E                   

Cevap Anahtarı B BBEDADCDBEADEECCBDECECBDEAEDDEAACACADABB

TYT Fen c a BB      D       

Cevap Anahtarı B ADDEBBCACEBBDCEDEACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 7 35

Türkçe 40 14 7 35

Paragraf 26 9 6 35
Sözcükte Anlam 4 3 0 75
Cümlede Anlam 4 2 1 50
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0

TYT Sosyal 25 9 5 36

Tarih-1 5 1 2 20

Millî Mücadele 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 0 0
Orta Çağ'da Dünya 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Türkiye'de Sular 1 1 0 100
Doğa ve İnsan 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 1 0 100
Allah İnancı 1 0 1 0
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0
18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 1 8

Matematik-1 40 3 1 8

Sayı Problemleri 7 2 0 29
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 2 15

Fizik 7 2 2 29

Lamba Devreleri 1 0 1 0
Dalga 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Özkütle 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasası 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılar Dünyası 1 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İSA URFALI 738 1A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,378 193,920 9 10 10 62 418

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 18 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 19 11,25 28 10,44 5,67 10,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,33 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,04 1,49 2,13

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,72 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,15 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 7,25 5,14 8,49

Matematik-1 40 0 5 -1,25 -3 1,10 0,39 7,14

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,10 0,35 1,30

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,53 0,34 1,46

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,03 0,54 1,10

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 2,66 1,23 3,86

Toplam: 120 33 36 24,00 20 21,25 12,08 26,49

TYT Türkçe bEeCCBbD   d dBEBEbcabeCBecEbAeaABcEddc 

Cevap Anahtarı A DEBCCBEDCADAEABEBECBBACCBCDEAADDABDECEAD

TYT Sosyal bBDCdBcAdCAb eddEDAB     

Cevap Anahtarı A EBDCABDAECACEBECEDABBECAD

TYT Matematik    a   b        da  a                   

Cevap Anahtarı A ECCBDECECBDEAEDDEBBEDADCDBEADECADABBAACA

TYT Fen EBBec D D        caE

Cevap Anahtarı A EBBCADDBDCACEBACBEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 19 40

Türkçe 40 16 19 40

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Paragraf 26 11 14 42

TYT Sosyal 25 11 8 44

Tarih-1 5 3 2 60

Orta Çağ'da Dünya 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğa ve İnsan 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Türkiye'de Sular 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 0 0
MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah İnancı 1 0 1 0
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 5 0

Matematik-1 40 0 5 0

Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Sayı Problemleri 7 0 2 0
Mantık 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 4 30

Fizik 7 4 2 57

Özkütle 1 1 0 100
Newtonun Hareket Yasası 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0
Lamba Devreleri 1 0 1 0
Dalga 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100

Kimya 7 1 0 14

Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlılar Dünyası 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ ALTIKARDEŞ 741 1A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,383 193,920 1 1 1 41 264

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 18 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 10,44 5,67 10,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,33 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,04 1,49 2,13

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,72 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,15 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 7,25 5,14 8,49

Matematik-1 40 5 4 4,00 10 1,10 0,39 7,14

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,10 0,35 1,30

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,53 0,34 1,46

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,03 0,54 1,10

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 2,66 1,23 3,86

Toplam: 120 44 41 33,75 28 21,25 12,08 26,49

TYT Türkçe bEBCCBEa   dEdebBaCeeedCeCbEAADbABcaCEcc

Cevap Anahtarı A DEBCCBEDCADAEABEBECBBACCBCDEAADDABDECEAD

TYT Sosyal EdeCABcAECAdacaCEDAa     

Cevap Anahtarı A EBDCABDAECACEBECEDABBECAD

TYT Matematik   Cd   d a        B D  d  E   C         

Cevap Anahtarı A ECCBDECECBDEAEDDEBBEDADCDBEADECADABBAACA

TYT Fen EaBecDccDb CbBACabec

Cevap Anahtarı A EBBCADDBDCACEBACBEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 18 48

Türkçe 40 19 18 48

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragraf 26 12 14 46

TYT Sosyal 25 12 8 48

Tarih-1 5 3 2 60

Orta Çağ'da Dünya 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politika 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Doğa ve İnsan 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Türkiye'de Sular 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0
MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah İnancı 1 1 0 100
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 4 13

Matematik-1 40 5 4 13

Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Tek - Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Sayı Problemleri 7 3 0 43
Mantık 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 11 40

Fizik 7 3 4 43

Özkütle 1 1 0 100
Newtonun Hareket Yasası 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0
Lamba Devreleri 1 0 1 0
Dalga 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0

Kimya 7 3 3 43

Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 4 33

Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Hücre organelleri 1 0 1 0
Canlılar Dünyası 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR AYYILDIZ 678 1A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,548 193,920 3 3 3 50 323

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 18 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 20 12,00 30 10,44 5,67 10,28

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,33 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,04 1,49 2,13

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,72 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,15 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 7,25 5,14 8,49

Matematik-1 40 4 5 2,75 7 1,10 0,39 7,14

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,10 0,35 1,30

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,53 0,34 1,46

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,03 0,54 1,10

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 2,66 1,23 3,86

Toplam: 120 39 41 28,75 24 21,25 12,08 26,49

TYT Türkçe bEe CBEaa  AEcBEeEdaebbCdCcEAdcaABcEdacD

Cevap Anahtarı A DEBCCBEDCADAEABEBECBBACCBCDEAADDABDECEAD

TYT Sosyal EBbe ccAE eCdedCEDAB     

Cevap Anahtarı A EBDCABDAECACEBECEDABBECAD

TYT Matematik    e   E      c E    b b  E b C         

Cevap Anahtarı A ECCBDECECBDEAEDDEBBEDADCDBEADECADABBAACA

TYT Fen EBddAcc Dd  d AaBEbE

Cevap Anahtarı A EBBCADDBDCACEBACBEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 20 43

Türkçe 40 17 20 43

Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragraf 26 11 15 42

TYT Sosyal 25 10 8 40

Tarih-1 5 2 2 40

Orta Çağ'da Dünya 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Doğa ve İnsan 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Türkiye'de Sular 1 0 0 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0
MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah İnancı 1 1 0 100
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 5 10

Matematik-1 40 4 5 10

Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Sayı Problemleri 7 1 1 14
Mantık 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 8 40

Fizik 7 3 4 43

Özkütle 1 1 0 100
Newtonun Hareket Yasası 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0
Lamba Devreleri 1 1 0 100
Dalga 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0

Kimya 7 1 2 14

Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 4 2 67

Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 1 0 100
Canlılar Dünyası 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NISANUR GÖKOLUK 78 1A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,480 193,920 14 19 19 75 530

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 18 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 21 5,75 14 10,44 5,67 10,28

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,33 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,04 1,49 2,13

Felsefe 5 4 0 4,00 80 0,72 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,15 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 7,25 5,14 8,49

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 1,10 0,39 7,14

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,10 0,35 1,30

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,53 0,34 1,46

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,03 0,54 1,10

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 2,66 1,23 3,86

Toplam: 120 25 33 16,75 14 21,25 12,08 26,49

TYT Türkçe cEee BEb   A cBcacCaadedeeDE  cDA edCdca

Cevap Anahtarı A DEBCCBEDCADAEABEBECBBACCBCDEAADDABDECEAD

TYT Sosyal d   bBcAbbA EBEdEbAB     

Cevap Anahtarı A EBDCABDAECACEBECEDABBECAD

TYT Matematik                 cB aa  C                

Cevap Anahtarı A ECCBDECECBDEAEDDEBBEDADCDBEADECADABBAACA

TYT Fen E e Ac           E  

Cevap Anahtarı A EBBCADDBDCACEBACBEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 21 28

Türkçe 40 11 21 28

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 4 2 1 50
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Paragraf 26 7 16 27

TYT Sosyal 25 9 7 36

Tarih-1 5 0 2 0

Orta Çağ'da Dünya 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğa ve İnsan 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Türkiye'de Sular 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 1 0 100
MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah İnancı 1 0 1 0
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik-1 40 2 3 5

Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Sayı Problemleri 7 1 2 14
Mantık 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 2 15

Fizik 7 2 2 29

Özkütle 1 1 0 100
Newtonun Hareket Yasası 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Enerji 1 0 0 0
Lamba Devreleri 1 1 0 100
Dalga 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlılar Dünyası 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN DURAN 710 1A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,303 193,920 12 16 16 72 495

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 18 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 17 5,75 14 10,44 5,67 10,28

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,33 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,04 1,49 2,13

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,72 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,15 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 7,25 5,14 8,49

Matematik-1 40 2 6 0,50 1 1,10 0,39 7,14

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,10 0,35 1,30

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,53 0,34 1,46

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,03 0,54 1,10

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 2,66 1,23 3,86

Toplam: 120 27 32 19,00 16 21,25 12,08 26,49

TYT Türkçe D ce aEDd adEdeb bdce CC ecdAAD     dE  

Cevap Anahtarı A DEBCCBEDCADAEABEBECBBACCBCDEAADDABDECEAD

TYT Sosyal E eCABcAECed Bc          

Cevap Anahtarı A EBDCABDAECACEBECEDABBECAD

TYT Matematik E  e     a     b  B     c    b     a    

Cevap Anahtarı A ECCBDECECBDEAEDDEBBEDADCDBEADECADABBAACA

TYT Fen   BC a  Dd CE AdcE  

Cevap Anahtarı A EBBCADDBDCACEBACBEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 17 25

Türkçe 40 10 17 25

Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Cümlede Anlam 4 2 1 50
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Noktalama 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragraf 26 6 10 23

TYT Sosyal 25 8 5 32

Tarih-1 5 3 1 60

Orta Çağ'da Dünya 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politika 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Doğa ve İnsan 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Türkiye'de Sular 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 0 0
MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Allah İnancı 1 0 0 0
Allah'la İletişim Yolları 1 0 0 0
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 6 5

Matematik-1 40 2 6 5

Temel Kavramlar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Sayı Problemleri 7 1 1 14
Mantık 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 4 35

Fizik 7 2 1 29

Özkütle 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100
Lamba Devreleri 1 0 0 0
Dalga 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0

Kimya 7 3 1 43

Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 1 0
Canlılar Dünyası 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ ORUÇ 60 1A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,615 193,920 11 13 13 68 463

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 18 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 19 8,25 21 10,44 5,67 10,28

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,33 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,04 1,49 2,13

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,72 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,15 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 7,25 5,14 8,49

Matematik-1 40 4 5 2,75 7 1,10 0,39 7,14

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,10 0,35 1,30

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,53 0,34 1,46

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,03 0,54 1,10

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 2,66 1,23 3,86

Toplam: 120 29 33 20,75 17 21,25 12,08 26,49

TYT Türkçe ccdC e EbAcDAacabd  DEBeCaEDaAaeccB   b 

Cevap Anahtarı B BACCBCDEAADDABDECEADDEBCCBEDCADAEABEBECB

TYT Sosyal Cb d AE   e   aAaCED     

Cevap Anahtarı B CAEBDAECBDBEACEABCEDADBEC

TYT Matematik a  De   B   b      Cd     E  a          

Cevap Anahtarı B BBEDADCDBEADEECCBDECECBDEAEDDEAACACADABB

TYT Fen cDD  B   E  Ddb    a

Cevap Anahtarı B ADDEBBCACEBBDCEDEACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 19 33

Türkçe 40 13 19 33

Paragraf 26 6 12 23
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Noktalama 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 7 5 28

Tarih-1 5 1 2 20

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0
Orta Çağ'da Dünya 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Türkiye'de Sular 1 0 0 0
Doğa ve İnsan 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0

Felsefe 5 0 2 0

MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 0 1 0
Allah İnancı 1 1 0 100
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0
18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 5 10

Matematik-1 40 4 5 10

Sayı Problemleri 7 1 1 14
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Mantık 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 4 25

Fizik 7 3 1 43

Lamba Devreleri 1 0 1 0
Dalga 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Özkütle 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 2 0

Canlılar Dünyası 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEKİYE ÇAĞLAYAN 49 1A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,843 193,920 15 25 25 82 569

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 18 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 17 4,75 12 10,44 5,67 10,28

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,33 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,04 1,49 2,13

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,72 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,15 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 7,25 5,14 8,49

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 1,10 0,39 7,14

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,10 0,35 1,30

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 0,53 0,34 1,46

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,03 0,54 1,10

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 2,66 1,23 3,86

Toplam: 120 23 36 14,00 12 21,25 12,08 26,49

TYT Türkçe bbebCaaD   dbdBEBEdd   C eaEb e  c   E a

Cevap Anahtarı A DEBCCBEDCADAEABEBECBBACCBCDEAADDABDECEAD

TYT Sosyal E e dc AE A   EdEeAB     

Cevap Anahtarı A EBDCABDAECACEBECEDABBECAD

TYT Matematik                  Bc  e  c  Aa           

Cevap Anahtarı A ECCBDECECBDEAEDDEBBEDADCDBEADECADABBAACA

TYT Fen ce  cDbcad e dA Bb E

Cevap Anahtarı A EBBCADDBDCACEBACBEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 17 23

Türkçe 40 9 17 23

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Cümlede Anlam 4 2 2 50
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragraf 26 7 8 27

TYT Sosyal 25 8 5 32

Tarih-1 5 1 2 20

Orta Çağ'da Dünya 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğa ve İnsan 1 0 1 0
Nüfus 1 0 0 0
İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Türkiye'de Sular 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 0 0
MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah İnancı 1 0 1 0
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 4 5

Matematik-1 40 2 4 5

Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Sayı Problemleri 7 1 1 14
Mantık 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 10 20

Fizik 7 1 4 14

Özkütle 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0
Lamba Devreleri 1 0 1 0
Dalga 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0

Kimya 7 0 5 0

Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 1 50

Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 1 0 100
Canlılar Dünyası 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ALTINOK 690 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
105,568 193,920 27 51 51 113 734

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 30 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 8 1,00 3 4,31 5,67 10,28

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,34 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,38 1,49 2,13

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,48 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,00 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 9 0,75 4 5,20 5,14 8,49

Toplam: 120 6 17 1,75 1 10,11 12,08 26,49

TYT Türkçe D  dda D     baa E      d           d   

Cevap Anahtarı A DEBCCBEDCADAEABEBECBBACCBCDEAADDABDECEAD

TYT Sosyal caDec    bA    dEade     

Cevap Anahtarı A EBDCABDAECACEBECEDABBECAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 3 8 8

Türkçe 40 3 8 8

Sözcükte Anlam 4 1 1 25
Cümlede Anlam 4 1 2 25
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Paragraf 26 1 4 4

TYT Sosyal 25 3 9 12

Tarih-1 5 1 4 20

Orta Çağ'da Dünya 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Doğa ve İnsan 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
İklim Bilgisi 1 0 0 0
Küresel Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Türkiye'de Sular 1 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 0 0
MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Allah İnancı 1 0 1 0
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE BEKDAĞ 751 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
123,693 193,920 20 40 40 100 658

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 30 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 25 4,75 12 4,31 5,67 10,28

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,34 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,38 1,49 2,13

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,48 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,00 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 13 0,75 4 5,20 5,14 8,49

Matematik-1 40 0 5 -1,25 -3 0,00 0,39 7,14

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,04 0,35 1,30

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,31 0,34 1,46

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,55 0,54 1,10

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 0,90 1,23 3,86

Toplam: 120 20 48 8,00 7 10,11 12,08 26,49

TYT Türkçe BceddeDEedDaAaeECEbcb e d aaeb dacBEcaCe

Cevap Anahtarı B BACCBCDEAADDABDECEADDEBCCBEDCADAEABEBECB

TYT Sosyal Cdadeedeace c  AeCEa     

Cevap Anahtarı B CAEBDAECBDBEACEABCEDADBEC

TYT Matematik d cec  c                                

Cevap Anahtarı B BBEDADCDBEADEECCBDECECBDEAEDDEAACACADABB

TYT Fen  D b BCb     CEa c c

Cevap Anahtarı B ADDEBBCACEBBDCEDEACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 25 28

Türkçe 40 11 25 28

Paragraf 26 11 15 42
Sözcükte Anlam 4 0 2 0
Cümlede Anlam 4 0 3 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 4 13 16

Tarih-1 5 1 4 20

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0
Orta Çağ'da Dünya 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 5 0

İklim Bilgisi 1 0 1 0
Küresel Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Türkiye'de Sular 1 0 1 0
Doğa ve İnsan 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0

Felsefe 5 0 2 0

MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 0 1 0
Allah İnancı 1 1 0 100
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0
18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 5 0

Matematik-1 40 0 5 0

Sayı Problemleri 7 0 3 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 5 25

Fizik 7 3 1 43

Lamba Devreleri 1 0 0 0
Dalga 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Özkütle 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya 7 1 1 14

Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 3 17

Canlılar Dünyası 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN KIZILELMA 18 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
114,088 193,920 25 48 48 108 701

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 30 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 26 -0,50 -1 4,31 5,67 10,28

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,34 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,38 1,49 2,13

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,48 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,00 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 5,20 5,14 8,49

Matematik-1 40 2 6 0,50 1 0,00 0,39 7,14

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,04 0,35 1,30

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,31 0,34 1,46

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,55 0,54 1,10

TYT Fen 20 2 10 -0,50 -3 0,90 1,23 3,86

Toplam: 120 17 51 4,25 4 10,11 12,08 26,49

TYT Türkçe ecCb e bcbb dBcEa c cbeaCBdcacacdde  a B

Cevap Anahtarı B BACCBCDEAADDABDECEADDEBCCBEDCADAEABEBECB

TYT Sosyal Cbd ccEeBD c  bbBCbD     

Cevap Anahtarı B CAEBDAECBDBEACEABCEDADBEC

TYT Matematik Bcac    d  c E a                        

Cevap Anahtarı B BBEDADCDBEADEECCBDECECBDEAEDDEAACACADABB

TYT Fen cbDdaB    d addc b  

Cevap Anahtarı B ADDEBBCACEBBDCEDEACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 26 15

Türkçe 40 6 26 15

Paragraf 26 4 14 15
Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Cümlede Anlam 4 2 2 50
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Noktalama 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 7 9 28

Tarih-1 5 1 3 20

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0
Orta Çağ'da Dünya 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

İklim Bilgisi 1 0 1 0
Küresel Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Türkiye'de Sular 1 0 1 0
Doğa ve İnsan 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100

Felsefe 5 0 2 0

MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 1 0 100
Allah İnancı 1 1 0 100
Allah'la İletişim Yolları 1 0 1 0
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0
18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 6 5

Matematik-1 40 2 6 5

Sayı Problemleri 7 1 3 14
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 10 10

Fizik 7 2 4 29

Lamba Devreleri 1 0 1 0
Dalga 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Özkütle 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 0 3 0

Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 3 0

Canlılar Dünyası 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA AKÇA 70 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
122,320 193,920 21 41 41 101 666

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 30 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 20 3,00 8 4,31 5,67 10,28

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,34 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,38 1,49 2,13

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,48 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,00 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 5,20 5,14 8,49

Toplam: 120 14 28 7,00 6 10,11 12,08 26,49

TYT Türkçe eA  d bEA c   ccedbcD BbCd ae  caAecdd B

Cevap Anahtarı B BACCBCDEAADDABDECEADDEBCCBEDCADAEABEBECB

TYT Sosyal   de AdCee E  adaCED     

Cevap Anahtarı B CAEBDAECBDBEACEABCEDADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 20 20

Türkçe 40 8 20 20

Paragraf 26 4 14 15
Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Cümlede Anlam 4 1 2 25
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 6 8 24

Tarih-1 5 0 2 0

Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 0 0
Orta Çağ'da Dünya 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Türkiye'de Sular 1 1 0 100
Doğa ve İnsan 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 0 1 0
Allah İnancı 1 1 0 100
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0
18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR KÖREKEN 87 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
126,258 193,920 16 36 36 96 644

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 30 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 14 4,50 11 4,31 5,67 10,28

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,34 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,38 1,49 2,13

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,48 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,00 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 5,20 5,14 8,49

Toplam: 120 13 19 8,25 7 10,11 12,08 26,49

TYT Türkçe db dee EbAeaAe            dDe  A cBb ECc

Cevap Anahtarı B BACCBCDEAADDABDECEADDEBCCBEDCADAEABEBECB

TYT Sosyal C    AdCBc     da Ec     

Cevap Anahtarı B CAEBDAECBDBEACEABCEDADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 14 20

Türkçe 40 8 14 20

Paragraf 26 6 11 23
Sözcükte Anlam 4 0 0 0
Cümlede Anlam 4 1 1 25
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0

TYT Sosyal 25 5 5 20

Tarih-1 5 1 0 20

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 0 0
Orta Çağ'da Dünya 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Türkiye'de Sular 1 1 0 100
Doğa ve İnsan 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 0 1 0
Allah İnancı 1 0 0 0
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0
18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CUMALİ KARADUMAN 737 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,320 193,920 7 21 21 78 557

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 30 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 26 3,50 9 4,31 5,67 10,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,34 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,38 1,49 2,13

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,48 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,00 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 5,20 5,14 8,49

Matematik-1 40 0 5 -1,25 -3 0,00 0,39 7,14

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,04 0,35 1,30

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,31 0,34 1,46

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,55 0,54 1,10

TYT Fen 20 5 12 2,00 10 0,90 1,23 3,86

Toplam: 120 28 50 15,50 13 10,11 12,08 26,49

TYT Türkçe abcba Ec eeAacebaEeaaAeCaCaEAA a Bcadaea

Cevap Anahtarı A DEBCCBEDCADAEABEBECBBACCBCDEAADDABDECEAD

TYT Sosyal EBeCdBcAECedddECEDAB     

Cevap Anahtarı A EBDCABDAECACEBECEDABBECAD

TYT Matematik  a   cb d                    a          

Cevap Anahtarı A ECCBDECECBDEAEDDEBBEDADCDBEADECADABBAACA

TYT Fen ceBb be DaedEBc aEbc

Cevap Anahtarı A EBBCADDBDCACEBACBEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 26 25

Türkçe 40 10 26 25

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Cümlede Anlam 4 1 2 25
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Noktalama 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragraf 26 8 16 31

TYT Sosyal 25 13 7 52

Tarih-1 5 3 2 60

Orta Çağ'da Dünya 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Doğa ve İnsan 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Türkiye'de Sular 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0
MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah İnancı 1 1 0 100
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 5 0

Matematik-1 40 0 5 0

Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Sayı Problemleri 7 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 12 25

Fizik 7 1 5 14

Özkütle 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0
Lamba Devreleri 1 0 0 0
Dalga 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0

Kimya 7 3 3 43

Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 4 17

Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 1 0
Canlılar Dünyası 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA AKBOLAT 673 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
118,930 193,920 24 46 46 106 689

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 30 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 16 1,00 3 4,31 5,67 10,28

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,34 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,38 1,49 2,13

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,48 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,00 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 5,20 5,14 8,49

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 0,00 0,39 7,14

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,04 0,35 1,30

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,31 0,34 1,46

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,55 0,54 1,10

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,90 1,23 3,86

Toplam: 120 12 24 6,00 5 10,11 12,08 26,49

TYT Türkçe cbc  dED   dbcBde   ab   ee  A    cE c a

Cevap Anahtarı A DEBCCBEDCADAEABEBECBBACCBCDEAADDABDECEAD

TYT Sosyal EB    ceE     ddEcAB     

Cevap Anahtarı A EBDCABDAECACEBECEDABBECAD

TYT Matematik      c                                  

Cevap Anahtarı A ECCBDECECBDEAEDDEBBEDADCDBEADECADABBAACA

TYT Fen              c  Bd  

Cevap Anahtarı A EBBCADDBDCACEBACBEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 5 16 13

Türkçe 40 5 16 13

Sözcükte Anlam 4 0 3 0
Cümlede Anlam 4 2 1 50
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragraf 26 3 9 12

TYT Sosyal 25 6 5 24

Tarih-1 5 2 0 40

Orta Çağ'da Dünya 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Doğa ve İnsan 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
İklim Bilgisi 1 0 1 0
Küresel Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Türkiye'de Sular 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 0 0
MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah İnancı 1 0 1 0
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Sayı Problemleri 7 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 0 0 0

Özkütle 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0
Lamba Devreleri 1 0 0 0
Dalga 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 1 17

Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 1 0 100
Canlılar Dünyası 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA MENTEŞ 745 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
128,348 193,920 14 33 33 93 632

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 30 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 26 4,50 11 4,31 5,67 10,28

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,34 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,38 1,49 2,13

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,48 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,00 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 5,20 5,14 8,49

Matematik-1 40 1 8 -1,00 -3 0,00 0,39 7,14

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,04 0,35 1,30

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,31 0,34 1,46

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,55 0,54 1,10

TYT Fen 20 5 12 2,00 10 0,90 1,23 3,86

Toplam: 120 24 59 9,25 8 10,11 12,08 26,49

TYT Türkçe dbdCeecaAbDbABbdCddcabcCbcED   dacBbBaaa

Cevap Anahtarı B BACCBCDEAADDABDECEADDEBCCBEDCADAEABEBECB

TYT Sosyal CdEdeAcCccBaedaABdce     

Cevap Anahtarı B CAEBDAECBDBEACEABCEDADBEC

TYT Matematik d          ba      bcae     aE          

Cevap Anahtarı B BBEDADCDBEADEECCBDECECBDEAEDDEAACACADABB

TYT Fen bcabcebcC   DCbcEAbd

Cevap Anahtarı B ADDEBBCACEBBDCEDEACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 26 28

Türkçe 40 11 26 28

Paragraf 26 8 18 31
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 4 2 2 50
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 7 13 28

Tarih-1 5 2 3 40

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0
Orta Çağ'da Dünya 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Türkiye'de Sular 1 1 0 100
Doğa ve İnsan 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 1 0 100
Allah İnancı 1 0 1 0
Allah'la İletişim Yolları 1 0 1 0
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0
18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 8 3

Matematik-1 40 1 8 3

Sayı Problemleri 7 0 2 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Mantık 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 12 25

Fizik 7 0 7 0

Lamba Devreleri 1 0 1 0
Dalga 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Özkütle 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 3 1 43

Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 4 33

Canlılar Dünyası 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FA MA YILMAZ 723 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,328 193,920 3 14 14 69 464

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 30 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 19 6,25 16 4,31 5,67 10,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,34 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,38 1,49 2,13

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,48 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,00 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 5,20 5,14 8,49

Matematik-1 40 2 6 0,50 1 0,00 0,39 7,14

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,04 0,35 1,30

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,31 0,34 1,46

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,55 0,54 1,10

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 0,90 1,23 3,86

Toplam: 120 30 36 21,00 18 10,11 12,08 26,49

TYT Türkçe aEeCCBEc   d ccaBE  dbbC CDE eca aaadad 

Cevap Anahtarı A DEBCCBEDCADAEABEBECBBACCBCDEAADDABDECEAD

TYT Sosyal EBDCdccAdCeC e CEDAB     

Cevap Anahtarı A EBDCABDAECACEBECEDABBECAD

TYT Matematik       e e  E     d   e     eD    d      

Cevap Anahtarı A ECCBDECECBDEAEDDEBBEDADCDBEADECADABBAACA

TYT Fen  B b    ad  E  CBEbb

Cevap Anahtarı A EBBCADDBDCACEBACBEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 19 28

Türkçe 40 11 19 28

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Paragraf 26 6 14 23

TYT Sosyal 25 12 6 48

Tarih-1 5 4 1 80

Orta Çağ'da Dünya 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğa ve İnsan 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Türkiye'de Sular 1 1 0 100

Felsefe 5 1 2 20

Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 0 0
MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah İnancı 1 1 0 100
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 6 5

Matematik-1 40 2 6 5

Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Sayı Problemleri 7 0 1 0
Mantık 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 5 25

Fizik 7 1 1 14

Özkütle 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasası 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0
Lamba Devreleri 1 0 0 0
Dalga 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 2 50

Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100
Hücre organelleri 1 1 0 100
Canlılar Dünyası 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM ATASOY 717 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,435 193,920 6 20 20 77 556

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 30 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 25 4,75 12 4,31 5,67 10,28

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,34 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,38 1,49 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,48 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,00 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 5,20 5,14 8,49

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 0,00 0,39 7,14

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,04 0,35 1,30

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,31 0,34 1,46

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,55 0,54 1,10

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 0,90 1,23 3,86

Toplam: 120 26 43 15,25 13 10,11 12,08 26,49

TYT Türkçe dbeCBecEecebbBcEdEcaccdbCaED   Aabd edeB

Cevap Anahtarı B BACCBCDEAADDABDECEADDEBCCBEDCADAEABEBECB

TYT Sosyal C EebAdaB BEAbdAcdED     

Cevap Anahtarı B CAEBDAECBDBEACEABCEDADBEC

TYT Matematik                      d      b          B

Cevap Anahtarı B BBEDADCDBEADEECCBDECECBDEAEDDEAACACADABB

TYT Fen  DabeB   ce DCb   de

Cevap Anahtarı B ADDEBBCACEBBDCEDEACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 25 28

Türkçe 40 11 25 28

Paragraf 26 7 18 27
Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 10 8 40

Tarih-1 5 2 2 40

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 0 0
Orta Çağ'da Dünya 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Türkiye'de Sular 1 0 1 0
Doğa ve İnsan 1 1 0 100
Nüfus 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 0 1 0
Allah İnancı 1 0 1 0
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0
18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

Sayı Problemleri 7 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100

TYT Fen 20 4 8 20

Fizik 7 2 3 29

Lamba Devreleri 1 0 0 0
Dalga 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Özkütle 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 3 0

Canlılar Dünyası 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM AYYILDIZ 684 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
123,950 193,920 19 39 39 99 655

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 30 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 16 4,00 10 4,31 5,67 10,28

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,34 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,38 1,49 2,13

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,48 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 2,00 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 12 0,00 0 5,20 5,14 8,49

Matematik-1 40 3 0 3,00 8 0,00 0,39 7,14

Toplam: 120 14 28 7,00 6 10,11 12,08 26,49

TYT Türkçe Bd b CbE cD  dcEd  aa  dd  eec A  B cE a

Cevap Anahtarı B BACCBCDEAADDABDECEADDEBCCBEDCADAEABEBECB

TYT Sosyal ebE ebEC cadbbd   da     

Cevap Anahtarı B CAEBDAECBDBEACEABCEDADBEC

TYT Matematik BB                    B                 

Cevap Anahtarı B BBEDADCDBEADEECCBDECECBDEAEDDEAACACADABB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 16 20

Türkçe 40 8 16 20

Paragraf 26 7 10 27
Sözcükte Anlam 4 0 2 0
Cümlede Anlam 4 0 2 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 0 0

TYT Sosyal 25 3 12 12

Tarih-1 5 1 3 20

Millî Mücadele 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0
Orta Çağ'da Dünya 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

İklim Bilgisi 1 0 1 0
Küresel Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Türkiye'de Sular 1 1 0 100
Doğa ve İnsan 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 0 0 0
Allah İnancı 1 0 0 0
Allah'la İletişim Yolları 1 0 1 0
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0
18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 0 8

Matematik-1 40 3 0 8

Sayı Problemleri 7 2 0 29
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜRÜYILMAZ 722 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 30 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 22 -0,50 -1 4,31 5,67 10,28

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,34 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,38 1,49 2,13

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,48 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,00 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 5,20 5,14 8,49

Matematik-1 40 3 14 -0,50 -1 0,00 0,39 7,14

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 0,04 0,35 1,30

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 0,31 0,34 1,46

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,55 0,54 1,10

TYT Fen 20 2 14 -1,50 -8 0,90 1,23 3,86

Toplam: 120 16 61 0,75 1 10,11 12,08 26,49

TYT Türkçe abaCeeb bADe  cb d ae cda  eed A b E a d

Cevap Anahtarı B BACCBCDEAADDABDECEADDEBCCBEDCADAEABEBECB

TYT Sosyal CAE eAbCdcebbadA e a     

Cevap Anahtarı B CAEBDAECBDBEACEABCEDADBEC

TYT Matematik B ce    B e aa   b   d e d c   c b d A a

Cevap Anahtarı B BBEDADCDBEADEECCBDECECBDEAEDDEAACACADABB

TYT Fen cccac dbab ebeEe A a

Cevap Anahtarı B ADDEBBCACEBBDCEDEACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 5 22 13

Türkçe 40 5 22 13

Paragraf 26 4 14 15
Sözcükte Anlam 4 0 3 0
Cümlede Anlam 4 0 2 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0

TYT Sosyal 25 6 11 24

Tarih-1 5 3 1 60

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politika 1 1 0 100
Orta Çağ'da Dünya 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Türkiye'de Sular 1 1 0 100
Doğa ve İnsan 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 0 0 0
Allah İnancı 1 0 1 0
Allah'la İletişim Yolları 1 0 0 0
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0
18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 14 8

Matematik-1 40 3 14 8

Sayı Problemleri 7 1 3 14
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 1 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 1 0
Mantık 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 1 1 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0

TYT Fen 20 2 14 10

Fizik 7 0 6 0

Lamba Devreleri 1 0 1 0
Dalga 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Özkütle 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 0 6 0

Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 2 33

Canlılar Dünyası 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA KIZIL 84 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
97,843 193,920 28 52 52 117 750

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 30 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 4,31 5,67 10,28

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,34 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,38 1,49 2,13

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,48 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 2,00 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 14 -0,50 -3 5,20 5,14 8,49

Matematik-1 40 4 20 -1,00 -3 0,00 0,39 7,14

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,04 0,35 1,30

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,31 0,34 1,46

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,55 0,54 1,10

TYT Fen 20 3 13 -0,25 -1 0,90 1,23 3,86

Toplam: 120 19 78 -0,50 0 10,11 12,08 26,49

TYT Türkçe bEdbCadcecadbbecaECBddaCebbdAecadebaCEbc

Cevap Anahtarı A DEBCCBEDCADAEABEBECBBACCBCDEAADDABDECEAD

TYT Sosyal dBee BceaC  ddbeacce     

Cevap Anahtarı A EBDCABDAECACEBECEDABBECAD

TYT Matematik bdbd ca   bEcaDeb     baD   bdCea  ed  c

Cevap Anahtarı A ECCBDECECBDEAEDDEBBEDADCDBEADECADABBAACA

TYT Fen bcdadeDB eb d ca bDb

Cevap Anahtarı A EBBCADDBDCACEBACBEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 31 23

Türkçe 40 9 31 23

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 4 1 3 25
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Noktalama 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragraf 26 7 19 27

TYT Sosyal 25 3 14 12

Tarih-1 5 1 3 20

Orta Çağ'da Dünya 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğa ve İnsan 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
İklim Bilgisi 1 0 1 0
Küresel Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Türkiye'de Sular 1 1 0 100

Felsefe 5 0 3 0

Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0
MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Allah İnancı 1 0 1 0
Allah'la İletişim Yolları 1 0 1 0
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 20 10

Matematik-1 40 4 20 10

Temel Kavramlar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 1 0
Polinomlar 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 0 2 0
Sayı Problemleri 7 1 1 14
Mantık 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hız Problemleri 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen 2 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen 20 3 13 15

Fizik 7 1 6 14

Özkütle 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0
Lamba Devreleri 1 0 1 0
Dalga 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100

Kimya 7 1 3 14

Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 4 17

Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlılar Dünyası 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET DURAN 727 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
124,683 193,920 17 37 37 97 651

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 30 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 18 2,50 6 4,31 5,67 10,28

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,34 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,38 1,49 2,13

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,48 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,00 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 5,20 5,14 8,49

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,04 0,35 1,30

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,31 0,34 1,46

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,55 0,54 1,10

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,90 1,23 3,86

Toplam: 120 16 33 7,75 6 10,11 12,08 26,49

TYT Türkçe ebCadCDEcAbDAccdabcbbaee         c      

Cevap Anahtarı B BACCBCDEAADDABDECEADDEBCCBEDCADAEABEBECB

TYT Sosyal CdEdbAECBcecbeaAeaEb     

Cevap Anahtarı B CAEBDAECBDBEACEABCEDADBEC

TYT Fen              dE  d e

Cevap Anahtarı B ADDEBBCACEBBDCEDEACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 18 18

Türkçe 40 7 18 18

Paragraf 26 7 13 27
Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Cümlede Anlam 4 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 12 32

Tarih-1 5 2 3 40

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0
Orta Çağ'da Dünya 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Türkiye'de Sular 1 1 0 100
Doğa ve İnsan 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 0 1 0
Allah İnancı 1 0 1 0
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0
18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 0 0 0

Lamba Devreleri 1 0 0 0
Dalga 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 2 17

Canlılar Dünyası 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEKSELİNE KARAOĞLAN 73 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 30 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 25 -3,25 -8 4,31 5,67 10,28

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,34 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,38 1,49 2,13

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,48 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,00 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 13 1,75 9 5,20 5,14 8,49

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 0,00 0,39 7,14

Toplam: 120 8 41 -2,25 -2 10,11 12,08 26,49

TYT Türkçe cb   d b cec ce BadBd edB adc baee becb 

Cevap Anahtarı A DEBCCBEDCADAEABEBECBBACCBCDEAADDABDECEAD

TYT Sosyal bec babedCAd ebeEcAB     

Cevap Anahtarı A EBDCABDAECACEBECEDABBECAD

TYT Matematik      da  e                              

Cevap Anahtarı A ECCBDECECBDEAEDDEBBEDADCDBEADECADABBAACA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 3 25 8

Türkçe 40 3 25 8

Sözcükte Anlam 4 0 2 0
Cümlede Anlam 4 0 2 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Noktalama 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Paragraf 26 3 17 12

TYT Sosyal 25 5 13 20

Tarih-1 5 0 4 0

Orta Çağ'da Dünya 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Doğa ve İnsan 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
İklim Bilgisi 1 0 1 0
Küresel Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Türkiye'de Sular 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 0 0
MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah İnancı 1 0 1 0
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Sayı Problemleri 7 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE BİROL 731 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
129,795 193,920 13 30 30 90 624

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 30 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 24 7,00 18 4,31 5,67 10,28

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,34 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,38 1,49 2,13

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,48 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,00 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 5,20 5,14 8,49

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 0,00 0,39 7,14

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,04 0,35 1,30

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,31 0,34 1,46

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,55 0,54 1,10

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,90 1,23 3,86

Toplam: 120 19 38 9,50 8 10,11 12,08 26,49

TYT Türkçe DbBCbaaD   ddAebBEadaAdedeDEbAeebaccdEAa

Cevap Anahtarı A DEBCCBEDCADAEABEBECBBACCBCDEAADDABDECEAD

TYT Sosyal E ca accE b cdECEaeB     

Cevap Anahtarı A EBDCABDAECACEBECEDABBECAD

TYT Matematik    e        e     c                     

Cevap Anahtarı A ECCBDECECBDEAEDDEBBEDADCDBEADECADABBAACA

TYT Fen                  a  

Cevap Anahtarı A EBBCADDBDCACEBACBEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 24 33

Türkçe 40 13 24 33

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 4 1 3 25
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragraf 26 8 18 31

TYT Sosyal 25 6 10 24

Tarih-1 5 1 2 20

Orta Çağ'da Dünya 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Doğa ve İnsan 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
İklim Bilgisi 1 0 1 0
Küresel Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Türkiye'de Sular 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0
MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah İnancı 1 1 0 100
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 1 0
Sayı Problemleri 7 0 1 0
Mantık 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

Özkütle 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0
Lamba Devreleri 1 0 0 0
Dalga 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlılar Dünyası 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ASIM AKGÜL 734 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,923 193,920 5 18 18 74 520

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 30 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 23 9,25 23 4,31 5,67 10,28

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,34 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,38 1,49 2,13

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,48 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,00 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 5,20 5,14 8,49

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 0,00 0,39 7,14

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,04 0,35 1,30

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,31 0,34 1,46

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,55 0,54 1,10

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,90 1,23 3,86

Toplam: 120 26 34 17,50 15 10,11 12,08 26,49

TYT Türkçe caedCBEabeDddcBEaEbaaACbaCbEecea BDaCcA 

Cevap Anahtarı A DEBCCBEDCADAEABEBECBBACCBCDEAADDABDECEAD

TYT Sosyal dBeCdacAdCA  aEbEDeB     

Cevap Anahtarı A EBDCABDAECACEBECEDABBECAD

TYT Matematik                  B       d              

Cevap Anahtarı A ECCBDECECBDEAEDDEBBEDADCDBEADECADABBAACA

TYT Fen     c              E

Cevap Anahtarı A EBBCADDBDCACEBACBEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 23 38

Türkçe 40 15 23 38

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Noktalama 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragraf 26 11 13 42

TYT Sosyal 25 9 9 36

Tarih-1 5 2 3 40

Orta Çağ'da Dünya 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğa ve İnsan 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Türkiye'de Sular 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 0 0
MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah İnancı 1 0 1 0
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Sayı Problemleri 7 1 0 14
Mantık 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 0 1 0

Özkütle 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0
Lamba Devreleri 1 0 1 0
Dalga 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlılar Dünyası 1 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MÜNEVVER AYGÜN 733 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
130,683 193,920 12 29 29 89 622

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 30 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 19 3,25 8 4,31 5,67 10,28

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,34 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,38 1,49 2,13

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,48 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,00 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 5,20 5,14 8,49

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 0,00 0,39 7,14

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,04 0,35 1,30

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,31 0,34 1,46

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,55 0,54 1,10

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,90 1,23 3,86

Toplam: 120 16 26 9,50 8 10,11 12,08 26,49

TYT Türkçe b ebCadD   AbcBceabccAeC ebE Ab  a     b

Cevap Anahtarı A DEBCCBEDCADAEABEBECBBACCBCDEAADDABDECEAD

TYT Sosyal EaeC BceEC    E E        

Cevap Anahtarı A EBDCABDAECACEBECEDABBECAD

TYT Matematik                         e   Da          

Cevap Anahtarı A ECCBDECECBDEAEDDEBBEDADCDBEADECADABBAACA

TYT Fen                  b  

Cevap Anahtarı A EBBCADDBDCACEBACBEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 19 20

Türkçe 40 8 19 20

Sözcükte Anlam 4 0 3 0
Cümlede Anlam 4 2 2 50
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragraf 26 5 12 19

TYT Sosyal 25 7 4 28

Tarih-1 5 2 2 40

Orta Çağ'da Dünya 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğa ve İnsan 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
İklim Bilgisi 1 0 1 0
Küresel Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Türkiye'de Sular 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 0 0
MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

Allah İnancı 1 0 0 0
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Sayı Problemleri 7 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Olasılık 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

Özkütle 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0
Lamba Devreleri 1 0 0 0
Dalga 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlılar Dünyası 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MÜNEVVER BOĞMAK 744 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
120,175 193,920 22 43 43 103 680

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 30 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 24 4,00 10 4,31 5,67 10,28

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,34 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,38 1,49 2,13

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,48 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,00 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 12 3,00 15 5,20 5,14 8,49

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 0,00 0,39 7,14

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,04 0,35 1,30

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,31 0,34 1,46

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,55 0,54 1,10

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 0,90 1,23 3,86

Toplam: 120 18 46 6,50 5 10,11 12,08 26,49

TYT Türkçe cb  CBEbeAedadcb bbedAaC CbEbADa c addba

Cevap Anahtarı A DEBCCBEDCADAEABEBECBBACCBCDEAADDABDECEAD

TYT Sosyal dBeedcbAc bCa caEDAc     

Cevap Anahtarı A EBDCABDAECACEBECEDABBECAD

TYT Matematik    d              d   b                 

Cevap Anahtarı A ECCBDECECBDEAEDDEBBEDADCDBEADECADABBAACA

TYT Fen  ea  ce a     c BEb 

Cevap Anahtarı A EBBCADDBDCACEBACBEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 24 25

Türkçe 40 10 24 25

Sözcükte Anlam 4 0 2 0
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Noktalama 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragraf 26 6 16 23

TYT Sosyal 25 6 12 24

Tarih-1 5 1 4 20

Orta Çağ'da Dünya 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Doğa ve İnsan 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Türkiye'de Sular 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0
MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah İnancı 1 0 1 0
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Sayı Problemleri 7 0 1 0
Mantık 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 7 10

Fizik 7 0 4 0

Özkütle 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Enerji 1 0 0 0
Lamba Devreleri 1 0 0 0
Dalga 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 1 0 100
Canlılar Dünyası 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİHAN ÖZALAN 69 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,465 193,920 9 23 23 80 560

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 30 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 19 2,25 6 4,31 5,67 10,28

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,34 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,38 1,49 2,13

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,48 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,00 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 5,20 5,14 8,49

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 0,00 0,39 7,14

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,04 0,35 1,30

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,31 0,34 1,46

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,55 0,54 1,10

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,90 1,23 3,86

Toplam: 120 21 25 14,75 12 10,11 12,08 26,49

TYT Türkçe acebb  D   d  BbcECcebe BeaEAd b   abb  

Cevap Anahtarı A DEBCCBEDCADAEABEBECBBACCBCDEAADDABDECEAD

TYT Sosyal EBDCA aAE b  BcCE AB     

Cevap Anahtarı A EBDCABDAECACEBECEDABBECAD

TYT Matematik                   c         b           

Cevap Anahtarı A ECCBDECECBDEAEDDEBBEDADCDBEADECADABBAACA

TYT Fen   Be             E  

Cevap Anahtarı A EBBCADDBDCACEBACBEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 19 18

Türkçe 40 7 19 18

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Cümlede Anlam 4 1 1 25
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Paragraf 26 6 13 23

TYT Sosyal 25 12 3 48

Tarih-1 5 5 0 100

Orta Çağ'da Dünya 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politika 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğa ve İnsan 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Türkiye'de Sular 1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 0 0
MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah İnancı 1 1 0 100
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Sayı Problemleri 7 0 1 0
Mantık 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 1 1 14

Özkütle 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0
Lamba Devreleri 1 0 0 0
Dalga 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlılar Dünyası 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NURCAN BEKCE 57 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,748 193,920 8 22 22 79 558

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 30 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 24 6,00 15 4,31 5,67 10,28

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,34 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,38 1,49 2,13

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,48 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,00 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 5,20 5,14 8,49

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 0,00 0,39 7,14

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,04 0,35 1,30

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,31 0,34 1,46

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,55 0,54 1,10

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,90 1,23 3,86

Toplam: 120 24 37 14,75 12 10,11 12,08 26,49

TYT Türkçe eceCeebEcAcDA edCdcacEdeeBEa   AbcBdBcbd

Cevap Anahtarı B BACCBCDEAADDABDECEADDEBCCBEDCADAEABEBECB

TYT Sosyal CdEd AdbBcBEc aABdEe     

Cevap Anahtarı B CAEBDAECBDBEACEABCEDADBEC

TYT Matematik B a    c E                              

Cevap Anahtarı B BBEDADCDBEADEECCBDECECBDEAEDDEAACACADABB

TYT Fen  c E d              

Cevap Anahtarı B ADDEBBCACEBBDCEDEACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 24 30

Türkçe 40 12 24 30

Paragraf 26 8 17 31
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 4 2 2 50
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 9 9 36

Tarih-1 5 2 2 40

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0
Orta Çağ'da Dünya 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Türkiye'de Sular 1 0 1 0
Doğa ve İnsan 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 1 0 100
Allah İnancı 1 0 1 0
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0
18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

Sayı Problemleri 7 2 1 29
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 1 2 14

Lamba Devreleri 1 0 0 0
Dalga 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Özkütle 1 1 0 100
Newtonun Hareket Yasası 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılar Dünyası 1 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN KARAKUŞ 754 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
111,780 193,920 26 50 50 111 709

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 30 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 27 -1,75 -4 4,31 5,67 10,28

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,34 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,38 1,49 2,13

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,48 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,00 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 13 2,75 14 5,20 5,14 8,49

Matematik-1 40 3 3 2,25 6 0,00 0,39 7,14

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,04 0,35 1,30

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,31 0,34 1,46

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,55 0,54 1,10

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 0,90 1,23 3,86

Toplam: 120 16 51 3,25 3 10,11 12,08 26,49

TYT Türkçe ebebeecdbADbedbddbebacBedBcc        cdCe

Cevap Anahtarı B BACCBCDEAADDABDECEADDEBCCBEDCADAEABEBECB

TYT Sosyal CbadbAEeeced eaAedED     

Cevap Anahtarı B CAEBDAECBDBEACEABCEDADBEC

TYT Matematik BBcc      A             b               

Cevap Anahtarı B BBEDADCDBEADEECCBDECECBDEAEDDEAACACADABB

TYT Fen e   ead a     b EAdc

Cevap Anahtarı B ADDEBBCACEBBDCEDEACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 5 27 13

Türkçe 40 5 27 13

Paragraf 26 3 21 12
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 4 1 3 25
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0

TYT Sosyal 25 6 13 24

Tarih-1 5 1 4 20

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0
Orta Çağ'da Dünya 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Türkiye'de Sular 1 0 1 0
Doğa ve İnsan 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0

Felsefe 5 0 4 0

MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 0 1 0
Allah İnancı 1 0 1 0
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0
18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 3 8

Matematik-1 40 3 3 8

Sayı Problemleri 7 2 2 29
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 8 10

Fizik 7 0 4 0

Lamba Devreleri 1 0 1 0
Dalga 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 3 33

Canlılar Dünyası 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 0 100
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR ÇİLİNGİR 38 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
142,863 193,920 11 27 27 85 579

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 30 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 18 11,50 29 4,31 5,67 10,28

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,34 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,38 1,49 2,13

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,48 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,00 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 5,20 5,14 8,49

Matematik-1 40 0 5 -1,25 -3 0,00 0,39 7,14

Toplam: 120 22 33 13,75 11 10,11 12,08 26,49

TYT Türkçe abB CBED   dbcBbBECedeCC CaEbAcbddadCEd 

Cevap Anahtarı A DEBCCBEDCADAEABEBECBBACCBCDEAADDABDECEAD

TYT Sosyal ddeC acA CeC Bcdc Aa     

Cevap Anahtarı A EBDCABDAECACEBECEDABBECAD

TYT Matematik        b     c b         a c            

Cevap Anahtarı A ECCBDECECBDEAEDDEBBEDADCDBEADECADABBAACA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 18 40

Türkçe 40 16 18 40

Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Cümlede Anlam 4 4 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragraf 26 11 13 42

TYT Sosyal 25 6 10 24

Tarih-1 5 1 3 20

Orta Çağ'da Dünya 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Doğa ve İnsan 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Türkiye'de Sular 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 0 0
MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Allah İnancı 1 0 1 0
Allah'la İletişim Yolları 1 0 1 0
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 5 0

Matematik-1 40 0 5 0

Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 1 0
Sayı Problemleri 7 0 1 0
Mantık 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN ÖZCAN 21 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,075 193,920 4 15 15 71 489

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 30 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 24 8,00 20 4,31 5,67 10,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,34 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,38 1,49 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,48 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,00 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 5,20 5,14 8,49

Matematik-1 40 0 5 -1,25 -3 0,00 0,39 7,14

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,04 0,35 1,30

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,31 0,34 1,46

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,55 0,54 1,10

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,90 1,23 3,86

Toplam: 120 29 38 19,50 16 10,11 12,08 26,49

TYT Türkçe eacbCBaDa adbAcdcEbdeACCdC EbADaABecdadb

Cevap Anahtarı A DEBCCBEDCADAEABEBECBBACCBCDEAADDABDECEAD

TYT Sosyal EBDCcBcAEeACdBdCEeAa     

Cevap Anahtarı A EBDCABDAECACEBECEDABBECAD

TYT Matematik                                    eeeee

Cevap Anahtarı A ECCBDECECBDEAEDDEBBEDADCDBEADECADABBAACA

TYT Fen   Bd    D        b  

Cevap Anahtarı A EBBCADDBDCACEBACBEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 24 35

Türkçe 40 14 24 35

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Noktalama 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragraf 26 10 15 38

TYT Sosyal 25 13 7 52

Tarih-1 5 4 1 80

Orta Çağ'da Dünya 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğa ve İnsan 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Türkiye'de Sular 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0
MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah İnancı 1 1 0 100
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 5 0

Matematik-1 40 0 5 0

Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Sayı Problemleri 7 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Deltoid 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen 20 2 2 10

Fizik 7 1 1 14

Özkütle 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0
Lamba Devreleri 1 0 0 0
Dalga 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlılar Dünyası 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RUKİYE KARAOĞLAN 669 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,018 193,920 2 12 12 66 449

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 30 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 22 9,50 24 4,31 5,67 10,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,34 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,38 1,49 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,48 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,00 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 5,20 5,14 8,49

Matematik-1 40 2 6 0,50 1 0,00 0,39 7,14

Toplam: 120 30 35 21,25 18 10,11 12,08 26,49

TYT Türkçe aadbCBEc   dEcdbcECddedCdeDEAAbeABcadEdD

Cevap Anahtarı A DEBCCBEDCADAEABEBECBBACCBCDEAADDABDECEAD

TYT Sosyal EBDCdBcAEeACaBcdEDAe     

Cevap Anahtarı A EBDCABDAECACEBECEDABBECAD

TYT Matematik    e   d      e   c a   e E      A      

Cevap Anahtarı A ECCBDECECBDEAEDDEBBEDADCDBEADECADABBAACA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 22 38

Türkçe 40 15 22 38

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragraf 26 11 15 42

TYT Sosyal 25 13 7 52

Tarih-1 5 4 1 80

Orta Çağ'da Dünya 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğa ve İnsan 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Türkiye'de Sular 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0
MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah İnancı 1 0 1 0
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 6 5

Matematik-1 40 2 6 5

Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Sayı Problemleri 7 1 3 14
Mantık 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEFA BİROL 30 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,173 193,920 10 26 26 84 576

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 30 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 19 3,25 8 4,31 5,67 10,28

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,34 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,38 1,49 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 0,48 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,00 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 5,20 5,14 8,49

Toplam: 120 20 26 13,50 11 10,11 12,08 26,49

TYT Türkçe ddCCdecEb caA addccaa  C BE    d c   Edc

Cevap Anahtarı B BACCBCDEAADDABDECEADDEBCCBEDCADAEABEBECB

TYT Sosyal CdcBeAE acBEACdABdED     

Cevap Anahtarı B CAEBDAECBDBEACEABCEDADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 19 20

Türkçe 40 8 19 20

Paragraf 26 5 16 19
Sözcükte Anlam 4 1 1 25
Cümlede Anlam 4 2 0 50
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0

TYT Sosyal 25 12 7 48

Tarih-1 5 2 3 40

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0
Orta Çağ'da Dünya 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Türkiye'de Sular 1 0 0 0
Doğa ve İnsan 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 1 0 100
Allah İnancı 1 0 1 0
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0
18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEMA ERTEK 749 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
127,558 193,920 15 35 35 95 638

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 30 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 20 5,00 13 4,31 5,67 10,28

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,34 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,38 1,49 2,13

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,48 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,00 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 5,20 5,14 8,49

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,04 0,35 1,30

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,31 0,34 1,46

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,55 0,54 1,10

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 0,90 1,23 3,86

Toplam: 120 17 33 8,75 7 10,11 12,08 26,49

TYT Türkçe cc deebEbADeABadd AaD  da aDe  d cec E B

Cevap Anahtarı B BACCBCDEAADDABDECEADDEBCCBEDCADAEABEBECB

TYT Sosyal CbEdcAE  cebd c a E      

Cevap Anahtarı B CAEBDAECBDBEACEABCEDADBEC

TYT Fen be       E dc E     

Cevap Anahtarı B ADDEBBCACEBBDCEDEACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 20 25

Türkçe 40 10 20 25

Paragraf 26 8 14 31
Sözcükte Anlam 4 1 1 25
Cümlede Anlam 4 1 2 25
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0

TYT Sosyal 25 5 9 20

Tarih-1 5 2 3 40

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0
Orta Çağ'da Dünya 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Türkiye'de Sular 1 0 0 0
Doğa ve İnsan 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0

Felsefe 5 0 4 0

MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 0 1 0
Allah İnancı 1 0 0 0
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0
18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 4 10

Fizik 7 0 2 0

Lamba Devreleri 1 0 1 0
Dalga 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlılar Dünyası 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SİBEL İŞ 52 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
118,985 193,920 23 45 45 105 687

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 30 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 26 5,50 14 4,31 5,67 10,28

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,34 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,38 1,49 2,13

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,48 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,00 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 10 0,50 3 5,20 5,14 8,49

Toplam: 120 15 36 6,00 5 10,11 12,08 26,49

TYT Türkçe cbbedCDaeADbeBDEeEAec addedDbceebcBbaa B

Cevap Anahtarı B BACCBCDEAADDABDECEADDEBCCBEDCADAEABEBECB

TYT Sosyal eAacebE  bccc d   E      

Cevap Anahtarı B CAEBDAECBDBEACEABCEDADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 26 30

Türkçe 40 12 26 30

Paragraf 26 11 14 42
Sözcükte Anlam 4 0 3 0
Cümlede Anlam 4 1 3 25
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Noktalama 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 3 10 12

Tarih-1 5 1 4 20

Millî Mücadele 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politika 1 1 0 100
Orta Çağ'da Dünya 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

İklim Bilgisi 1 0 1 0
Küresel Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Türkiye'de Sular 1 0 0 0
Doğa ve İnsan 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0

Felsefe 5 0 4 0

MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 0 0 0
Allah İnancı 1 0 0 0
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0
18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SÜVEYDANUR BEYDİLLİ 71 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,238 193,920 1 5 5 52 329

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 30 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 4,31 5,67 10,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,34 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,38 1,49 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,48 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,00 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 5,20 5,14 8,49

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 0,00 0,39 7,14

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,04 0,35 1,30

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,31 0,34 1,46

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,55 0,54 1,10

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,90 1,23 3,86

Toplam: 120 34 24 28,00 23 10,11 12,08 26,49

TYT Türkçe ebCC CaEAbbaAB ddEb DEBbCBED   A cebBdCe

Cevap Anahtarı B BACCBCDEAADDABDECEADDEBCCBEDCADAEABEBECB

TYT Sosyal CdEBeAEeBcBEbCdABCED     

Cevap Anahtarı B CAEBDAECBDBEACEABCEDADBEC

TYT Matematik B  c   c                                

Cevap Anahtarı B BBEDADCDBEADEECCBDECECBDEAEDDEAACACADABB

TYT Fen      d        E     

Cevap Anahtarı B ADDEBBCACEBBDCEDEACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 15 45

Türkçe 40 18 15 45

Paragraf 26 10 13 38
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 4 4 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0

TYT Sosyal 25 14 6 56

Tarih-1 5 3 2 60

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0
Orta Çağ'da Dünya 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Türkiye'de Sular 1 0 1 0
Doğa ve İnsan 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 1 0 100
Allah İnancı 1 1 0 100
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0
18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

Sayı Problemleri 7 1 1 14
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 0 1 0

Lamba Devreleri 1 0 0 0
Dalga 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlılar Dünyası 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YILDIZ AKSU 45 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
124,603 193,920 18 38 38 98 652

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 30 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 22 5,50 14 4,31 5,67 10,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,34 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,38 1,49 2,13

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,48 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,00 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 11 2,25 11 5,20 5,14 8,49

Toplam: 120 16 33 7,75 6 10,11 12,08 26,49

TYT Türkçe dA daeaEbAc AecdaE  adddCeED   AdcBcddCd

Cevap Anahtarı B BACCBCDEAADDABDECEADDEBCCBEDCADAEABEBECB

TYT Sosyal CddBDed  cBdd adadE      

Cevap Anahtarı B CAEBDAECBDBEACEABCEDADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 22 28

Türkçe 40 11 22 28

Paragraf 26 7 15 27
Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 5 11 20

Tarih-1 5 3 2 60

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0
Orta Çağ'da Dünya 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 3 0

İklim Bilgisi 1 0 1 0
Küresel Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Türkiye'de Sular 1 0 0 0
Doğa ve İnsan 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 0 1 0
Allah İnancı 1 0 1 0
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0
18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH CENGİZ 691 1C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
129,045 193,920 2 31 31 91 628

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 11 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 11 3,25 8 1,55 5,67 10,28

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,02 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,89 1,49 2,13

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 -0,41 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,07 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 7 1,25 6 1,52 5,14 8,49

Matematik-1 40 4 5 2,75 7 -0,03 0,39 7,14

Fizik 7 1 0 1,00 14 -0,39 0,35 1,30

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,06 0,34 1,46

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,42 0,54 1,10

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 -0,75 1,23 3,86

Toplam: 120 15 25 8,75 7 2,43 12,08 26,49

TYT Türkçe D c  aED   d c a c       e a AD b  Ea c 

Cevap Anahtarı A DEBCCBEDCADAEABEBECBBACCBCDEAADDABDECEAD

TYT Sosyal   e b eAE b  d   Dda     

Cevap Anahtarı A EBDCABDAECACEBECEDABBECAD

TYT Matematik     c   b     e  c    D  B c  CA        

Cevap Anahtarı A ECCBDECECBDEAEDDEBBEDADCDBEADECADABBAACA

TYT Fen       D   b E      c

Cevap Anahtarı A EBBCADDBDCACEBACBEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 11 15

Türkçe 40 6 11 15

Sözcükte Anlam 4 1 1 25
Cümlede Anlam 4 2 1 50
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Paragraf 26 3 7 12

TYT Sosyal 25 3 7 12

Tarih-1 5 0 2 0

Orta Çağ'da Dünya 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğa ve İnsan 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Türkiye'de Sular 1 0 0 0

Felsefe 5 0 2 0

Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 0 0
MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Allah İnancı 1 0 0 0
Allah'la İletişim Yolları 1 0 0 0
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 5 10

Matematik-1 40 4 5 10

Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Sayı Problemleri 7 0 2 0
Mantık 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 2 10

Fizik 7 1 0 14

Özkütle 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0
Lamba Devreleri 1 0 0 0
Dalga 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100

Kimya 7 1 1 14

Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0
Canlılar Dünyası 1 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDURRAHMAN GEDİK 695 1C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 11 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 26 -1,50 -4 1,55 5,67 10,28

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 -0,02 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,89 1,49 2,13

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 -0,41 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,07 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 1,52 5,14 8,49

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 -0,03 0,39 7,14

Toplam: 120 12 38 2,50 2 2,43 12,08 26,49

TYT Türkçe eb Cdebab e AabcaEcce cCdB eee bbc  ddb 

Cevap Anahtarı B BACCBCDEAADDABDECEADDEBCCBEDCADAEABEBECB

TYT Sosyal ebE  AEbBeccb abBCEa     

Cevap Anahtarı B CAEBDAECBDBEACEABCEDADBEC

TYT Matematik            a         e                  

Cevap Anahtarı B BBEDADCDBEADEECCBDECECBDEAEDDEAACACADABB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 5 26 13

Türkçe 40 5 26 13

Paragraf 26 3 17 12
Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Cümlede Anlam 4 1 2 25
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 7 10 28

Tarih-1 5 1 2 20

Millî Mücadele 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0
Orta Çağ'da Dünya 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Türkiye'de Sular 1 0 1 0
Doğa ve İnsan 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0

Felsefe 5 0 4 0

MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 1 0 100
Allah İnancı 1 1 0 100
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0
18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

Sayı Problemleri 7 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ATİLA ERDUR 46 1C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
128,750 193,920 3 32 32 92 629

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 11 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 24 7,00 18 1,55 5,67 10,28

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 -0,02 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,89 1,49 2,13

Felsefe 5 1 4 0,00 0 -0,41 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,07 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 13 2,75 14 1,52 5,14 8,49

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,39 0,35 1,30

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,06 0,34 1,46

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,42 0,54 1,10

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 -0,75 1,23 3,86

Toplam: 120 19 40 9,00 8 2,43 12,08 26,49

TYT Türkçe BbedeCbdbADeAceadaecDbBCCcaDbe   AecaECa

Cevap Anahtarı B BACCBCDEAADDABDECEADDEBCCBEDCADAEABEBECB

TYT Sosyal CbddeAE acecAbaAcdEb     

Cevap Anahtarı B CAEBDAECBDBEACEABCEDADBEC

TYT Fen c b           b     

Cevap Anahtarı B ADDEBBCACEBBDCEDEACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 24 33

Türkçe 40 13 24 33

Paragraf 26 7 19 27
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 4 2 2 50
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50

TYT Sosyal 25 6 13 24

Tarih-1 5 1 4 20

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0
Orta Çağ'da Dünya 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Türkiye'de Sular 1 0 0 0
Doğa ve İnsan 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 0 1 0
Allah İnancı 1 0 1 0
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0
18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 3 0

Fizik 7 0 2 0

Lamba Devreleri 1 0 1 0
Dalga 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Özkütle 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlılar Dünyası 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY ÖZARIK 65 1C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
113,458 193,920 6 49 49 109 703

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 11 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 26 6,50 16 1,55 5,67 10,28

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,02 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,89 1,49 2,13

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 -0,41 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,07 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 11 -1,75 -9 1,52 5,14 8,49

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,39 0,35 1,30

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,06 0,34 1,46

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,42 0,54 1,10

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,75 1,23 3,86

Toplam: 120 14 39 4,25 4 2,43 12,08 26,49

TYT Türkçe abcCCBED eDdacBbaaCeeAdCdCbabADbbeecadeb

Cevap Anahtarı A DEBCCBEDCADAEABEBECBBACCBCDEAADDABDECEAD

TYT Sosyal ddebe cec   b c Ec       

Cevap Anahtarı A EBDCABDAECACEBECEDABBECAD

TYT Fen                 cb  

Cevap Anahtarı A EBBCADDBDCACEBACBEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 26 33

Türkçe 40 13 26 33

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 4 4 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Noktalama 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragraf 26 7 19 27

TYT Sosyal 25 1 11 4

Tarih-1 5 0 5 0

Orta Çağ'da Dünya 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 3 0

Doğa ve İnsan 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
İklim Bilgisi 1 0 1 0
Küresel Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Türkiye'de Sular 1 0 0 0

Felsefe 5 0 2 0

Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0
MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Allah İnancı 1 0 0 0
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 0 0

Özkütle 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0
Lamba Devreleri 1 0 0 0
Dalga 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 1 0
Canlılar Dünyası 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ALTUN 81 1C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,473 193,920 1 24 24 81 566

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 11 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 21 4,75 12 1,55 5,67 10,28

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 -0,02 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,89 1,49 2,13

Felsefe 5 2 2 1,50 30 -0,41 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,07 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 1,52 5,14 8,49

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 -0,03 0,39 7,14

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,39 0,35 1,30

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,06 0,34 1,46

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,42 0,54 1,10

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 -0,75 1,23 3,86

Toplam: 120 23 36 14,00 12 2,43 12,08 26,49

TYT Türkçe adbCdecEeAcbdBaaac  bEcbdaED   AEc E b  

Cevap Anahtarı B BACCBCDEAADDABDECEADDEBCCBEDCADAEABEBECB

TYT Sosyal CdEdeAECacBE ecABCEe     

Cevap Anahtarı B CAEBDAECBDBEACEABCEDADBEC

TYT Matematik B      ec A        a                   e

Cevap Anahtarı B BBEDADCDBEADEECCBDECECBDEAEDDEAACACADABB

TYT Fen  e            be    

Cevap Anahtarı B ADDEBBCACEBBDCEDEACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 21 25

Türkçe 40 10 21 25

Paragraf 26 5 15 19
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 4 2 2 50
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 11 8 44

Tarih-1 5 2 3 40

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0
Orta Çağ'da Dünya 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Türkiye'de Sular 1 1 0 100
Doğa ve İnsan 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 1 0 100
Allah İnancı 1 1 0 100
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0
18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 4 5

Matematik-1 40 2 4 5

Sayı Problemleri 7 1 0 14
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0

TYT Fen 20 0 3 0

Fizik 7 0 1 0

Lamba Devreleri 1 0 0 0
Dalga 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Canlılar Dünyası 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMAKIZILDAĞ 80 1C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 11 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 38 -7,50 -19 1,55 5,67 10,28

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 -0,02 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,89 1,49 2,13

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 -0,41 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,07 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 17 -1,25 -6 1,52 5,14 8,49

Matematik-1 40 2 19 -2,75 -7 -0,03 0,39 7,14

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,39 0,35 1,30

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,06 0,34 1,46

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,42 0,54 1,10

TYT Fen 20 1 15 -2,75 -14 -0,75 1,23 3,86

Toplam: 120 8 89 -14,25 -12 2,43 12,08 26,49

TYT Türkçe acbdaebcdcaccaedabecbadbadbeadcedAcbecbB

Cevap Anahtarı B BACCBCDEAADDABDECEADDEBCCBEDCADAEABEBECB

TYT Sosyal bcEBaeabdbdcedaeadEb     

Cevap Anahtarı B CAEBDAECBDBEACEABCEDADBEC

TYT Matematik dacededaedbebcabacECa                   

Cevap Anahtarı B BBEDADCDBEADEECCBDECECBDEAEDDEAACACADABB

TYT Fen becbaebcedaBcbca    

Cevap Anahtarı B ADDEBBCACEBBDCEDEACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 2 38 5

Türkçe 40 2 38 5

Paragraf 26 1 25 4
Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Cümlede Anlam 4 0 4 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Noktalama 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 3 17 12

Tarih-1 5 2 3 40

Millî Mücadele 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0
Orta Çağ'da Dünya 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 5 0

İklim Bilgisi 1 0 1 0
Küresel Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Türkiye'de Sular 1 0 1 0
Doğa ve İnsan 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 0 1 0
Allah İnancı 1 0 1 0
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0
18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 19 5

Matematik-1 40 2 19 5

Sayı Problemleri 7 0 5 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hız Problemleri 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 15 5

Fizik 7 0 7 0

Lamba Devreleri 1 0 1 0
Dalga 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Özkütle 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 1 6 14

Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 2 0

Canlılar Dünyası 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR TORUK 39 1C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
119,010 193,920 5 44 44 104 686

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 11 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 20 5,00 13 1,55 5,67 10,28

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 -0,02 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,89 1,49 2,13

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 -0,41 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,07 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 12 1,00 5 1,52 5,14 8,49

Toplam: 120 14 32 6,00 5 2,43 12,08 26,49

TYT Türkçe cdebeaaD   dbcB  E  BdeCaCcEe DaAcad  Aa

Cevap Anahtarı A DEBCCBEDCADAEABEBECBBACCBCDEAADDABDECEAD

TYT Sosyal cdeC  cAd d cebdEeAa     

Cevap Anahtarı A EBDCABDAECACEBECEDABBECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 20 25

Türkçe 40 10 20 25

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Cümlede Anlam 4 1 3 25
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragraf 26 9 10 35

TYT Sosyal 25 4 12 16

Tarih-1 5 1 3 20

Orta Çağ'da Dünya 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Doğa ve İnsan 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Türkiye'de Sular 1 0 0 0

Felsefe 5 0 4 0

Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0
MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah İnancı 1 0 1 0
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKHAN KARATOSUN 42 1C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 11 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 29 -0,25 -1 1,55 5,67 10,28

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,02 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,89 1,49 2,13

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 -0,41 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 1,07 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 0 13 -3,25 -16 1,52 5,14 8,49

Matematik-1 40 0 5 -1,25 -3 -0,03 0,39 7,14

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,39 0,35 1,30

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,06 0,34 1,46

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,42 0,54 1,10

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 -0,75 1,23 3,86

Toplam: 120 8 52 -5,00 -4 2,43 12,08 26,49

TYT Türkçe b caeaE  deAbcccabada dbadeEbADDeccddcAe

Cevap Anahtarı A DEBCCBEDCADAEABEBECBBACCBCDEAADDABDECEAD

TYT Sosyal c  e eb a e cac abea     

Cevap Anahtarı A EBDCABDAECACEBECEDABBECAD

TYT Matematik   e              cd     c    a          

Cevap Anahtarı A ECCBDECECBDEAEDDEBBEDADCDBEADECADABBAACA

TYT Fen   c  c   C    c e  b

Cevap Anahtarı A EBBCADDBDCACEBACBEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 29 18

Türkçe 40 7 29 18

Sözcükte Anlam 4 0 3 0
Cümlede Anlam 4 1 2 25
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Noktalama 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragraf 26 5 20 19

TYT Sosyal 25 0 13 0

Tarih-1 5 0 2 0

Orta Çağ'da Dünya 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
Millî Mücadele 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 3 0

Doğa ve İnsan 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
İklim Bilgisi 1 0 0 0
Küresel Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Türkiye'de Sular 1 0 0 0

Felsefe 5 0 4 0

Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0
MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

Allah İnancı 1 0 0 0
Allah'la İletişim Yolları 1 0 1 0
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 5 0

Matematik-1 40 0 5 0

Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Sayı Problemleri 7 0 2 0
Mantık 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 5 5

Fizik 7 0 2 0

Özkütle 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Enerji 1 0 0 0
Lamba Devreleri 1 0 0 0
Dalga 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Karışımlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 3 0

Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 1 0
Canlılar Dünyası 1 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL*  AÇIK 61 1C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
120,520 193,920 4 42 42 102 678

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 11 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 28 0,00 0 1,55 5,67 10,28

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 -0,02 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,89 1,49 2,13

Felsefe 5 1 2 0,50 10 -0,41 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,07 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 12 3,00 15 1,52 5,14 8,49

Matematik-1 40 4 6 2,50 6 -0,03 0,39 7,14

Fizik 7 1 1 0,75 11 -0,39 0,35 1,30

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,06 0,34 1,46

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,42 0,54 1,10

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 -0,75 1,23 3,86

Toplam: 120 18 48 6,00 5 2,43 12,08 26,49

TYT Türkçe dc deebdcceaAaDcdEecbbcebBEc  Deada  aCe

Cevap Anahtarı B BACCBCDEAADDABDECEADDEBCCBEDCADAEABEBECB

TYT Sosyal edEdeAEbcc cA aAcdEb     

Cevap Anahtarı B CAEBDAECBDBEACEABCEDADBEC

TYT Matematik Ba D      Aa a    c       E         ce  

Cevap Anahtarı B BBEDADCDBEADEECCBDECECBDEAEDDEAACACADABB

TYT Fen  D   e        b     

Cevap Anahtarı B ADDEBBCACEBBDCEDEACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 28 18

Türkçe 40 7 28 18

Paragraf 26 4 19 15
Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Cümlede Anlam 4 2 2 50
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Noktalama 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 6 12 24

Tarih-1 5 1 4 20

Millî Mücadele 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0
Orta Çağ'da Dünya 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Türkiye'de Sular 1 0 1 0
Doğa ve İnsan 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 0 1 0
Allah İnancı 1 0 1 0
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0
18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 6 10

Matematik-1 40 4 6 10

Sayı Problemleri 7 2 1 29
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Mantık 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 1 1 14

Lamba Devreleri 1 0 0 0
Dalga 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Özkütle 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlılar Dünyası 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MİNE AKSU 58 1C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
91,818 193,920 7 53 53 118 754

Puanı Hesaplanan: 53 53 118 755

Katılımlar: 11 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 28 1,00 3 1,55 5,67 10,28

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,02 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,89 1,49 2,13

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 -0,41 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,07 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 15 0,25 1 1,52 5,14 8,49

Matematik-1 40 0 9 -2,25 -6 -0,03 0,39 7,14

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,39 0,35 1,30

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,06 0,34 1,46

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,42 0,54 1,10

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 -0,75 1,23 3,86

Toplam: 120 12 57 -2,25 -2 2,43 12,08 26,49

TYT Türkçe bcceCBdb   d ccacbCecbeaBebEbeDadccECabe

Cevap Anahtarı A DEBCCBEDCADAEABEBECBBACCBCDEAADDABDECEAD

TYT Sosyal dceebacdcCcbaeaaE AB     

Cevap Anahtarı A EBDCABDAECACEBECEDABBECAD

TYT Matematik   eeb  b    e           cc  ca          

Cevap Anahtarı A ECCBDECECBDEAEDDEBBEDADCDBEADECADABBAACA

TYT Fen  c    a    b    ea  

Cevap Anahtarı A EBBCADDBDCACEBACBEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 28 20

Türkçe 40 8 28 20

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Cümlede Anlam 4 2 2 50
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Noktalama 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Paragraf 26 6 20 23

TYT Sosyal 25 4 15 16

Tarih-1 5 0 5 0

Orta Çağ'da Dünya 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Doğa ve İnsan 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
İklim Bilgisi 1 0 1 0
Küresel Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Türkiye'de Sular 1 1 0 100

Felsefe 5 0 5 0

Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0
MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah İnancı 1 0 1 0
Allah'la İletişim Yolları 1 1 0 100
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 9 0

Matematik-1 40 0 9 0

Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 1 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Asal Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 1 0
Sayı Problemleri 7 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 5 0

Fizik 7 0 2 0

Özkütle 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0
Lamba Devreleri 1 0 0 0
Dalga 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Hâlleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 0 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0
Hücre organelleri 1 0 1 0
Canlılar Dünyası 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT “Mavi Deneme 6” - 2201/06

ADANA / KOZAN / ÖZEL KOZAN ELİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA BEKCE 663 1C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 11 59 59 124 812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 33 -1,25 -3 1,55 5,67 10,28

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 -0,02 1,08 2,07

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,89 1,49 2,13

Felsefe 5 1 4 0,00 0 -0,41 0,39 1,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,07 2,18 2,98

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 1,52 5,14 8,49

Matematik-1 40 3 11 0,25 1 -0,03 0,39 7,14

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,39 0,35 1,30

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,06 0,34 1,46

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,42 0,54 1,10

TYT Fen 20 2 18 -2,50 -13 -0,75 1,23 3,86

Toplam: 120 17 77 -2,25 -2 2,43 12,08 26,49

TYT Türkçe aeCbdbecdcDaeBDcbcecabeaecbaCeaAcdacdEbe

Cevap Anahtarı B BACCBCDEAADDABDECEADDEBCCBEDCADAEABEBECB

TYT Sosyal CedabAceBDBdcbcecdae     

Cevap Anahtarı B CAEBDAECBDBEACEABCEDADBEC

TYT Matematik dabcADbba  a        bdc  A              

Cevap Anahtarı B BBEDADCDBEADEECCBDECECBDEAEDDEAACACADABB

TYT Fen ecbdeaecdcdBcbEbcbda

Cevap Anahtarı B ADDEBBCACEBBDCEDEACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 33 18

Türkçe 40 7 33 18

Paragraf 26 5 21 19
Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Cümlede Anlam 4 0 4 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Noktalama 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 5 15 20

Tarih-1 5 1 4 20

Millî Mücadele 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politika 1 0 1 0
Orta Çağ'da Dünya 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

İklim Bilgisi 1 1 0 100
Küresel Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Türkiye'de Sular 1 0 1 0
Doğa ve İnsan 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

MS 2-15. Yüzyıl Felsefesi-MS 2-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşüncenin Özellikleri 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri-Bilim Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi - Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.) 1 0 1 0
Allah İnancı 1 0 1 0
Allah'la İletişim Yolları 1 0 1 0
İslam'da Bilgi Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe İle Düşünme-Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma-Felsefi Metin 1 0 0 0
18-19. Yüzyıl Felsefesi-Öne Çıkan Problemler 1 0 0 0
MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Felsefesi-Sofistler 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma-Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 11 8

Matematik-1 40 3 11 8

Sayı Problemleri 7 0 4 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hız Problemleri 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Kâr - Zarar Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Temel Kavramlar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 0 1 0
Asal Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Mantık 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 18 10

Fizik 7 0 7 0

Lamba Devreleri 1 0 1 0
Dalga 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Özkütle 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasası 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 1 6 14

Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Hâlleri 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Canlılar Dünyası 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri 1 0 1 0
Hücre Bölünmeleri 1 0 1 0
Hücre organelleri 1 0 1 0
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